
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 709 CENNET ERDOĞAN 11C 10 3 9,25 17 1 16,75 27 0 27,00 20 5 18,75 74 9 71,75 340,526 1 1 145 283,096 3 45 886 407,980 1 1 184 340,292 1 6 308

2 390 MURATCAN YANIK 11B 15 3 14,25 11 5 9,75 25 4 24,00 14 5 12,75 65 17 60,75 309,206 2 3 251 266,115 9 59 1097 350,836 1 2 320 356,379 1 2 238

3 808 ERALP SOLAK 11A 10 9 7,75 12 8 10,00 29 1 28,75 10 10 7,50 61 28 54,00 291,067 2 6 384 227,125 18 106 1734 344,661 1 3 341 340,579 1 5 304

4 502 ENES EKEN 11B 12 8 10,00 6 10 3,50 20 2 19,50 13 5 11,75 51 25 44,75 265,307 4 21 693 194,843 21 132 2244 315,302 2 4 429 300,292 5 20 608

5 823 OZAN AZMAN 11A 13 11 10,25 18 8 16,00 23 0 23,00 9 8 7,00 63 27 56,25 296,991 1 5 335 281,352 5 48 902 306,463 2 5 464 323,055 2 8 433

6 42 FURKAN AVCI 11B 19 9 16,75 26 3 25,25 16 5 14,75 14 12 11,00 75 29 67,75 328,255 1 2 178 385,269 1 3 46 281,012 3 6 567 317,798 3 12 474

7 104 YUSUF ATASOY 11A 10 11 7,25 18 7 16,25 19 0 19,00 9 12 6,00 56 30 48,50 275,820 4 12 548 262,061 8 65 1174 275,096 3 7 590 278,510 9 32 838

8 57 ELFİN BERRA AĞÇAY 11C 10 2 9,50 13 1 12,75 14 7 12,25 12 9 9,75 49 19 44,25 263,906 3 23 715 256,032 5 75 1281 257,896 2 8 664 253,263 6 58 1153

9 713 HALİL YILDIRIM 11B 10 4 9,00 14 5 12,75 17 11 14,25 11 12 8,00 52 32 44,00 263,207 6 26 726 249,439 14 83 1374 256,018 4 9 675 261,881 13 51 1048

10 703 UĞURCAN AKI 11C 13 4 12,00 16 5 14,75 13 3 12,25 11 7 9,25 53 19 48,25 274,682 2 13 565 284,940 2 43 857 254,003 3 10 685 270,330 5 41 947

11 710 MÜCAHİT COŞKUN 11A 13 8 11,00 15 12 12,00 18 2 17,50 8 15 4,25 54 37 44,75 264,910 7 22 697 260,513 9 66 1203 252,728 4 11 698 295,087 6 25 663

12 444 TUANAS Rİ 11A 7 12 4,00 7 7 5,25 14 8 12,00 11 6 9,50 39 33 30,75 227,115 20 79 1397 170,736 23 142 2588 252,006 5 12 705 214,210 22 102 1809

13 332 SUDE P KTAŞ 11A 17 3 16,25 14 2 13,50 17 11 14,25 10 13 6,75 58 29 50,75 281,016 3 10 489 305,561 1 30 588 251,280 6 13 707 311,377 3 15 514

14 708 EFE ERDOĞAN 11A 13 7 11,25 13 11 10,25 19 3 18,25 6 13 2,75 51 34 42,50 258,586 10 32 800 250,391 11 82 1363 250,225 7 14 711 301,306 4 19 598

15 721 HÜSEYİN ÇAKMAK 11A 14 6 12,50 15 7 13,25 14 5 12,75 12 16 8,00 55 34 46,50 269,723 6 18 640 276,876 6 52 959 248,425 8 15 722 276,752 11 36 854

16 900 YUSUF BORA 11A 9 11 6,25 9 6 7,50 16 5 14,75 9 11 6,25 43 33 34,75 237,819 17 61 1177 198,026 21 130 2190 247,678 9 16 727 246,115 15 69 1271

17 1098 ŞAHAN ZEYNE 11A 16 6 14,50 8 5 6,75 15 4 14,00 9 10 6,50 48 25 41,75 256,258 11 34 837 247,399 12 87 1410 246,642 10 17 733 297,926 5 21 631

18 725 KADİR YILDIZBAŞ 11A 14 13 10,75 19 11 16,25 18 6 16,50 7 12 4,00 58 42 47,50 272,556 5 16 597 286,445 3 41 838 245,288 11 18 741 287,364 7 29 733

19 9699 MEHMET FURKAN ÖNCÜL 11A 15 15 11,25 10 4 9,00 16 8 14,00 11 19 6,25 52 46 40,50 253,169 12 38 891 238,985 15 96 1538 241,429 12 19 763 275,738 12 38 872

20 257 DENİZ SEVİMLİ 11C 15 6 13,50 11 7 9,25 17 4 16,00 8 20 3,00 51 37 41,75 256,247 4 35 838 259,536 4 69 1217 236,449 4 20 793 303,131 2 16 582

21 967 EFE ARDA ARABUL 11A 5 8 3,00 11 5 9,75 19 6 17,50 5 14 1,50 40 33 31,75 229,711 19 75 1340 193,745 22 134 2261 235,348 13 21 802 240,471 18 76 1354

22 833 DİDE GÜÇLÜ 11C 13 11 10,25 17 7 15,25 8 18 3,50 38 36 29,00 221,297 8 92 1530 174,583 13 140 2532 235,011 5 22 804 276,431 4 37 859

23 629 ONUR KAYA 11B 10 6 8,50 13 11 10,25 23 17 18,75 194,343 23 126 2296 108,850 24 152 3245 233,800 5 23 809 165,846 24 140 2695

24 141 HAYATSU ÖZBAKIŞ 11C 14 8 12,00 16 3 15,25 7 16 3,00 37 27 30,25 224,536 7 84 1451 185,806 12 138 2385 232,369 6 24 820 288,378 3 28 715

25 11 KÜBRA YILMAZ 11A 15 5 13,75 9 5 7,75 14 9 11,75 8 6 6,50 46 25 39,75 250,801 13 41 930 252,410 10 80 1332 231,525 14 25 825 279,269 8 31 827

26 796 ARDA PINAR 11A 14 9 11,75 17 9 14,75 13 5 11,75 9 12 6,00 53 35 44,25 263,499 8 25 722 281,485 4 47 899 229,755 15 26 836 265,615 13 47 1003

27 727 EZELSU ÇİLOĞLU 11D 26 3 25,25 18 7 16,25 19 4 18,00 63 14 59,50 303,959 1 4 283 381,406 1 4 59 229,118 1 27 839 395,380 1 1 101

28 541 EYÜP TAHA GÜR 11A 8 8 6,00 13 3 12,25 15 6 13,50 7 10 4,50 43 27 36,25 241,944 15 55 1090 226,225 19 107 1753 229,015 16 28 842 236,888 20 82 1410

29 726 SALİH EMRE CANAY 11B 17 7 15,25 13 6 11,50 16 8 14,00 8 17 3,75 54 38 44,50 263,693 5 24 718 282,404 5 46 892 227,724 6 29 852 303,046 4 17 584

30 965 AHMET TALHA ELMAS 11B 12 12 9,00 13 7 11,25 10 3 9,25 12 13 8,75 47 35 38,25 247,290 12 49 1001 241,962 18 93 1490 225,968 7 30 864 231,801 18 84 1478
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 904 ELİFNUR SAÇMALI 11B 16 5 14,75 12 6 10,50 14 3 13,25 5 3 4,25 47 17 42,75 258,918 7 31 793 274,335 7 54 986 224,376 8 31 878 295,120 6 24 662

32 632 BATIHAN TURSEL 11B 10 6 8,50 11 10 8,50 21 16 17,00 189,426 24 131 2458 108,850 24 152 3245 223,099 9 32 886 165,846 24 140 2695

33 574 GÖKALP ŞEN 11B 15 11 12,25 12 10 9,50 16 9 13,75 7 15 3,25 50 45 38,75 248,086 11 47 983 248,466 16 85 1392 222,817 10 33 888 281,061 7 30 797

34 353 BEYZA NUR BEYLER 11B 13 4 12,00 12 7 10,25 11 8 9,00 10 10 7,50 46 29 38,75 248,273 10 46 980 256,854 13 73 1260 221,298 11 34 901 250,778 15 60 1189

35 627 HAVİN YILDIZ 11A 16 6 14,50 14 2 13,50 13 10 10,50 9 13 5,75 52 31 44,25 263,163 9 27 728 294,338 2 33 736 221,083 17 35 902 276,870 10 34 850

36 735 ORKUN KAVAK 11A 10 10 7,50 14 6 12,50 13 5 11,75 8 15 4,25 45 36 36,00 241,063 16 56 1105 240,766 13 94 1512 217,717 18 36 934 236,601 21 83 1414

37 772 ARDA TULUM 11B 12 11 9,25 10 9 7,75 10 8 8,00 11 12 8,00 43 40 33,00 232,674 17 71 1281 220,895 19 112 1838 214,448 12 37 955 225,988 19 91 1577

38 822 HATİCE KOÇ 11B 20 2 19,50 12 5 10,75 13 3 12,25 5 8 3,00 50 18 45,50 265,932 3 20 683 305,973 2 28 580 213,337 13 38 960 321,533 2 11 449

39 364 URAS CENGİZ 11C 10 11 7,25 14 9 11,75 11 8 9,00 10 17 5,75 45 45 33,75 234,909 6 65 1233 230,766 6 104 1674 209,864 7 39 988 218,350 10 99 1727

40 836 EFECAN KISACA 11E 19 11 16,25 19 11 16,25 18 12 15,00 56 34 47,50 271,754 1 17 607 322,555 4 20 405 209,720 1 40 991 315,889 1 13 490

41 172 ÖZGE BORAN 11A 16 8 14,00 11 4 10,00 12 12 9,00 9 14 5,50 48 38 38,50 247,268 14 50 1002 267,874 7 57 1070 207,186 19 41 1006 264,432 14 49 1022

42 679 EMİRHAN SEVİNÇ 11B 17 10 14,50 9 2 8,50 10 4 9,00 7 9 4,75 43 25 36,75 242,328 14 54 1080 259,143 12 70 1224 200,914 14 42 1049 267,846 10 43 970

43 35 SEFA PİR 11A 9 5 7,75 1 1 0,75 14 5 12,75 4 14 0,50 28 25 21,75 201,379 23 119 2082 163,344 24 143 2697 199,718 20 43 1063 244,323 16 70 1296

44 0 DOĞUKAN ATAĞ 11F 21 9 18,75 21 9 18,75 15 7 13,25 57 25 50,75 280,469 4 11 503 354,891 5 10 163 198,405 1 44 1078 322,428 4 9 440

45 705 UMUT BAYRAK 11B 11 4 10,00 0 1 -0,25 11 7 9,25 7 13 3,75 29 25 22,75 204,005 22 112 2006 171,317 22 141 2577 198,021 15 45 1089 238,628 16 79 1382

46 408 MUHAMMET AKSU 11A 10 15 6,25 13 11 10,25 15 7 13,25 3 14 -0,50 41 47 29,25 222,318 21 88 1508 214,403 20 116 1936 197,752 21 46 1090 237,091 19 81 1406

47 782 DURU SORUCU 11F 24 1 23,75 18 2 17,50 13 0 13,00 55 3 54,25 289,579 1 7 395 379,365 4 6 67 196,788 2 47 1097 355,059 1 3 246

48 724 EMRE EKEN 11A 13 8 11,00 11 10 8,50 10 6 8,50 8 15 4,25 42 39 32,25 230,248 18 74 1328 233,782 17 100 1616 196,703 22 48 1101 240,943 17 75 1348

49 468 ŞEYMA KARAMAN 11B 15 6 13,50 13 4 12,00 12 3 11,25 4 11 1,25 44 24 38,00 245,784 13 52 1025 275,875 6 53 966 195,866 16 49 1107 274,555 9 39 892

50 779 SAMİ YUSUF İLİŞ 11F 13 15 9,25 16 13 12,75 14 5 12,75 43 33 34,75 237,231 14 62 1193 252,505 21 79 1330 195,172 3 50 1112 254,564 14 56 1140

51 947 ECE YILDIZ 11B 15 9 12,75 12 4 11,00 11 3 10,25 5 12 2,00 43 28 36,00 240,355 15 57 1118 264,413 11 61 1129 194,880 17 51 1123 263,418 12 50 1035

52 831 NİSANUR BİÇİCİ 11F 18 12 15,00 17 11 14,25 14 6 12,50 49 29 41,75 255,958 9 36 843 302,042 13 31 633 193,555 4 52 1129 292,315 8 27 685

53 800 MEHMET GÜNAYDIN 11F 12 18 7,50 13 17 8,75 14 6 12,50 39 41 28,75 220,801 22 93 1540 215,184 27 115 1927 193,555 4 52 1129 241,113 21 74 1343

54 702 İLLA ŞAFAK 11B 14 4 13,00 9 5 7,75 10 7 8,25 8 15 4,25 41 31 33,25 232,783 16 70 1277 244,817 17 91 1454 193,119 18 54 1143 253,093 14 59 1155

55 810 ELA HENDEK 11F 18 11 15,25 17 10 14,50 14 7 12,25 49 28 42,00 256,621 8 33 828 305,607 12 29 587 191,939 6 55 1151 292,518 7 26 681

56 1576 BİRET TU* AL 11F 12 17 7,75 12 16 8,00 14 7 12,25 38 40 28,00 218,692 23 97 1597 211,289 28 121 1986 191,939 6 55 1151 241,315 20 73 1339

57 546 ASLI YOLTAY 11F 25 5 23,75 14 4 13,00 13 4 12,00 52 13 48,75 274,328 5 14 571 349,922 6 11 186 190,322 8 57 1166 349,043 2 4 270

58 526 HALİL ARDA ÜSTEL 11F 14 16 10,00 16 14 12,50 13 4 12,00 43 34 34,50 236,449 15 63 1204 255,354 19 76 1292 190,322 8 57 1166 255,172 13 55 1126

59 733 ÖZAY AYDIN 11B 18 6 16,50 15 12 12,00 9 11 6,25 10 17 5,75 52 46 40,50 252,526 8 39 901 293,747 4 36 745 189,346 19 59 1177 264,956 11 48 1016

60 769 BARAN ÖZEŞME 11C 14 8 12,00 5 1 4,75 11 10 8,50 7 16 3,00 37 35 28,25 218,990 10 96 1591 217,403 8 113 1892 187,731 8 60 1187 247,770 7 63 1247
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 661 DEFNE BURUP 11B 18 7 16,25 13 4 12,00 10 6 8,50 7 17 2,75 48 34 39,50 249,672 9 43 951 293,830 3 35 743 186,470 20 61 1196 276,785 8 35 852

62 471 ZÜMRA YAREN SARIBAŞ 11F 23 6 21,50 22 5 20,75 13 7 11,25 58 18 53,50 287,767 2 8 416 387,192 2 2 41 185,473 10 62 1206 329,171 3 7 390

63 797 ESMA DURU DEMİREL 11F 14 16 10,00 13 17 8,75 13 7 11,25 40 40 30,00 223,970 20 85 1471 231,216 24 102 1667 185,473 10 62 1206 250,660 16 61 1193

64 1162 DİDEM ŞAHİN 11F 13 16 9,00 13 16 9,00 13 8 11,00 39 40 29,00 221,316 21 91 1529 227,150 26 105 1732 183,856 12 64 1229 242,329 19 72 1329

65 64 HASAN ARDA ŞEREMİT 11C 5 3 4,25 14 2 13,50 9 6 7,50 6 11 3,25 34 22 28,50 220,615 9 94 1547 222,925 7 110 1809 183,800 9 65 1234 188,845 13 128 2289

66 617 İREM DEDE 11C 9 8 7,00 9 12 6,00 9 13 5,75 10 19 5,25 37 52 24,00 207,883 11 107 1896 194,467 10 133 2250 182,600 10 66 1242 197,091 11 117 2128

67 220 EGE ENSAR İBİL 11B 10 13 6,75 12 9 9,75 4 15 0,25 26 37 16,75 187,624 25 135 2504 152,138 23 148 2823 177,620 21 67 1282 219,448 20 97 1706

68 813 MİKAİL KAVALCI 11F 18 11 15,25 20 8 18,00 12 9 9,75 50 28 43,00 259,394 7 30 784 328,818 9 19 353 175,774 13 68 1304 277,478 9 33 845

69 809 OZA  GEL İR 11D 16 9 13,75 18 3 17,25 11 5 9,75 45 17 40,75 253,334 4 37 889 310,783 6 23 510 175,774 2 68 1304 267,237 4 45 979

70 1183 KARDELEN MUTU 11F 13 7 11,25 15 1 14,75 10 3 9,25 38 11 35,25 238,380 13 59 1156 279,105 15 50 928 172,541 14 70 1344 247,162 18 66 1255

71 914 IRMAK CEMO 11B 9 6 7,50 10 7 8,25 5 5 3,75 7 8 5,00 31 26 24,50 209,201 21 103 1857 211,032 20 122 1988 171,492 22 71 1359 188,473 22 129 2293

72 750 ELİF SİMGE ARAL 11F 16 10 13,50 20 9 17,75 9 3 8,25 45 22 39,50 249,897 11 42 947 314,571 10 22 468 166,075 15 72 1446 256,507 12 53 1116

73 496 MUHAMMET EMİR ARSLAN11F 15 10 12,50 15 11 12,25 8 0 8,00 38 21 32,75 231,298 18 73 1308 268,785 16 56 1059 164,458 16 73 1471 248,176 17 62 1238

74 1575 SUDE MADEN 11F 17 6 15,50 11 16 7,00 11 12 8,00 39 34 30,50 224,702 19 83 1447 253,493 20 78 1319 164,458 16 73 1471 268,657 10 42 961

75 80 YILMAZ KAĞAN BAYRAM 11D 14 8 12,00 18 10 15,50 9 5 7,75 41 23 35,25 238,290 7 60 1159 289,593 10 38 793 162,842 3 75 1489 243,258 9 71 1313

76 289 HASAN ERSEN 11B 9 11 6,25 15 1 14,75 8 12 5,00 6 14 2,50 38 38 28,50 220,349 20 95 1554 248,938 15 84 1384 161,832 23 76 1499 187,459 23 131 2327

77 168 BUSENUR NÜSET 11F 25 5 23,75 22 8 20,00 8 2 7,50 55 15 51,25 281,260 3 9 481 396,763 1 1 29 161,225 18 77 1502 321,971 5 10 445

78 85 HİLAL AYYILDIZ 11D 22 8 20,00 21 7 19,25 9 6 7,50 52 21 46,75 269,228 2 19 643 365,296 2 9 109 161,225 4 77 1502 296,370 3 22 641

79 263 EFE MUHAMMED EDİN 11F 24 6 22,50 21 9 18,75 8 3 7,25 53 18 48,50 273,783 6 15 581 380,431 3 5 62 159,609 19 79 1532 311,934 6 14 511

80 814 KÜBRA CEMO 11D 22 4 21,00 17 8 15,00 9 7 7,25 48 19 43,25 259,403 3 29 783 344,543 4 13 223 159,609 5 79 1532 301,693 2 18 595

81 789 RÜMEYSA YANIK 11F 19 11 16,25 14 16 10,00 10 12 7,00 43 39 33,25 232,239 17 72 1293 281,306 14 49 903 157,992 20 81 1553 267,761 11 44 972

82 176 KAĞAN KAZAN 11B 15 13 11,75 15 9 12,75 9 7 7,25 4 18 -0,50 43 47 31,25 227,210 18 78 1393 267,352 8 58 1080 157,436 24 82 1564 238,543 17 80 1386

83 803 TUGAY SÜMBÜL 11D 17 13 13,75 17 13 13,75 9 10 6,50 43 36 34,00 234,616 8 66 1238 286,910 12 40 828 154,759 6 83 1604 247,685 6 64 1248

84 542 UMUT ALTINKÖK 11D 15 15 11,25 19 11 16,25 10 15 6,25 44 41 33,75 234,220 10 68 1248 285,038 13 42 854 153,143 7 84 1626 229,114 10 87 1525

85 707 SUDE SALMA 11E 21 9 18,75 17 13 13,75 7 8 5,00 2 3 1,25 47 33 38,75 247,239 3 51 1003 320,948 5 21 419 153,080 2 85 1634 272,796 3 40 919

86 450 RUMEYSA SELMAN 11D 17 11 14,25 17 12 14,00 7 5 5,75 41 28 34,00 234,556 9 67 1239 295,659 9 32 719 149,910 8 86 1671 246,587 8 67 1261

87 704 TAHA YASİN ÇAKMAK 11C 10 6 8,50 10 9 7,75 5 4 4,00 3 6 1,50 28 25 21,75 201,327 12 120 2087 212,963 9 120 1968 147,002 11 87 1716 196,804 12 118 2133

88 648 BEYZA ORMAN 11F 15 10 12,50 11 9 8,75 6 3 5,25 32 22 26,50 213,967 24 100 1721 246,565 22 89 1423 146,677 21 88 1718 231,632 22 85 1483

89 440 SAMET BOZ 11B 13 11 10,25 16 10 13,50 6 11 3,25 6 15 2,25 41 47 29,25 221,944 19 90 1516 264,750 10 60 1121 146,073 25 89 1738 204,239 21 111 1996

90 746 ELFİN YILMAZ 11C 13 1 12,75 5 2 4,50 2 7 0,25 20 10 17,50 188,990 13 132 2473 190,616 11 137 2305 144,487 12 90 1765 228,826 9 88 1532
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Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 198 BENNU ÇANKAYA 11F 18 7 16,25 21 7 19,25 5 1 4,75 44 15 40,25 251,650 10 40 917 343,130 7 14 234 143,444 22 91 1778 254,225 15 57 1142

92 544 AKIN ATAKUL 11E 15 15 11,25 16 10 13,50 7 9 4,75 38 34 29,50 222,435 8 87 1506 272,517 10 55 1012 143,444 3 91 1778 220,090 9 95 1693

93 720 ŞEVVAL ÖZPOLAT 11E 15 10 12,50 5 15 1,25 5 1 4,75 25 26 18,50 191,783 19 127 2383 196,508 25 131 2214 143,444 3 91 1778 228,624 8 89 1533

94 773 ÇAĞRI ÖZTÜRK 11D 14 7 12,25 17 8 15,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 37 21 31,75 228,537 11 77 1367 288,290 11 39 809 142,217 9 94 1807 228,421 11 90 1537

95 604 ŞULE GUNEYLİ 11E 24 6 22,50 19 10 16,50 5 2 4,50 48 18 43,50 259,918 2 28 776 366,272 1 8 106 141,827 5 95 1810 295,390 2 23 651

96 583 BENGÜSU GÜLER 11D 20 10 17,50 20 10 17,50 7 10 4,50 47 30 39,50 249,421 5 44 953 337,550 5 16 268 141,827 10 95 1810 261,255 5 52 1058

97 504 MELİSA GÖVCE 11D 14 13 10,75 16 14 12,50 6 6 4,50 36 33 27,75 217,642 15 98 1627 263,627 15 63 1147 141,827 10 95 1810 215,172 15 101 1793

98 878 AKİF BAŞKAN 11E 15 14 11,50 15 14 11,50 7 12 4,00 37 40 27,00 215,473 10 99 1683 259,813 11 68 1214 138,594 6 98 1878 217,285 10 100 1741

99 524 NİSAN YAĞMUR ÖZKUL 11E 22 8 20,00 17 12 14,00 5 10 2,50 3 6 1,50 47 36 38,00 245,020 4 53 1038 330,627 3 18 334 137,424 7 99 1906 266,290 4 46 992

100 474 ESİN * 11F 13 11 10,25 11 12 8,00 5 5 3,75 29 28 22,00 201,756 27 118 2071 231,002 25 103 1670 136,978 23 100 1911 207,247 26 108 1930

101 785 DUYG U *RAÇ 11D 15 11 12,25 17 9 14,75 4 2 3,50 36 22 30,50 225,089 13 82 1438 284,650 14 44 862 135,361 12 101 1951 219,397 14 98 1708

102 756 BERFİN KARA 11F 14 13 10,75 21 6 19,50 4 4 3,00 39 23 33,25 232,893 16 69 1275 309,676 11 24 521 132,128 24 102 2031 206,148 27 110 1959

103 719 AZRANUR KARAYİĞİT 11E 20 8 18,00 13 13 9,75 4 4 3,00 37 25 30,75 225,098 7 81 1437 289,831 8 37 791 132,128 8 102 2031 255,644 5 54 1120

104 832 ÖZLEM YAŞAR 11A 11 6 9,50 12 8 10,00 4 9 1,75 3 8 1,00 30 31 22,25 202,576 22 115 2046 237,139 16 98 1569 131,435 23 104 2059 190,095 23 124 2253

105 1205 DENİZ HANA SLJİVO 11D 19 7 17,25 21 7 19,25 4 6 2,50 44 20 39,00 248,064 6 48 984 347,815 3 12 200 128,895 13 105 2125 247,516 7 65 1253

106 819 AYŞENUR UÇAR 11E 14 10 11,50 11 6 9,50 3 2 2,50 28 18 23,50 205,767 12 108 1947 244,580 16 92 1459 128,895 9 105 2125 208,261 12 107 1916

107 28 KEMALHAN URHAN 11E 10 17 5,75 10 11 7,25 5 10 2,50 25 38 15,50 184,267 23 140 2602 192,496 26 135 2280 128,895 9 105 2125 169,005 25 139 2637

108 338 EYÜP ÖZTÜRK 11F 11 19 6,25 6 24 0,00 3 3 2,25 20 46 8,50 164,797 31 149 3034 150,268 32 149 2848 127,279 25 108 2179 170,915 29 138 2618

109 732 ELÇİN BAKIR 11D 16 14 12,50 13 10 10,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 32 28 25,00 209,798 16 102 1846 258,409 18 71 1237 125,857 14 109 2226 213,584 17 104 1829

110 1203 BAHAR ÇEŞMECİOĞLU 11E 14 10 11,50 10 14 6,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 28 32 20,00 196,052 18 124 2242 224,872 18 108 1778 125,857 11 109 2226 206,757 13 109 1946

111 144 AHMET MELIH GÖKTEKİN 11D 6 18 1,50 16 13 12,75 4 9 1,75 2 7 0,25 28 47 16,25 186,862 25 137 2526 205,424 25 127 2093 125,467 15 111 2263 135,479 27 149 3212

112 327 ALPEREN YILDIRIM 11E 20 9 17,75 16 13 12,75 2 1 1,75 38 23 32,25 229,287 6 76 1350 308,209 6 25 546 124,046 12 112 2283 246,417 6 68 1265

113 755 İREMNUR KARABAL 11 14 16 10,00 16 14 12,50 2 4 1,00 2 5 0,75 34 39 24,25 208,053 1 106 1887 256,845 1 74 1262 123,541 1 113 2326 188,996 1 127 2285

114 806 NİYAZ*AARAS İPEKAÇEG 11D 3 7 1,25 8 8 6,00 2 4 1,00 1 1 0,75 14 20 9,00 166,806 28 147 2996 155,082 28 146 2791 123,461 16 114 2328 129,260 29 151 3290

115 1803 RAHMAN YILDIRIM 11E 14 16 10,00 4 26 -2,50 4 7 2,25 2 10 -0,50 24 59 9,25 166,412 27 148 3003 158,168 27 145 2751 122,853 13 115 2333 196,516 17 119 2138

116 817 SEDANUR ÇİL 11E 12 11 9,25 14 9 11,75 2 2 1,50 28 22 22,50 203,262 14 113 2028 246,630 14 88 1421 122,429 14 116 2342 186,884 19 132 2340

117 737 MEDİNE BORA 11E 13 11 10,25 9 15 5,25 4 10 1,50 26 36 17,00 187,891 21 133 2499 208,867 21 123 2023 122,429 14 116 2342 193,711 18 122 2186

118 762 ALPEREN ARKAZ 11D 8 12 5,00 13 12 10,00 3 6 1,50 24 30 16,50 187,130 24 136 2516 202,602 26 128 2132 122,429 17 116 2342 157,869 26 146 2835

119 794 ARDA SARI 11E 11 13 7,75 11 9 8,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 24 25 17,75 190,250 20 128 2432 213,979 20 118 1945 121,203 16 119 2397 178,147 20 133 2490

120 302 KEREM MANDACIOĞLU 11D 5 9 2,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 10 16 6,00 158,318 29 151 3170 139,398 30 150 2965 120,033 18 120 2448 134,988 28 150 3219
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 714 FULYA KILIÇ 11F 18 8 16,00 21 9 18,75 2 4 1,00 41 21 35,75 239,201 12 58 1145 337,939 8 15 266 119,196 26 121 2461 229,958 23 86 1515

122 0 YAĞMUR BEREN BAİN 11E 15 7 13,25 17 7 15,25 2 4 1,00 34 18 29,50 222,197 9 89 1511 293,980 7 34 740 119,196 17 121 2461 211,184 11 105 1864

123 1099 EREN YAZICI 11E 15 15 11,25 14 15 10,25 1 0 1,00 30 30 22,50 203,024 15 114 2033 250,702 13 81 1358 119,196 17 121 2461 197,530 16 116 2119

124 185 MUSTAFA PEKGÖZ 11D 14 14 10,50 10 17 5,75 2 6 0,50 2 7 0,25 28 44 17,00 187,871 23 134 2500 213,237 24 119 1959 118,681 19 124 2528 189,402 24 126 2278

125 738 FEYZA VARDAR 11D 16 6 14,50 9 8 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 15 22,25 201,935 19 117 2064 247,602 19 86 1404 117,775 20 125 2539 219,718 13 96 1703

126 423 EMİR AKSU 11F 18 12 15,00 12 13 8,75 2 5 0,75 32 30 24,50 208,124 25 105 1884 264,089 17 62 1138 117,580 27 126 2546 221,627 25 94 1666

127 788 BERAATTİN ARSLAN 11E 15 11 12,25 12 7 10,25 1 1 0,75 28 19 23,25 204,985 13 110 1974 254,353 12 77 1307 117,580 19 126 2546 202,853 14 112 2016

128 826 ESRA LAFIBOL 11E 12 16 8,00 16 11 13,25 2 5 0,75 30 32 22,00 202,024 16 116 2062 245,349 15 90 1444 117,580 19 126 2546 173,838 23 136 2577

129 815 FATİH SARAÇ 11D 17 10 14,50 11 6 9,50 1 1 0,75 29 17 24,75 208,904 17 104 1865 262,756 16 64 1163 116,995 21 129 2599 213,702 16 103 1818

130 169 ADNAN MERT PINARBAŞI 11A 11 8 9,00 12 5 10,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 25 19 20,25 196,997 24 123 2217 240,453 14 95 1522 116,869 24 130 2603 188,185 24 130 2303

131 436 EMİR ERDOĞAN 11D 9 12 6,00 10 12 7,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 34 13,50 178,682 27 144 2736 192,321 27 136 2284 116,806 22 131 2605 160,184 25 144 2793

132 748 SUDE KILIÇ 11D 18 7 16,25 17 11 14,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 37 23 31,25 226,730 12 80 1409 307,213 8 27 562 116,496 23 132 2609 224,145 12 93 1621

133 799 HİRA NUR KUYULU 11D 13 5 11,75 10 7 8,25 1 2 0,50 24 14 20,50 197,418 20 122 2204 236,908 20 99 1575 115,963 24 133 2622 197,935 20 115 2110

134 60 ŞEVVAL BİLECEN 11E 20 9 17,75 19 9 16,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 21 34,75 236,210 5 64 1210 336,054 2 17 285 114,542 21 134 2677 238,897 7 78 1378

135 592 SILA NUR YAŞAR 11E 10 14 6,50 16 9 13,75 2 7 0,25 28 30 20,50 198,043 17 121 2182 238,285 17 97 1546 114,347 22 135 2680 160,590 27 143 2789

136 717 SULTAN ÖZTÜRK 11E 16 14 12,50 17 13 13,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 31 26,25 213,265 11 101 1752 278,241 9 51 943 112,925 23 136 2723 201,552 15 114 2042

137 838 KAAN KASA 11D 16 7 14,25 18 8 16,00 1 5 -0,25 35 20 30,00 223,464 14 86 1477 307,557 7 26 557 111,114 30 148 3315 210,491 18 106 1874

138 776 KADİR SELİM BAYRAM 11F 8 18 3,50 11 14 7,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 38 10,50 170,661 30 146 2926 180,250 30 139 2459 109,692 31 149 3400 137,101 32 148 3187

139 767 EGEMEN ÖZÇOBAN 11E 13 17 8,75 10 20 5,00 0 2 -0,50 23 39 13,25 177,653 26 145 2767 198,581 24 129 2183 109,623 25 150 3406 174,446 22 135 2556

140 1180 ZEYNEP KAZAN 11E 12 12 9,00 9 10 6,50 0 2 -0,50 21 24 15,00 182,494 25 142 2653 208,622 22 124 2028 109,497 26 151 3409 173,145 24 137 2585

141 740 TUNCA BERAT MERTCAN 11F 10 20 5,00 13 12 10,00 1 6 -0,50 24 38 14,50 181,584 29 143 2680 207,948 29 125 2043 109,497 32 151 3409 145,837 31 147 3055

142 336 HARUN RECEP YAZICI 11C 22 8 20,00 22 8 20,00 1 12 -2,00 7 23 1,25 52 51 39,25 248,477 5 45 975 371,068 1 7 91 106,704 13 153 3490 239,218 8 77 1375

143 688 EMİRHAN DEMİRCİ 11E 11 13 7,75 12 13 8,75 3 14 -0,50 2 9 -0,25 28 49 15,75 184,713 22 139 2587 215,318 19 114 1925 106,676 27 154 3491 164,611 26 142 2714

144 752 YAĞMUR ÖZTÜRK 11E 5 16 1,00 5 10 2,50 0 10 -2,50 10 36 1,00 144,624 28 152 3394 131,303 28 151 3034 96,565 28 155 3604 106,497 28 155 3563
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 727 EZELSU ÇİLOĞLU 11D 26 3 25,25 18 7 16,25 19 4 18,00 63 14 59,50 303,959 1 4 283 381,406 1 4 59 229,118 1 27 839 395,380 1 1 101

2 390 MURATCAN YANIK 11B 15 3 14,25 11 5 9,75 25 4 24,00 14 5 12,75 65 17 60,75 309,206 2 3 251 266,115 9 59 1097 350,836 1 2 320 356,379 1 2 238

3 782 DURU SORUCU 11F 24 1 23,75 18 2 17,50 13 0 13,00 55 3 54,25 289,579 1 7 395 379,365 4 6 67 196,788 2 47 1097 355,059 1 3 246

4 546 ASLI YOLTAY 11F 25 5 23,75 14 4 13,00 13 4 12,00 52 13 48,75 274,328 5 14 571 349,922 6 11 186 190,322 8 57 1166 349,043 2 4 270

5 808 ERALP SOLAK 11A 10 9 7,75 12 8 10,00 29 1 28,75 10 10 7,50 61 28 54,00 291,067 2 6 384 227,125 18 106 1734 344,661 1 3 341 340,579 1 5 304

6 709 CENNET ERDOĞAN 11C 10 3 9,25 17 1 16,75 27 0 27,00 20 5 18,75 74 9 71,75 340,526 1 1 145 283,096 3 45 886 407,980 1 1 184 340,292 1 6 308

7 471 ZÜMRA YAREN SARIBAŞ 11F 23 6 21,50 22 5 20,75 13 7 11,25 58 18 53,50 287,767 2 8 416 387,192 2 2 41 185,473 10 62 1206 329,171 3 7 390

8 823 OZAN AZMAN 11A 13 11 10,25 18 8 16,00 23 0 23,00 9 8 7,00 63 27 56,25 296,991 1 5 335 281,352 5 48 902 306,463 2 5 464 323,055 2 8 433

9 0 DOĞUKAN ATAĞ 11F 21 9 18,75 21 9 18,75 15 7 13,25 57 25 50,75 280,469 4 11 503 354,891 5 10 163 198,405 1 44 1078 322,428 4 9 440

10 168 BUSENUR NÜSET 11F 25 5 23,75 22 8 20,00 8 2 7,50 55 15 51,25 281,260 3 9 481 396,763 1 1 29 161,225 18 77 1502 321,971 5 10 445

11 822 HATİCE KOÇ 11B 20 2 19,50 12 5 10,75 13 3 12,25 5 8 3,00 50 18 45,50 265,932 3 20 683 305,973 2 28 580 213,337 13 38 960 321,533 2 11 449

12 42 FURKAN AVCI 11B 19 9 16,75 26 3 25,25 16 5 14,75 14 12 11,00 75 29 67,75 328,255 1 2 178 385,269 1 3 46 281,012 3 6 567 317,798 3 12 474

13 836 EFECAN KISACA 11E 19 11 16,25 19 11 16,25 18 12 15,00 56 34 47,50 271,754 1 17 607 322,555 4 20 405 209,720 1 40 991 315,889 1 13 490

14 263 EFE MUHAMMED EDİN 11F 24 6 22,50 21 9 18,75 8 3 7,25 53 18 48,50 273,783 6 15 581 380,431 3 5 62 159,609 19 79 1532 311,934 6 14 511

15 332 SUDE P KTAŞ 11A 17 3 16,25 14 2 13,50 17 11 14,25 10 13 6,75 58 29 50,75 281,016 3 10 489 305,561 1 30 588 251,280 6 13 707 311,377 3 15 514

16 257 DENİZ SEVİMLİ 11C 15 6 13,50 11 7 9,25 17 4 16,00 8 20 3,00 51 37 41,75 256,247 4 35 838 259,536 4 69 1217 236,449 4 20 793 303,131 2 16 582

17 726 SALİH EMRE CANAY 11B 17 7 15,25 13 6 11,50 16 8 14,00 8 17 3,75 54 38 44,50 263,693 5 24 718 282,404 5 46 892 227,724 6 29 852 303,046 4 17 584

18 814 KÜBRA CEMO 11D 22 4 21,00 17 8 15,00 9 7 7,25 48 19 43,25 259,403 3 29 783 344,543 4 13 223 159,609 5 79 1532 301,693 2 18 595

19 708 EFE ERDOĞAN 11A 13 7 11,25 13 11 10,25 19 3 18,25 6 13 2,75 51 34 42,50 258,586 10 32 800 250,391 11 82 1363 250,225 7 14 711 301,306 4 19 598

20 502 ENES EKEN 11B 12 8 10,00 6 10 3,50 20 2 19,50 13 5 11,75 51 25 44,75 265,307 4 21 693 194,843 21 132 2244 315,302 2 4 429 300,292 5 20 608

21 1098 ŞAHAN ZEYNE 11A 16 6 14,50 8 5 6,75 15 4 14,00 9 10 6,50 48 25 41,75 256,258 11 34 837 247,399 12 87 1410 246,642 10 17 733 297,926 5 21 631

22 85 HİLAL AYYILDIZ 11D 22 8 20,00 21 7 19,25 9 6 7,50 52 21 46,75 269,228 2 19 643 365,296 2 9 109 161,225 4 77 1502 296,370 3 22 641

23 604 ŞULE GUNEYLİ 11E 24 6 22,50 19 10 16,50 5 2 4,50 48 18 43,50 259,918 2 28 776 366,272 1 8 106 141,827 5 95 1810 295,390 2 23 651

24 904 ELİFNUR SAÇMALI 11B 16 5 14,75 12 6 10,50 14 3 13,25 5 3 4,25 47 17 42,75 258,918 7 31 793 274,335 7 54 986 224,376 8 31 878 295,120 6 24 662

25 710 MÜCAHİT COŞKUN 11A 13 8 11,00 15 12 12,00 18 2 17,50 8 15 4,25 54 37 44,75 264,910 7 22 697 260,513 9 66 1203 252,728 4 11 698 295,087 6 25 663

26 810 ELA HENDEK 11F 18 11 15,25 17 10 14,50 14 7 12,25 49 28 42,00 256,621 8 33 828 305,607 12 29 587 191,939 6 55 1151 292,518 7 26 681

27 831 NİSANUR BİÇİCİ 11F 18 12 15,00 17 11 14,25 14 6 12,50 49 29 41,75 255,958 9 36 843 302,042 13 31 633 193,555 4 52 1129 292,315 8 27 685

28 141 HAYATSU ÖZBAKIŞ 11C 14 8 12,00 16 3 15,25 7 16 3,00 37 27 30,25 224,536 7 84 1451 185,806 12 138 2385 232,369 6 24 820 288,378 3 28 715

29 725 KADİR YILDIZBAŞ 11A 14 13 10,75 19 11 16,25 18 6 16,50 7 12 4,00 58 42 47,50 272,556 5 16 597 286,445 3 41 838 245,288 11 18 741 287,364 7 29 733

30 574 GÖKALP ŞEN 11B 15 11 12,25 12 10 9,50 16 9 13,75 7 15 3,25 50 45 38,75 248,086 11 47 983 248,466 16 85 1392 222,817 10 33 888 281,061 7 30 797
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 11 KÜBRA YILMAZ 11A 15 5 13,75 9 5 7,75 14 9 11,75 8 6 6,50 46 25 39,75 250,801 13 41 930 252,410 10 80 1332 231,525 14 25 825 279,269 8 31 827

32 104 YUSUF ATASOY 11A 10 11 7,25 18 7 16,25 19 0 19,00 9 12 6,00 56 30 48,50 275,820 4 12 548 262,061 8 65 1174 275,096 3 7 590 278,510 9 32 838

33 813 MİKAİL KAVALCI 11F 18 11 15,25 20 8 18,00 12 9 9,75 50 28 43,00 259,394 7 30 784 328,818 9 19 353 175,774 13 68 1304 277,478 9 33 845

34 627 HAVİN YILDIZ 11A 16 6 14,50 14 2 13,50 13 10 10,50 9 13 5,75 52 31 44,25 263,163 9 27 728 294,338 2 33 736 221,083 17 35 902 276,870 10 34 850

35 661 DEFNE BURUP 11B 18 7 16,25 13 4 12,00 10 6 8,50 7 17 2,75 48 34 39,50 249,672 9 43 951 293,830 3 35 743 186,470 20 61 1196 276,785 8 35 852

36 721 HÜSEYİN ÇAKMAK 11A 14 6 12,50 15 7 13,25 14 5 12,75 12 16 8,00 55 34 46,50 269,723 6 18 640 276,876 6 52 959 248,425 8 15 722 276,752 11 36 854

37 833 DİDE GÜÇLÜ 11C 13 11 10,25 17 7 15,25 8 18 3,50 38 36 29,00 221,297 8 92 1530 174,583 13 140 2532 235,011 5 22 804 276,431 4 37 859

38 9699 MEHMET FURKAN ÖNCÜL 11A 15 15 11,25 10 4 9,00 16 8 14,00 11 19 6,25 52 46 40,50 253,169 12 38 891 238,985 15 96 1538 241,429 12 19 763 275,738 12 38 872

39 468 ŞEYMA KARAMAN 11B 15 6 13,50 13 4 12,00 12 3 11,25 4 11 1,25 44 24 38,00 245,784 13 52 1025 275,875 6 53 966 195,866 16 49 1107 274,555 9 39 892

40 707 SUDE SALMA 11E 21 9 18,75 17 13 13,75 7 8 5,00 2 3 1,25 47 33 38,75 247,239 3 51 1003 320,948 5 21 419 153,080 2 85 1634 272,796 3 40 919

41 703 UĞURCAN AKI 11C 13 4 12,00 16 5 14,75 13 3 12,25 11 7 9,25 53 19 48,25 274,682 2 13 565 284,940 2 43 857 254,003 3 10 685 270,330 5 41 947

42 1575 SUDE MADEN 11F 17 6 15,50 11 16 7,00 11 12 8,00 39 34 30,50 224,702 19 83 1447 253,493 20 78 1319 164,458 16 73 1471 268,657 10 42 961

43 679 EMİRHAN SEVİNÇ 11B 17 10 14,50 9 2 8,50 10 4 9,00 7 9 4,75 43 25 36,75 242,328 14 54 1080 259,143 12 70 1224 200,914 14 42 1049 267,846 10 43 970

44 789 RÜMEYSA YANIK 11F 19 11 16,25 14 16 10,00 10 12 7,00 43 39 33,25 232,239 17 72 1293 281,306 14 49 903 157,992 20 81 1553 267,761 11 44 972

45 809 OZA  GEL İR 11D 16 9 13,75 18 3 17,25 11 5 9,75 45 17 40,75 253,334 4 37 889 310,783 6 23 510 175,774 2 68 1304 267,237 4 45 979

46 524 NİSAN YAĞMUR ÖZKUL 11E 22 8 20,00 17 12 14,00 5 10 2,50 3 6 1,50 47 36 38,00 245,020 4 53 1038 330,627 3 18 334 137,424 7 99 1906 266,290 4 46 992

47 796 ARDA PINAR 11A 14 9 11,75 17 9 14,75 13 5 11,75 9 12 6,00 53 35 44,25 263,499 8 25 722 281,485 4 47 899 229,755 15 26 836 265,615 13 47 1003

48 733 ÖZAY AYDIN 11B 18 6 16,50 15 12 12,00 9 11 6,25 10 17 5,75 52 46 40,50 252,526 8 39 901 293,747 4 36 745 189,346 19 59 1177 264,956 11 48 1016

49 172 ÖZGE BORAN 11A 16 8 14,00 11 4 10,00 12 12 9,00 9 14 5,50 48 38 38,50 247,268 14 50 1002 267,874 7 57 1070 207,186 19 41 1006 264,432 14 49 1022

50 947 ECE YILDIZ 11B 15 9 12,75 12 4 11,00 11 3 10,25 5 12 2,00 43 28 36,00 240,355 15 57 1118 264,413 11 61 1129 194,880 17 51 1123 263,418 12 50 1035

51 713 HALİL YILDIRIM 11B 10 4 9,00 14 5 12,75 17 11 14,25 11 12 8,00 52 32 44,00 263,207 6 26 726 249,439 14 83 1374 256,018 4 9 675 261,881 13 51 1048

52 583 BENGÜSU GÜLER 11D 20 10 17,50 20 10 17,50 7 10 4,50 47 30 39,50 249,421 5 44 953 337,550 5 16 268 141,827 10 95 1810 261,255 5 52 1058

53 750 ELİF SİMGE ARAL 11F 16 10 13,50 20 9 17,75 9 3 8,25 45 22 39,50 249,897 11 42 947 314,571 10 22 468 166,075 15 72 1446 256,507 12 53 1116

54 719 AZRANUR KARAYİĞİT 11E 20 8 18,00 13 13 9,75 4 4 3,00 37 25 30,75 225,098 7 81 1437 289,831 8 37 791 132,128 8 102 2031 255,644 5 54 1120

55 526 HALİL ARDA ÜSTEL 11F 14 16 10,00 16 14 12,50 13 4 12,00 43 34 34,50 236,449 15 63 1204 255,354 19 76 1292 190,322 8 57 1166 255,172 13 55 1126

56 779 SAMİ YUSUF İLİŞ 11F 13 15 9,25 16 13 12,75 14 5 12,75 43 33 34,75 237,231 14 62 1193 252,505 21 79 1330 195,172 3 50 1112 254,564 14 56 1140

57 198 BENNU ÇANKAYA 11F 18 7 16,25 21 7 19,25 5 1 4,75 44 15 40,25 251,650 10 40 917 343,130 7 14 234 143,444 22 91 1778 254,225 15 57 1142

58 57 ELFİN BERRA AĞÇAY 11C 10 2 9,50 13 1 12,75 14 7 12,25 12 9 9,75 49 19 44,25 263,906 3 23 715 256,032 5 75 1281 257,896 2 8 664 253,263 6 58 1153

59 702 İLLA ŞAFAK 11B 14 4 13,00 9 5 7,75 10 7 8,25 8 15 4,25 41 31 33,25 232,783 16 70 1277 244,817 17 91 1454 193,119 18 54 1143 253,093 14 59 1155

60 353 BEYZA NUR BEYLER 11B 13 4 12,00 12 7 10,25 11 8 9,00 10 10 7,50 46 29 38,75 248,273 10 46 980 256,854 13 73 1260 221,298 11 34 901 250,778 15 60 1189
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 797 ESMA DURU DEMİREL 11F 14 16 10,00 13 17 8,75 13 7 11,25 40 40 30,00 223,970 20 85 1471 231,216 24 102 1667 185,473 10 62 1206 250,660 16 61 1193

62 496 MUHAMMET EMİR ARSLAN11F 15 10 12,50 15 11 12,25 8 0 8,00 38 21 32,75 231,298 18 73 1308 268,785 16 56 1059 164,458 16 73 1471 248,176 17 62 1238

63 769 BARAN ÖZEŞME 11C 14 8 12,00 5 1 4,75 11 10 8,50 7 16 3,00 37 35 28,25 218,990 10 96 1591 217,403 8 113 1892 187,731 8 60 1187 247,770 7 63 1247

64 803 TUGAY SÜMBÜL 11D 17 13 13,75 17 13 13,75 9 10 6,50 43 36 34,00 234,616 8 66 1238 286,910 12 40 828 154,759 6 83 1604 247,685 6 64 1248

65 1205 DENİZ HANA SLJİVO 11D 19 7 17,25 21 7 19,25 4 6 2,50 44 20 39,00 248,064 6 48 984 347,815 3 12 200 128,895 13 105 2125 247,516 7 65 1253

66 1183 KARDELEN MUTU 11F 13 7 11,25 15 1 14,75 10 3 9,25 38 11 35,25 238,380 13 59 1156 279,105 15 50 928 172,541 14 70 1344 247,162 18 66 1255

67 450 RUMEYSA SELMAN 11D 17 11 14,25 17 12 14,00 7 5 5,75 41 28 34,00 234,556 9 67 1239 295,659 9 32 719 149,910 8 86 1671 246,587 8 67 1261

68 327 ALPEREN YILDIRIM 11E 20 9 17,75 16 13 12,75 2 1 1,75 38 23 32,25 229,287 6 76 1350 308,209 6 25 546 124,046 12 112 2283 246,417 6 68 1265

69 900 YUSUF BORA 11A 9 11 6,25 9 6 7,50 16 5 14,75 9 11 6,25 43 33 34,75 237,819 17 61 1177 198,026 21 130 2190 247,678 9 16 727 246,115 15 69 1271

70 35 SEFA PİR 11A 9 5 7,75 1 1 0,75 14 5 12,75 4 14 0,50 28 25 21,75 201,379 23 119 2082 163,344 24 143 2697 199,718 20 43 1063 244,323 16 70 1296

71 80 YILMAZ KAĞAN BAYRAM 11D 14 8 12,00 18 10 15,50 9 5 7,75 41 23 35,25 238,290 7 60 1159 289,593 10 38 793 162,842 3 75 1489 243,258 9 71 1313

72 1162 DİDEM ŞAHİN 11F 13 16 9,00 13 16 9,00 13 8 11,00 39 40 29,00 221,316 21 91 1529 227,150 26 105 1732 183,856 12 64 1229 242,329 19 72 1329

73 1576 BİRET TU* AL 11F 12 17 7,75 12 16 8,00 14 7 12,25 38 40 28,00 218,692 23 97 1597 211,289 28 121 1986 191,939 6 55 1151 241,315 20 73 1339

74 800 MEHMET GÜNAYDIN 11F 12 18 7,50 13 17 8,75 14 6 12,50 39 41 28,75 220,801 22 93 1540 215,184 27 115 1927 193,555 4 52 1129 241,113 21 74 1343

75 724 EMRE EKEN 11A 13 8 11,00 11 10 8,50 10 6 8,50 8 15 4,25 42 39 32,25 230,248 18 74 1328 233,782 17 100 1616 196,703 22 48 1101 240,943 17 75 1348

76 967 EFE ARDA ARABUL 11A 5 8 3,00 11 5 9,75 19 6 17,50 5 14 1,50 40 33 31,75 229,711 19 75 1340 193,745 22 134 2261 235,348 13 21 802 240,471 18 76 1354

77 336 HARUN RECEP YAZICI 11C 22 8 20,00 22 8 20,00 1 12 -2,00 7 23 1,25 52 51 39,25 248,477 5 45 975 371,068 1 7 91 106,704 13 153 3490 239,218 8 77 1375

78 60 ŞEVVAL BİLECEN 11E 20 9 17,75 19 9 16,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 21 34,75 236,210 5 64 1210 336,054 2 17 285 114,542 21 134 2677 238,897 7 78 1378

79 705 UMUT BAYRAK 11B 11 4 10,00 0 1 -0,25 11 7 9,25 7 13 3,75 29 25 22,75 204,005 22 112 2006 171,317 22 141 2577 198,021 15 45 1089 238,628 16 79 1382

80 176 KAĞAN KAZAN 11B 15 13 11,75 15 9 12,75 9 7 7,25 4 18 -0,50 43 47 31,25 227,210 18 78 1393 267,352 8 58 1080 157,436 24 82 1564 238,543 17 80 1386

81 408 MUHAMMET AKSU 11A 10 15 6,25 13 11 10,25 15 7 13,25 3 14 -0,50 41 47 29,25 222,318 21 88 1508 214,403 20 116 1936 197,752 21 46 1090 237,091 19 81 1406

82 541 EYÜP TAHA GÜR 11A 8 8 6,00 13 3 12,25 15 6 13,50 7 10 4,50 43 27 36,25 241,944 15 55 1090 226,225 19 107 1753 229,015 16 28 842 236,888 20 82 1410

83 735 ORKUN KAVAK 11A 10 10 7,50 14 6 12,50 13 5 11,75 8 15 4,25 45 36 36,00 241,063 16 56 1105 240,766 13 94 1512 217,717 18 36 934 236,601 21 83 1414

84 965 AHMET TALHA ELMAS 11B 12 12 9,00 13 7 11,25 10 3 9,25 12 13 8,75 47 35 38,25 247,290 12 49 1001 241,962 18 93 1490 225,968 7 30 864 231,801 18 84 1478

85 648 BEYZA ORMAN 11F 15 10 12,50 11 9 8,75 6 3 5,25 32 22 26,50 213,967 24 100 1721 246,565 22 89 1423 146,677 21 88 1718 231,632 22 85 1483

86 714 FULYA KILIÇ 11F 18 8 16,00 21 9 18,75 2 4 1,00 41 21 35,75 239,201 12 58 1145 337,939 8 15 266 119,196 26 121 2461 229,958 23 86 1515

87 542 UMUT ALTINKÖK 11D 15 15 11,25 19 11 16,25 10 15 6,25 44 41 33,75 234,220 10 68 1248 285,038 13 42 854 153,143 7 84 1626 229,114 10 87 1525

88 746 ELFİN YILMAZ 11C 13 1 12,75 5 2 4,50 2 7 0,25 20 10 17,50 188,990 13 132 2473 190,616 11 137 2305 144,487 12 90 1765 228,826 9 88 1532

89 720 ŞEVVAL ÖZPOLAT 11E 15 10 12,50 5 15 1,25 5 1 4,75 25 26 18,50 191,783 19 127 2383 196,508 25 131 2214 143,444 3 91 1778 228,624 8 89 1533

90 773 ÇAĞRI ÖZTÜRK 11D 14 7 12,25 17 8 15,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 37 21 31,75 228,537 11 77 1367 288,290 11 39 809 142,217 9 94 1807 228,421 11 90 1537
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 772 ARDA TULUM 11B 12 11 9,25 10 9 7,75 10 8 8,00 11 12 8,00 43 40 33,00 232,674 17 71 1281 220,895 19 112 1838 214,448 12 37 955 225,988 19 91 1577

92 792 ZEYNEP TOKA 11F 17 3 16,25 8 3 7,25 25 6 23,50 205,202 26 109 1963 258,409 18 71 1237 112,730 28 137 2728 225,649 24 92 1582

93 748 SUDE KILIÇ 11D 18 7 16,25 17 11 14,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 37 23 31,25 226,730 12 80 1409 307,213 8 27 562 116,496 23 132 2609 224,145 12 93 1621

94 423 EMİR AKSU 11F 18 12 15,00 12 13 8,75 2 5 0,75 32 30 24,50 208,124 25 105 1884 264,089 17 62 1138 117,580 27 126 2546 221,627 25 94 1666

95 544 AKIN ATAKUL 11E 15 15 11,25 16 10 13,50 7 9 4,75 38 34 29,50 222,435 8 87 1506 272,517 10 55 1012 143,444 3 91 1778 220,090 9 95 1693

96 738 FEYZA VARDAR 11D 16 6 14,50 9 8 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 15 22,25 201,935 19 117 2064 247,602 19 86 1404 117,775 20 125 2539 219,718 13 96 1703

97 220 EGE ENSAR İBİL 11B 10 13 6,75 12 9 9,75 4 15 0,25 26 37 16,75 187,624 25 135 2504 152,138 23 148 2823 177,620 21 67 1282 219,448 20 97 1706

98 785 DUYG U *RAÇ 11D 15 11 12,25 17 9 14,75 4 2 3,50 36 22 30,50 225,089 13 82 1438 284,650 14 44 862 135,361 12 101 1951 219,397 14 98 1708

99 364 URAS CENGİZ 11C 10 11 7,25 14 9 11,75 11 8 9,00 10 17 5,75 45 45 33,75 234,909 6 65 1233 230,766 6 104 1674 209,864 7 39 988 218,350 10 99 1727

100 878 AKİF BAŞKAN 11E 15 14 11,50 15 14 11,50 7 12 4,00 37 40 27,00 215,473 10 99 1683 259,813 11 68 1214 138,594 6 98 1878 217,285 10 100 1741

101 504 MELİSA GÖVCE 11D 14 13 10,75 16 14 12,50 6 6 4,50 36 33 27,75 217,642 15 98 1627 263,627 15 63 1147 141,827 10 95 1810 215,172 15 101 1793

102 444 TUANAS Rİ 11A 7 12 4,00 7 7 5,25 14 8 12,00 11 6 9,50 39 33 30,75 227,115 20 79 1397 170,736 23 142 2588 252,006 5 12 705 214,210 22 102 1809

103 815 FATİH SARAÇ 11D 17 10 14,50 11 6 9,50 1 1 0,75 29 17 24,75 208,904 17 104 1865 262,756 16 64 1163 116,995 21 129 2599 213,702 16 103 1818

104 732 ELÇİN BAKIR 11D 16 14 12,50 13 10 10,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 32 28 25,00 209,798 16 102 1846 258,409 18 71 1237 125,857 14 109 2226 213,584 17 104 1829

105 0 YAĞMUR BEREN BAİN 11E 15 7 13,25 17 7 15,25 2 4 1,00 34 18 29,50 222,197 9 89 1511 293,980 7 34 740 119,196 17 121 2461 211,184 11 105 1864

106 838 KAAN KASA 11D 16 7 14,25 18 8 16,00 1 5 -0,25 35 20 30,00 223,464 14 86 1477 307,557 7 26 557 111,114 30 148 3315 210,491 18 106 1874

107 819 AYŞENUR UÇAR 11E 14 10 11,50 11 6 9,50 3 2 2,50 28 18 23,50 205,767 12 108 1947 244,580 16 92 1459 128,895 9 105 2125 208,261 12 107 1916

108 474 ESİN * 11F 13 11 10,25 11 12 8,00 5 5 3,75 29 28 22,00 201,756 27 118 2071 231,002 25 103 1670 136,978 23 100 1911 207,247 26 108 1930

109 1203 BAHAR ÇEŞMECİOĞLU 11E 14 10 11,50 10 14 6,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 28 32 20,00 196,052 18 124 2242 224,872 18 108 1778 125,857 11 109 2226 206,757 13 109 1946

110 756 BERFİN KARA 11F 14 13 10,75 21 6 19,50 4 4 3,00 39 23 33,25 232,893 16 69 1275 309,676 11 24 521 132,128 24 102 2031 206,148 27 110 1959

111 440 SAMET BOZ 11B 13 11 10,25 16 10 13,50 6 11 3,25 6 15 2,25 41 47 29,25 221,944 19 90 1516 264,750 10 60 1121 146,073 25 89 1738 204,239 21 111 1996

112 788 BERAATTİN ARSLAN 11E 15 11 12,25 12 7 10,25 1 1 0,75 28 19 23,25 204,985 13 110 1974 254,353 12 77 1307 117,580 19 126 2546 202,853 14 112 2016

113 131 SERHAN YURTSEVER 11D 15 9 12,75 6 4 5,00 21 13 17,75 189,674 22 130 2452 223,289 21 109 1803 112,730 25 137 2728 201,754 19 113 2032

114 717 SULTAN ÖZTÜRK 11E 16 14 12,50 17 13 13,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 31 26,25 213,265 11 101 1752 278,241 9 51 943 112,925 23 136 2723 201,552 15 114 2042

115 799 HİRA NUR KUYULU 11D 13 5 11,75 10 7 8,25 1 2 0,50 24 14 20,50 197,418 20 122 2204 236,908 20 99 1575 115,963 24 133 2622 197,935 20 115 2110

116 1099 EREN YAZICI 11E 15 15 11,25 14 15 10,25 1 0 1,00 30 30 22,50 203,024 15 114 2033 250,702 13 81 1358 119,196 17 121 2461 197,530 16 116 2119

117 617 İREM DEDE 11C 9 8 7,00 9 12 6,00 9 13 5,75 10 19 5,25 37 52 24,00 207,883 11 107 1896 194,467 10 133 2250 182,600 10 66 1242 197,091 11 117 2128

118 704 TAHA YASİN ÇAKMAK 11C 10 6 8,50 10 9 7,75 5 4 4,00 3 6 1,50 28 25 21,75 201,327 12 120 2087 212,963 9 120 1968 147,002 11 87 1716 196,804 12 118 2133

119 1803 RAHMAN YILDIRIM 11E 14 16 10,00 4 26 -2,50 4 7 2,25 2 10 -0,50 24 59 9,25 166,412 27 148 3003 158,168 27 145 2751 122,853 13 115 2333 196,516 17 119 2138

120 673 SUDENAZ KARTAL 11F 15 13 11,75 9 5 7,75 24 18 19,50 194,645 28 125 2285 232,644 23 101 1635 112,730 28 137 2728 194,927 28 120 2164
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 812 ALİ ALKAN 11D 14 9 11,75 8 13 4,75 22 22 16,50 186,326 26 138 2541 214,396 23 117 1937 112,730 25 137 2728 194,927 21 120 2164

122 737 MEDİNE BORA 11E 13 11 10,25 9 15 5,25 4 10 1,50 26 36 17,00 187,891 21 133 2499 208,867 21 123 2023 122,429 14 116 2342 193,711 18 122 2186

123 744 ECR İ BAY RM 11D 14 10 11,50 8 7 6,25 22 17 17,75 189,822 21 129 2449 222,342 22 111 1820 112,730 25 137 2728 193,221 22 123 2194

124 832 ÖZLEM YAŞAR 11A 11 6 9,50 12 8 10,00 4 9 1,75 3 8 1,00 30 31 22,25 202,576 22 115 2046 237,139 16 98 1569 131,435 23 104 2059 190,095 23 124 2253

125 777 SUDE BALCI 11D 13 8 11,00 15 12 12,00 28 20 23,00 204,440 18 111 1989 260,283 17 67 1208 112,730 25 137 2728 189,807 23 125 2262

126 185 MUSTAFA PEKGÖZ 11D 14 14 10,50 10 17 5,75 2 6 0,50 2 7 0,25 28 44 17,00 187,871 23 134 2500 213,237 24 119 1959 118,681 19 124 2528 189,402 24 126 2278

127 755 İREMNUR KARABAL 11 14 16 10,00 16 14 12,50 2 4 1,00 2 5 0,75 34 39 24,25 208,053 1 106 1887 256,845 1 74 1262 123,541 1 113 2326 188,996 1 127 2285

128 64 HASAN ARDA ŞEREMİT 11C 5 3 4,25 14 2 13,50 9 6 7,50 6 11 3,25 34 22 28,50 220,615 9 94 1547 222,925 7 110 1809 183,800 9 65 1234 188,845 13 128 2289

129 914 IRMAK CEMO 11B 9 6 7,50 10 7 8,25 5 5 3,75 7 8 5,00 31 26 24,50 209,201 21 103 1857 211,032 20 122 1988 171,492 22 71 1359 188,473 22 129 2293

130 169 ADNAN MERT PINARBAŞI 11A 11 8 9,00 12 5 10,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 25 19 20,25 196,997 24 123 2217 240,453 14 95 1522 116,869 24 130 2603 188,185 24 130 2303

131 289 HASAN ERSEN 11B 9 11 6,25 15 1 14,75 8 12 5,00 6 14 2,50 38 38 28,50 220,349 20 95 1554 248,938 15 84 1384 161,832 23 76 1499 187,459 23 131 2327

132 817 SEDANUR ÇİL 11E 12 11 9,25 14 9 11,75 2 2 1,50 28 22 22,50 203,262 14 113 2028 246,630 14 88 1421 122,429 14 116 2342 186,884 19 132 2340

133 794 ARDA SARI 11E 11 13 7,75 11 9 8,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 24 25 17,75 190,250 20 128 2432 213,979 20 118 1945 121,203 16 119 2397 178,147 20 133 2490

134 745 EDANUR KAPISIZ 11E 13 15 9,25 9 12 6,00 22 27 15,25 183,158 24 141 2631 206,116 23 126 2078 112,730 24 137 2728 177,860 21 134 2495

135 767 EGEMEN ÖZÇOBAN 11E 13 17 8,75 10 20 5,00 0 2 -0,50 23 39 13,25 177,653 26 145 2767 198,581 24 129 2183 109,623 25 150 3406 174,446 22 135 2556

136 826 ESRA LAFIBOL 11E 12 16 8,00 16 11 13,25 2 5 0,75 30 32 22,00 202,024 16 116 2062 245,349 15 90 1444 117,580 19 126 2546 173,838 23 136 2577

137 1180 ZEYNEP KAZAN 11E 12 12 9,00 9 10 6,50 0 2 -0,50 21 24 15,00 182,494 25 142 2653 208,622 22 124 2028 109,497 26 151 3409 173,145 24 137 2585

138 338 EYÜP ÖZTÜRK 11F 11 19 6,25 6 24 0,00 3 3 2,25 20 46 8,50 164,797 31 149 3034 150,268 32 149 2848 127,279 25 108 2179 170,915 29 138 2618

139 28 KEMALHAN URHAN 11E 10 17 5,75 10 11 7,25 5 10 2,50 25 38 15,50 184,267 23 140 2602 192,496 26 135 2280 128,895 9 105 2125 169,005 25 139 2637

140 629 ONUR KAYA 11B 10 6 8,50 13 11 10,25 23 17 18,75 194,343 23 126 2296 108,850 24 152 3245 233,800 5 23 809 165,846 24 140 2695

141 632 BATIHAN TURSEL 11B 10 6 8,50 11 10 8,50 21 16 17,00 189,426 24 131 2458 108,850 24 152 3245 223,099 9 32 886 165,846 24 140 2695

142 688 EMİRHAN DEMİRCİ 11E 11 13 7,75 12 13 8,75 3 14 -0,50 2 9 -0,25 28 49 15,75 184,713 22 139 2587 215,318 19 114 1925 106,676 27 154 3491 164,611 26 142 2714

143 592 SILA NUR YAŞAR 11E 10 14 6,50 16 9 13,75 2 7 0,25 28 30 20,50 198,043 17 121 2182 238,285 17 97 1546 114,347 22 135 2680 160,590 27 143 2789

144 436 EMİR ERDOĞAN 11D 9 12 6,00 10 12 7,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 34 13,50 178,682 27 144 2736 192,321 27 136 2284 116,806 22 131 2605 160,184 25 144 2793

145 963 YUNUS EMRE TEMEL 11F 11 18 6,50 7 21 1,75 18 39 8,25 164,074 32 150 3051 163,055 31 144 2700 112,730 28 137 2728 159,086 30 145 2804

146 762 ALPEREN ARKAZ 11D 8 12 5,00 13 12 10,00 3 6 1,50 24 30 16,50 187,130 24 136 2516 202,602 26 128 2132 122,429 17 116 2342 157,869 26 146 2835

147 740 TUNCA BERAT MERTCAN 11F 10 20 5,00 13 12 10,00 1 6 -0,50 24 38 14,50 181,584 29 143 2680 207,948 29 125 2043 109,497 32 151 3409 145,837 31 147 3055

148 776 KADİR SELİM BAYRAM 11F 8 18 3,50 11 14 7,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 38 10,50 170,661 30 146 2926 180,250 30 139 2459 109,692 31 149 3400 137,101 32 148 3187

149 144 AHMET MELIH GÖKTEKİN 11D 6 18 1,50 16 13 12,75 4 9 1,75 2 7 0,25 28 47 16,25 186,862 25 137 2526 205,424 25 127 2093 125,467 15 111 2263 135,479 27 149 3212

150 302 KEREM MANDACIOĞLU 11D 5 9 2,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 10 16 6,00 158,318 29 151 3170 139,398 30 150 2965 120,033 18 120 2448 134,988 28 150 3219
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

151 806 NİYAZ*AARAS İPEKAÇEG 11D 3 7 1,25 8 8 6,00 2 4 1,00 1 1 0,75 14 20 9,00 166,806 28 147 2996 155,082 28 146 2791 123,461 16 114 2328 129,260 29 151 3290

152 820 ARDACAN ÇAKMAK 11D 6 23 0,25 10 15 6,25 16 38 6,50 152,249 29 147 2821 112,730 25 137 2728 116,417 30 152 3438

153 752 YAĞMUR ÖZTÜRK 11E 5 16 1,00 5 10 2,50 0 10 -2,50 10 36 1,00 144,624 28 152 3394 131,303 28 151 3034 96,565 28 155 3604 106,497 28 155 3563
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 168 BUSENUR NÜSET 11F 25 5 23,75 22 8 20,00 8 2 7,50 55 15 51,25 281,260 3 9 481 396,763 1 1 29 161,225 18 77 1502 321,971 5 10 445

2 471 ZÜMRA YAREN SARIBAŞ 11F 23 6 21,50 22 5 20,75 13 7 11,25 58 18 53,50 287,767 2 8 416 387,192 2 2 41 185,473 10 62 1206 329,171 3 7 390

3 42 FURKAN AVCI 11B 19 9 16,75 26 3 25,25 16 5 14,75 14 12 11,00 75 29 67,75 328,255 1 2 178 385,269 1 3 46 281,012 3 6 567 317,798 3 12 474

4 727 EZELSU ÇİLOĞLU 11D 26 3 25,25 18 7 16,25 19 4 18,00 63 14 59,50 303,959 1 4 283 381,406 1 4 59 229,118 1 27 839 395,380 1 1 101

5 263 EFE MUHAMMED EDİN 11F 24 6 22,50 21 9 18,75 8 3 7,25 53 18 48,50 273,783 6 15 581 380,431 3 5 62 159,609 19 79 1532 311,934 6 14 511

6 782 DURU SORUCU 11F 24 1 23,75 18 2 17,50 13 0 13,00 55 3 54,25 289,579 1 7 395 379,365 4 6 67 196,788 2 47 1097 355,059 1 3 246

7 336 HARUN RECEP YAZICI 11C 22 8 20,00 22 8 20,00 1 12 -2,00 7 23 1,25 52 51 39,25 248,477 5 45 975 371,068 1 7 91 106,704 13 153 3490 239,218 8 77 1375

8 604 ŞULE GUNEYLİ 11E 24 6 22,50 19 10 16,50 5 2 4,50 48 18 43,50 259,918 2 28 776 366,272 1 8 106 141,827 5 95 1810 295,390 2 23 651

9 85 HİLAL AYYILDIZ 11D 22 8 20,00 21 7 19,25 9 6 7,50 52 21 46,75 269,228 2 19 643 365,296 2 9 109 161,225 4 77 1502 296,370 3 22 641

10 0 DOĞUKAN ATAĞ 11F 21 9 18,75 21 9 18,75 15 7 13,25 57 25 50,75 280,469 4 11 503 354,891 5 10 163 198,405 1 44 1078 322,428 4 9 440

11 546 ASLI YOLTAY 11F 25 5 23,75 14 4 13,00 13 4 12,00 52 13 48,75 274,328 5 14 571 349,922 6 11 186 190,322 8 57 1166 349,043 2 4 270

12 1205 DENİZ HANA SLJİVO 11D 19 7 17,25 21 7 19,25 4 6 2,50 44 20 39,00 248,064 6 48 984 347,815 3 12 200 128,895 13 105 2125 247,516 7 65 1253

13 814 KÜBRA CEMO 11D 22 4 21,00 17 8 15,00 9 7 7,25 48 19 43,25 259,403 3 29 783 344,543 4 13 223 159,609 5 79 1532 301,693 2 18 595

14 198 BENNU ÇANKAYA 11F 18 7 16,25 21 7 19,25 5 1 4,75 44 15 40,25 251,650 10 40 917 343,130 7 14 234 143,444 22 91 1778 254,225 15 57 1142

15 714 FULYA KILIÇ 11F 18 8 16,00 21 9 18,75 2 4 1,00 41 21 35,75 239,201 12 58 1145 337,939 8 15 266 119,196 26 121 2461 229,958 23 86 1515

16 583 BENGÜSU GÜLER 11D 20 10 17,50 20 10 17,50 7 10 4,50 47 30 39,50 249,421 5 44 953 337,550 5 16 268 141,827 10 95 1810 261,255 5 52 1058

17 60 ŞEVVAL BİLECEN 11E 20 9 17,75 19 9 16,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 21 34,75 236,210 5 64 1210 336,054 2 17 285 114,542 21 134 2677 238,897 7 78 1378

18 524 NİSAN YAĞMUR ÖZKUL 11E 22 8 20,00 17 12 14,00 5 10 2,50 3 6 1,50 47 36 38,00 245,020 4 53 1038 330,627 3 18 334 137,424 7 99 1906 266,290 4 46 992

19 813 MİKAİL KAVALCI 11F 18 11 15,25 20 8 18,00 12 9 9,75 50 28 43,00 259,394 7 30 784 328,818 9 19 353 175,774 13 68 1304 277,478 9 33 845

20 836 EFECAN KISACA 11E 19 11 16,25 19 11 16,25 18 12 15,00 56 34 47,50 271,754 1 17 607 322,555 4 20 405 209,720 1 40 991 315,889 1 13 490

21 707 SUDE SALMA 11E 21 9 18,75 17 13 13,75 7 8 5,00 2 3 1,25 47 33 38,75 247,239 3 51 1003 320,948 5 21 419 153,080 2 85 1634 272,796 3 40 919

22 750 ELİF SİMGE ARAL 11F 16 10 13,50 20 9 17,75 9 3 8,25 45 22 39,50 249,897 11 42 947 314,571 10 22 468 166,075 15 72 1446 256,507 12 53 1116

23 809 OZA  GEL İR 11D 16 9 13,75 18 3 17,25 11 5 9,75 45 17 40,75 253,334 4 37 889 310,783 6 23 510 175,774 2 68 1304 267,237 4 45 979

24 756 BERFİN KARA 11F 14 13 10,75 21 6 19,50 4 4 3,00 39 23 33,25 232,893 16 69 1275 309,676 11 24 521 132,128 24 102 2031 206,148 27 110 1959

25 327 ALPEREN YILDIRIM 11E 20 9 17,75 16 13 12,75 2 1 1,75 38 23 32,25 229,287 6 76 1350 308,209 6 25 546 124,046 12 112 2283 246,417 6 68 1265

26 838 KAAN KASA 11D 16 7 14,25 18 8 16,00 1 5 -0,25 35 20 30,00 223,464 14 86 1477 307,557 7 26 557 111,114 30 148 3315 210,491 18 106 1874

27 748 SUDE KILIÇ 11D 18 7 16,25 17 11 14,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 37 23 31,25 226,730 12 80 1409 307,213 8 27 562 116,496 23 132 2609 224,145 12 93 1621

28 822 HATİCE KOÇ 11B 20 2 19,50 12 5 10,75 13 3 12,25 5 8 3,00 50 18 45,50 265,932 3 20 683 305,973 2 28 580 213,337 13 38 960 321,533 2 11 449

29 810 ELA HENDEK 11F 18 11 15,25 17 10 14,50 14 7 12,25 49 28 42,00 256,621 8 33 828 305,607 12 29 587 191,939 6 55 1151 292,518 7 26 681

30 332 SUDE P KTAŞ 11A 17 3 16,25 14 2 13,50 17 11 14,25 10 13 6,75 58 29 50,75 281,016 3 10 489 305,561 1 30 588 251,280 6 13 707 311,377 3 15 514
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 831 NİSANUR BİÇİCİ 11F 18 12 15,00 17 11 14,25 14 6 12,50 49 29 41,75 255,958 9 36 843 302,042 13 31 633 193,555 4 52 1129 292,315 8 27 685

32 450 RUMEYSA SELMAN 11D 17 11 14,25 17 12 14,00 7 5 5,75 41 28 34,00 234,556 9 67 1239 295,659 9 32 719 149,910 8 86 1671 246,587 8 67 1261

33 627 HAVİN YILDIZ 11A 16 6 14,50 14 2 13,50 13 10 10,50 9 13 5,75 52 31 44,25 263,163 9 27 728 294,338 2 33 736 221,083 17 35 902 276,870 10 34 850

34 0 YAĞMUR BEREN BAİN 11E 15 7 13,25 17 7 15,25 2 4 1,00 34 18 29,50 222,197 9 89 1511 293,980 7 34 740 119,196 17 121 2461 211,184 11 105 1864

35 661 DEFNE BURUP 11B 18 7 16,25 13 4 12,00 10 6 8,50 7 17 2,75 48 34 39,50 249,672 9 43 951 293,830 3 35 743 186,470 20 61 1196 276,785 8 35 852

36 733 ÖZAY AYDIN 11B 18 6 16,50 15 12 12,00 9 11 6,25 10 17 5,75 52 46 40,50 252,526 8 39 901 293,747 4 36 745 189,346 19 59 1177 264,956 11 48 1016

37 719 AZRANUR KARAYİĞİT 11E 20 8 18,00 13 13 9,75 4 4 3,00 37 25 30,75 225,098 7 81 1437 289,831 8 37 791 132,128 8 102 2031 255,644 5 54 1120

38 80 YILMAZ KAĞAN BAYRAM 11D 14 8 12,00 18 10 15,50 9 5 7,75 41 23 35,25 238,290 7 60 1159 289,593 10 38 793 162,842 3 75 1489 243,258 9 71 1313

39 773 ÇAĞRI ÖZTÜRK 11D 14 7 12,25 17 8 15,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 37 21 31,75 228,537 11 77 1367 288,290 11 39 809 142,217 9 94 1807 228,421 11 90 1537

40 803 TUGAY SÜMBÜL 11D 17 13 13,75 17 13 13,75 9 10 6,50 43 36 34,00 234,616 8 66 1238 286,910 12 40 828 154,759 6 83 1604 247,685 6 64 1248

41 725 KADİR YILDIZBAŞ 11A 14 13 10,75 19 11 16,25 18 6 16,50 7 12 4,00 58 42 47,50 272,556 5 16 597 286,445 3 41 838 245,288 11 18 741 287,364 7 29 733

42 542 UMUT ALTINKÖK 11D 15 15 11,25 19 11 16,25 10 15 6,25 44 41 33,75 234,220 10 68 1248 285,038 13 42 854 153,143 7 84 1626 229,114 10 87 1525

43 703 UĞURCAN AKI 11C 13 4 12,00 16 5 14,75 13 3 12,25 11 7 9,25 53 19 48,25 274,682 2 13 565 284,940 2 43 857 254,003 3 10 685 270,330 5 41 947

44 785 DUYG U *RAÇ 11D 15 11 12,25 17 9 14,75 4 2 3,50 36 22 30,50 225,089 13 82 1438 284,650 14 44 862 135,361 12 101 1951 219,397 14 98 1708

45 709 CENNET ERDOĞAN 11C 10 3 9,25 17 1 16,75 27 0 27,00 20 5 18,75 74 9 71,75 340,526 1 1 145 283,096 3 45 886 407,980 1 1 184 340,292 1 6 308

46 726 SALİH EMRE CANAY 11B 17 7 15,25 13 6 11,50 16 8 14,00 8 17 3,75 54 38 44,50 263,693 5 24 718 282,404 5 46 892 227,724 6 29 852 303,046 4 17 584

47 796 ARDA PINAR 11A 14 9 11,75 17 9 14,75 13 5 11,75 9 12 6,00 53 35 44,25 263,499 8 25 722 281,485 4 47 899 229,755 15 26 836 265,615 13 47 1003

48 823 OZAN AZMAN 11A 13 11 10,25 18 8 16,00 23 0 23,00 9 8 7,00 63 27 56,25 296,991 1 5 335 281,352 5 48 902 306,463 2 5 464 323,055 2 8 433

49 789 RÜMEYSA YANIK 11F 19 11 16,25 14 16 10,00 10 12 7,00 43 39 33,25 232,239 17 72 1293 281,306 14 49 903 157,992 20 81 1553 267,761 11 44 972

50 1183 KARDELEN MUTU 11F 13 7 11,25 15 1 14,75 10 3 9,25 38 11 35,25 238,380 13 59 1156 279,105 15 50 928 172,541 14 70 1344 247,162 18 66 1255

51 717 SULTAN ÖZTÜRK 11E 16 14 12,50 17 13 13,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 31 26,25 213,265 11 101 1752 278,241 9 51 943 112,925 23 136 2723 201,552 15 114 2042

52 721 HÜSEYİN ÇAKMAK 11A 14 6 12,50 15 7 13,25 14 5 12,75 12 16 8,00 55 34 46,50 269,723 6 18 640 276,876 6 52 959 248,425 8 15 722 276,752 11 36 854

53 468 ŞEYMA KARAMAN 11B 15 6 13,50 13 4 12,00 12 3 11,25 4 11 1,25 44 24 38,00 245,784 13 52 1025 275,875 6 53 966 195,866 16 49 1107 274,555 9 39 892

54 904 ELİFNUR SAÇMALI 11B 16 5 14,75 12 6 10,50 14 3 13,25 5 3 4,25 47 17 42,75 258,918 7 31 793 274,335 7 54 986 224,376 8 31 878 295,120 6 24 662

55 544 AKIN ATAKUL 11E 15 15 11,25 16 10 13,50 7 9 4,75 38 34 29,50 222,435 8 87 1506 272,517 10 55 1012 143,444 3 91 1778 220,090 9 95 1693

56 496 MUHAMMET EMİR ARSLAN11F 15 10 12,50 15 11 12,25 8 0 8,00 38 21 32,75 231,298 18 73 1308 268,785 16 56 1059 164,458 16 73 1471 248,176 17 62 1238

57 172 ÖZGE BORAN 11A 16 8 14,00 11 4 10,00 12 12 9,00 9 14 5,50 48 38 38,50 247,268 14 50 1002 267,874 7 57 1070 207,186 19 41 1006 264,432 14 49 1022

58 176 KAĞAN KAZAN 11B 15 13 11,75 15 9 12,75 9 7 7,25 4 18 -0,50 43 47 31,25 227,210 18 78 1393 267,352 8 58 1080 157,436 24 82 1564 238,543 17 80 1386

59 390 MURATCAN YANIK 11B 15 3 14,25 11 5 9,75 25 4 24,00 14 5 12,75 65 17 60,75 309,206 2 3 251 266,115 9 59 1097 350,836 1 2 320 356,379 1 2 238

60 440 SAMET BOZ 11B 13 11 10,25 16 10 13,50 6 11 3,25 6 15 2,25 41 47 29,25 221,944 19 90 1516 264,750 10 60 1121 146,073 25 89 1738 204,239 21 111 1996
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 947 ECE YILDIZ 11B 15 9 12,75 12 4 11,00 11 3 10,25 5 12 2,00 43 28 36,00 240,355 15 57 1118 264,413 11 61 1129 194,880 17 51 1123 263,418 12 50 1035

62 423 EMİR AKSU 11F 18 12 15,00 12 13 8,75 2 5 0,75 32 30 24,50 208,124 25 105 1884 264,089 17 62 1138 117,580 27 126 2546 221,627 25 94 1666

63 504 MELİSA GÖVCE 11D 14 13 10,75 16 14 12,50 6 6 4,50 36 33 27,75 217,642 15 98 1627 263,627 15 63 1147 141,827 10 95 1810 215,172 15 101 1793

64 815 FATİH SARAÇ 11D 17 10 14,50 11 6 9,50 1 1 0,75 29 17 24,75 208,904 17 104 1865 262,756 16 64 1163 116,995 21 129 2599 213,702 16 103 1818

65 104 YUSUF ATASOY 11A 10 11 7,25 18 7 16,25 19 0 19,00 9 12 6,00 56 30 48,50 275,820 4 12 548 262,061 8 65 1174 275,096 3 7 590 278,510 9 32 838

66 710 MÜCAHİT COŞKUN 11A 13 8 11,00 15 12 12,00 18 2 17,50 8 15 4,25 54 37 44,75 264,910 7 22 697 260,513 9 66 1203 252,728 4 11 698 295,087 6 25 663

67 777 SUDE BALCI 11D 13 8 11,00 15 12 12,00 28 20 23,00 204,440 18 111 1989 260,283 17 67 1208 112,730 25 137 2728 189,807 23 125 2262

68 878 AKİF BAŞKAN 11E 15 14 11,50 15 14 11,50 7 12 4,00 37 40 27,00 215,473 10 99 1683 259,813 11 68 1214 138,594 6 98 1878 217,285 10 100 1741

69 257 DENİZ SEVİMLİ 11C 15 6 13,50 11 7 9,25 17 4 16,00 8 20 3,00 51 37 41,75 256,247 4 35 838 259,536 4 69 1217 236,449 4 20 793 303,131 2 16 582

70 679 EMİRHAN SEVİNÇ 11B 17 10 14,50 9 2 8,50 10 4 9,00 7 9 4,75 43 25 36,75 242,328 14 54 1080 259,143 12 70 1224 200,914 14 42 1049 267,846 10 43 970

71 732 ELÇİN BAKIR 11D 16 14 12,50 13 10 10,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 32 28 25,00 209,798 16 102 1846 258,409 18 71 1237 125,857 14 109 2226 213,584 17 104 1829

72 792 ZEYNEP TOKA 11F 17 3 16,25 8 3 7,25 25 6 23,50 205,202 26 109 1963 258,409 18 71 1237 112,730 28 137 2728 225,649 24 92 1582

73 353 BEYZA NUR BEYLER 11B 13 4 12,00 12 7 10,25 11 8 9,00 10 10 7,50 46 29 38,75 248,273 10 46 980 256,854 13 73 1260 221,298 11 34 901 250,778 15 60 1189

74 755 İREMNUR KARABAL 11 14 16 10,00 16 14 12,50 2 4 1,00 2 5 0,75 34 39 24,25 208,053 1 106 1887 256,845 1 74 1262 123,541 1 113 2326 188,996 1 127 2285

75 57 ELFİN BERRA AĞÇAY 11C 10 2 9,50 13 1 12,75 14 7 12,25 12 9 9,75 49 19 44,25 263,906 3 23 715 256,032 5 75 1281 257,896 2 8 664 253,263 6 58 1153

76 526 HALİL ARDA ÜSTEL 11F 14 16 10,00 16 14 12,50 13 4 12,00 43 34 34,50 236,449 15 63 1204 255,354 19 76 1292 190,322 8 57 1166 255,172 13 55 1126

77 788 BERAATTİN ARSLAN 11E 15 11 12,25 12 7 10,25 1 1 0,75 28 19 23,25 204,985 13 110 1974 254,353 12 77 1307 117,580 19 126 2546 202,853 14 112 2016

78 1575 SUDE MADEN 11F 17 6 15,50 11 16 7,00 11 12 8,00 39 34 30,50 224,702 19 83 1447 253,493 20 78 1319 164,458 16 73 1471 268,657 10 42 961

79 779 SAMİ YUSUF İLİŞ 11F 13 15 9,25 16 13 12,75 14 5 12,75 43 33 34,75 237,231 14 62 1193 252,505 21 79 1330 195,172 3 50 1112 254,564 14 56 1140

80 11 KÜBRA YILMAZ 11A 15 5 13,75 9 5 7,75 14 9 11,75 8 6 6,50 46 25 39,75 250,801 13 41 930 252,410 10 80 1332 231,525 14 25 825 279,269 8 31 827

81 1099 EREN YAZICI 11E 15 15 11,25 14 15 10,25 1 0 1,00 30 30 22,50 203,024 15 114 2033 250,702 13 81 1358 119,196 17 121 2461 197,530 16 116 2119

82 708 EFE ERDOĞAN 11A 13 7 11,25 13 11 10,25 19 3 18,25 6 13 2,75 51 34 42,50 258,586 10 32 800 250,391 11 82 1363 250,225 7 14 711 301,306 4 19 598

83 713 HALİL YILDIRIM 11B 10 4 9,00 14 5 12,75 17 11 14,25 11 12 8,00 52 32 44,00 263,207 6 26 726 249,439 14 83 1374 256,018 4 9 675 261,881 13 51 1048

84 289 HASAN ERSEN 11B 9 11 6,25 15 1 14,75 8 12 5,00 6 14 2,50 38 38 28,50 220,349 20 95 1554 248,938 15 84 1384 161,832 23 76 1499 187,459 23 131 2327

85 574 GÖKALP ŞEN 11B 15 11 12,25 12 10 9,50 16 9 13,75 7 15 3,25 50 45 38,75 248,086 11 47 983 248,466 16 85 1392 222,817 10 33 888 281,061 7 30 797

86 738 FEYZA VARDAR 11D 16 6 14,50 9 8 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 15 22,25 201,935 19 117 2064 247,602 19 86 1404 117,775 20 125 2539 219,718 13 96 1703

87 1098 ŞAHAN ZEYNE 11A 16 6 14,50 8 5 6,75 15 4 14,00 9 10 6,50 48 25 41,75 256,258 11 34 837 247,399 12 87 1410 246,642 10 17 733 297,926 5 21 631

88 817 SEDANUR ÇİL 11E 12 11 9,25 14 9 11,75 2 2 1,50 28 22 22,50 203,262 14 113 2028 246,630 14 88 1421 122,429 14 116 2342 186,884 19 132 2340

89 648 BEYZA ORMAN 11F 15 10 12,50 11 9 8,75 6 3 5,25 32 22 26,50 213,967 24 100 1721 246,565 22 89 1423 146,677 21 88 1718 231,632 22 85 1483

90 826 ESRA LAFIBOL 11E 12 16 8,00 16 11 13,25 2 5 0,75 30 32 22,00 202,024 16 116 2062 245,349 15 90 1444 117,580 19 126 2546 173,838 23 136 2577
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 702 İLLA ŞAFAK 11B 14 4 13,00 9 5 7,75 10 7 8,25 8 15 4,25 41 31 33,25 232,783 16 70 1277 244,817 17 91 1454 193,119 18 54 1143 253,093 14 59 1155

92 819 AYŞENUR UÇAR 11E 14 10 11,50 11 6 9,50 3 2 2,50 28 18 23,50 205,767 12 108 1947 244,580 16 92 1459 128,895 9 105 2125 208,261 12 107 1916

93 965 AHMET TALHA ELMAS 11B 12 12 9,00 13 7 11,25 10 3 9,25 12 13 8,75 47 35 38,25 247,290 12 49 1001 241,962 18 93 1490 225,968 7 30 864 231,801 18 84 1478

94 735 ORKUN KAVAK 11A 10 10 7,50 14 6 12,50 13 5 11,75 8 15 4,25 45 36 36,00 241,063 16 56 1105 240,766 13 94 1512 217,717 18 36 934 236,601 21 83 1414

95 169 ADNAN MERT PINARBAŞI 11A 11 8 9,00 12 5 10,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 25 19 20,25 196,997 24 123 2217 240,453 14 95 1522 116,869 24 130 2603 188,185 24 130 2303

96 9699 MEHMET FURKAN ÖNCÜL 11A 15 15 11,25 10 4 9,00 16 8 14,00 11 19 6,25 52 46 40,50 253,169 12 38 891 238,985 15 96 1538 241,429 12 19 763 275,738 12 38 872

97 592 SILA NUR YAŞAR 11E 10 14 6,50 16 9 13,75 2 7 0,25 28 30 20,50 198,043 17 121 2182 238,285 17 97 1546 114,347 22 135 2680 160,590 27 143 2789

98 832 ÖZLEM YAŞAR 11A 11 6 9,50 12 8 10,00 4 9 1,75 3 8 1,00 30 31 22,25 202,576 22 115 2046 237,139 16 98 1569 131,435 23 104 2059 190,095 23 124 2253

99 799 HİRA NUR KUYULU 11D 13 5 11,75 10 7 8,25 1 2 0,50 24 14 20,50 197,418 20 122 2204 236,908 20 99 1575 115,963 24 133 2622 197,935 20 115 2110

100 724 EMRE EKEN 11A 13 8 11,00 11 10 8,50 10 6 8,50 8 15 4,25 42 39 32,25 230,248 18 74 1328 233,782 17 100 1616 196,703 22 48 1101 240,943 17 75 1348

101 673 SUDENAZ KARTAL 11F 15 13 11,75 9 5 7,75 24 18 19,50 194,645 28 125 2285 232,644 23 101 1635 112,730 28 137 2728 194,927 28 120 2164

102 797 ESMA DURU DEMİREL 11F 14 16 10,00 13 17 8,75 13 7 11,25 40 40 30,00 223,970 20 85 1471 231,216 24 102 1667 185,473 10 62 1206 250,660 16 61 1193

103 474 ESİN * 11F 13 11 10,25 11 12 8,00 5 5 3,75 29 28 22,00 201,756 27 118 2071 231,002 25 103 1670 136,978 23 100 1911 207,247 26 108 1930

104 364 URAS CENGİZ 11C 10 11 7,25 14 9 11,75 11 8 9,00 10 17 5,75 45 45 33,75 234,909 6 65 1233 230,766 6 104 1674 209,864 7 39 988 218,350 10 99 1727

105 1162 DİDEM ŞAHİN 11F 13 16 9,00 13 16 9,00 13 8 11,00 39 40 29,00 221,316 21 91 1529 227,150 26 105 1732 183,856 12 64 1229 242,329 19 72 1329

106 808 ERALP SOLAK 11A 10 9 7,75 12 8 10,00 29 1 28,75 10 10 7,50 61 28 54,00 291,067 2 6 384 227,125 18 106 1734 344,661 1 3 341 340,579 1 5 304

107 541 EYÜP TAHA GÜR 11A 8 8 6,00 13 3 12,25 15 6 13,50 7 10 4,50 43 27 36,25 241,944 15 55 1090 226,225 19 107 1753 229,015 16 28 842 236,888 20 82 1410

108 1203 BAHAR ÇEŞMECİOĞLU 11E 14 10 11,50 10 14 6,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 28 32 20,00 196,052 18 124 2242 224,872 18 108 1778 125,857 11 109 2226 206,757 13 109 1946

109 131 SERHAN YURTSEVER 11D 15 9 12,75 6 4 5,00 21 13 17,75 189,674 22 130 2452 223,289 21 109 1803 112,730 25 137 2728 201,754 19 113 2032

110 64 HASAN ARDA ŞEREMİT 11C 5 3 4,25 14 2 13,50 9 6 7,50 6 11 3,25 34 22 28,50 220,615 9 94 1547 222,925 7 110 1809 183,800 9 65 1234 188,845 13 128 2289

111 744 ECR İ BAY RM 11D 14 10 11,50 8 7 6,25 22 17 17,75 189,822 21 129 2449 222,342 22 111 1820 112,730 25 137 2728 193,221 22 123 2194

112 772 ARDA TULUM 11B 12 11 9,25 10 9 7,75 10 8 8,00 11 12 8,00 43 40 33,00 232,674 17 71 1281 220,895 19 112 1838 214,448 12 37 955 225,988 19 91 1577

113 769 BARAN ÖZEŞME 11C 14 8 12,00 5 1 4,75 11 10 8,50 7 16 3,00 37 35 28,25 218,990 10 96 1591 217,403 8 113 1892 187,731 8 60 1187 247,770 7 63 1247

114 688 EMİRHAN DEMİRCİ 11E 11 13 7,75 12 13 8,75 3 14 -0,50 2 9 -0,25 28 49 15,75 184,713 22 139 2587 215,318 19 114 1925 106,676 27 154 3491 164,611 26 142 2714

115 800 MEHMET GÜNAYDIN 11F 12 18 7,50 13 17 8,75 14 6 12,50 39 41 28,75 220,801 22 93 1540 215,184 27 115 1927 193,555 4 52 1129 241,113 21 74 1343

116 408 MUHAMMET AKSU 11A 10 15 6,25 13 11 10,25 15 7 13,25 3 14 -0,50 41 47 29,25 222,318 21 88 1508 214,403 20 116 1936 197,752 21 46 1090 237,091 19 81 1406

117 812 ALİ ALKAN 11D 14 9 11,75 8 13 4,75 22 22 16,50 186,326 26 138 2541 214,396 23 117 1937 112,730 25 137 2728 194,927 21 120 2164

118 794 ARDA SARI 11E 11 13 7,75 11 9 8,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 24 25 17,75 190,250 20 128 2432 213,979 20 118 1945 121,203 16 119 2397 178,147 20 133 2490

119 185 MUSTAFA PEKGÖZ 11D 14 14 10,50 10 17 5,75 2 6 0,50 2 7 0,25 28 44 17,00 187,871 23 134 2500 213,237 24 119 1959 118,681 19 124 2528 189,402 24 126 2278

120 704 TAHA YASİN ÇAKMAK 11C 10 6 8,50 10 9 7,75 5 4 4,00 3 6 1,50 28 25 21,75 201,327 12 120 2087 212,963 9 120 1968 147,002 11 87 1716 196,804 12 118 2133

                                                4 / 6



OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 1576 BİRET TU* AL 11F 12 17 7,75 12 16 8,00 14 7 12,25 38 40 28,00 218,692 23 97 1597 211,289 28 121 1986 191,939 6 55 1151 241,315 20 73 1339

122 914 IRMAK CEMO 11B 9 6 7,50 10 7 8,25 5 5 3,75 7 8 5,00 31 26 24,50 209,201 21 103 1857 211,032 20 122 1988 171,492 22 71 1359 188,473 22 129 2293

123 737 MEDİNE BORA 11E 13 11 10,25 9 15 5,25 4 10 1,50 26 36 17,00 187,891 21 133 2499 208,867 21 123 2023 122,429 14 116 2342 193,711 18 122 2186

124 1180 ZEYNEP KAZAN 11E 12 12 9,00 9 10 6,50 0 2 -0,50 21 24 15,00 182,494 25 142 2653 208,622 22 124 2028 109,497 26 151 3409 173,145 24 137 2585

125 740 TUNCA BERAT MERTCAN 11F 10 20 5,00 13 12 10,00 1 6 -0,50 24 38 14,50 181,584 29 143 2680 207,948 29 125 2043 109,497 32 151 3409 145,837 31 147 3055

126 745 EDANUR KAPISIZ 11E 13 15 9,25 9 12 6,00 22 27 15,25 183,158 24 141 2631 206,116 23 126 2078 112,730 24 137 2728 177,860 21 134 2495

127 144 AHMET MELIH GÖKTEKİN 11D 6 18 1,50 16 13 12,75 4 9 1,75 2 7 0,25 28 47 16,25 186,862 25 137 2526 205,424 25 127 2093 125,467 15 111 2263 135,479 27 149 3212

128 762 ALPEREN ARKAZ 11D 8 12 5,00 13 12 10,00 3 6 1,50 24 30 16,50 187,130 24 136 2516 202,602 26 128 2132 122,429 17 116 2342 157,869 26 146 2835

129 767 EGEMEN ÖZÇOBAN 11E 13 17 8,75 10 20 5,00 0 2 -0,50 23 39 13,25 177,653 26 145 2767 198,581 24 129 2183 109,623 25 150 3406 174,446 22 135 2556

130 900 YUSUF BORA 11A 9 11 6,25 9 6 7,50 16 5 14,75 9 11 6,25 43 33 34,75 237,819 17 61 1177 198,026 21 130 2190 247,678 9 16 727 246,115 15 69 1271

131 720 ŞEVVAL ÖZPOLAT 11E 15 10 12,50 5 15 1,25 5 1 4,75 25 26 18,50 191,783 19 127 2383 196,508 25 131 2214 143,444 3 91 1778 228,624 8 89 1533

132 502 ENES EKEN 11B 12 8 10,00 6 10 3,50 20 2 19,50 13 5 11,75 51 25 44,75 265,307 4 21 693 194,843 21 132 2244 315,302 2 4 429 300,292 5 20 608

133 617 İREM DEDE 11C 9 8 7,00 9 12 6,00 9 13 5,75 10 19 5,25 37 52 24,00 207,883 11 107 1896 194,467 10 133 2250 182,600 10 66 1242 197,091 11 117 2128

134 967 EFE ARDA ARABUL 11A 5 8 3,00 11 5 9,75 19 6 17,50 5 14 1,50 40 33 31,75 229,711 19 75 1340 193,745 22 134 2261 235,348 13 21 802 240,471 18 76 1354

135 28 KEMALHAN URHAN 11E 10 17 5,75 10 11 7,25 5 10 2,50 25 38 15,50 184,267 23 140 2602 192,496 26 135 2280 128,895 9 105 2125 169,005 25 139 2637

136 436 EMİR ERDOĞAN 11D 9 12 6,00 10 12 7,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 22 34 13,50 178,682 27 144 2736 192,321 27 136 2284 116,806 22 131 2605 160,184 25 144 2793

137 746 ELFİN YILMAZ 11C 13 1 12,75 5 2 4,50 2 7 0,25 20 10 17,50 188,990 13 132 2473 190,616 11 137 2305 144,487 12 90 1765 228,826 9 88 1532

138 141 HAYATSU ÖZBAKIŞ 11C 14 8 12,00 16 3 15,25 7 16 3,00 37 27 30,25 224,536 7 84 1451 185,806 12 138 2385 232,369 6 24 820 288,378 3 28 715

139 776 KADİR SELİM BAYRAM 11F 8 18 3,50 11 14 7,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 38 10,50 170,661 30 146 2926 180,250 30 139 2459 109,692 31 149 3400 137,101 32 148 3187

140 833 DİDE GÜÇLÜ 11C 13 11 10,25 17 7 15,25 8 18 3,50 38 36 29,00 221,297 8 92 1530 174,583 13 140 2532 235,011 5 22 804 276,431 4 37 859

141 705 UMUT BAYRAK 11B 11 4 10,00 0 1 -0,25 11 7 9,25 7 13 3,75 29 25 22,75 204,005 22 112 2006 171,317 22 141 2577 198,021 15 45 1089 238,628 16 79 1382

142 444 TUANAS Rİ 11A 7 12 4,00 7 7 5,25 14 8 12,00 11 6 9,50 39 33 30,75 227,115 20 79 1397 170,736 23 142 2588 252,006 5 12 705 214,210 22 102 1809

143 35 SEFA PİR 11A 9 5 7,75 1 1 0,75 14 5 12,75 4 14 0,50 28 25 21,75 201,379 23 119 2082 163,344 24 143 2697 199,718 20 43 1063 244,323 16 70 1296

144 963 YUNUS EMRE TEMEL 11F 11 18 6,50 7 21 1,75 18 39 8,25 164,074 32 150 3051 163,055 31 144 2700 112,730 28 137 2728 159,086 30 145 2804

145 1803 RAHMAN YILDIRIM 11E 14 16 10,00 4 26 -2,50 4 7 2,25 2 10 -0,50 24 59 9,25 166,412 27 148 3003 158,168 27 145 2751 122,853 13 115 2333 196,516 17 119 2138

146 806 NİYAZ*AARAS İPEKAÇEG 11D 3 7 1,25 8 8 6,00 2 4 1,00 1 1 0,75 14 20 9,00 166,806 28 147 2996 155,082 28 146 2791 123,461 16 114 2328 129,260 29 151 3290

147 820 ARDACAN ÇAKMAK 11D 6 23 0,25 10 15 6,25 16 38 6,50 152,249 29 147 2821 112,730 25 137 2728 116,417 30 152 3438

148 220 EGE ENSAR İBİL 11B 10 13 6,75 12 9 9,75 4 15 0,25 26 37 16,75 187,624 25 135 2504 152,138 23 148 2823 177,620 21 67 1282 219,448 20 97 1706

149 338 EYÜP ÖZTÜRK 11F 11 19 6,25 6 24 0,00 3 3 2,25 20 46 8,50 164,797 31 149 3034 150,268 32 149 2848 127,279 25 108 2179 170,915 29 138 2618

150 302 KEREM MANDACIOĞLU 11D 5 9 2,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 10 16 6,00 158,318 29 151 3170 139,398 30 150 2965 120,033 18 120 2448 134,988 28 150 3219
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KDS 3 155 155 677 3644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,7 7,5 7,77 8,3 4,4 7,14 4,9 4,6 3,80 34,6 25,0 28,35 213,280 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,9 9,5 11,54 12,7 8,6 10,60 8,5 5,2 7,19 3,4 5,3 2,05 38,5 28,6 31,38 224,850 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

151 752 YAĞMUR ÖZTÜRK 11E 5 16 1,00 5 10 2,50 0 10 -2,50 10 36 1,00 144,624 28 152 3394 131,303 28 151 3034 96,565 28 155 3604 106,497 28 155 3563
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11. SINIF KDS 3

0,000 95,55
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 153 153 658 3482 % 95,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

0,000 95,55
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 153 153 658 3482 % 95,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

208,053 51,78
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11  -  755
İREMNUR KARABAL 120 34 39 47 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 106 106 335 1887 % 51,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBebEbdcDDeCdCceCdBcBbCaDAbcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAEdcACeaEacbAdAbCBbaABbcCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    b e   B   aE c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız b D         b   e     b C  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 2 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 0 1 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



11. SINIF KDS 3

196,997 60,84
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  169
ADNAN MERT PINARBAŞI 120 25 19 76 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 123 123 394 2217 % 60,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBadCBADDeC aEda       b   cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDca  dCee  A  C   B DABC CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız                 A       C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  aba  a a       a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 0 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 5 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 1 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

263,499 19,81
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  796
ARDA PINAR 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 25 108 722 % 19,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDEdBADedC  CaCc    b EDAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDbcAEaaA bBc AcA  BebDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BC cDDDEC CeBCa  ce EDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caeBaCbeeccC a AD a      BAaAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 4 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 1 40



11. SINIF KDS 3

229,711 36,77
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  967
EFE ARDA ARABUL 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 75 232 1340 % 36,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACc  acA  ad  ac         cA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CD EcdEeB    EaA    B   A CC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız cBCdADDDEbD ABCCECAAAcbE    cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  cCBcdcec E EeebcbD    aa    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 13 3 62

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 1 2 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 3 0



11. SINIF KDS 3

258,586 21,95
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  708
EFE ERDOĞAN 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 32 32 127 800 % 21,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECcADDDCeac C       Debb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız aEaAEdBACDBEaAbeac a DDc   Ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 3 8 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C cD DEC BeBCC CbADCED E  B ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız ecDe ec dcE eAD a    aaB  Abb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 6 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 14 2 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 7 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



11. SINIF KDS 3

230,248 36,44
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  724
EMRE EKEN 120 42 39 39 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 74 74 229 1328 % 36,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCEdBA DDCdCa C e  d  DAbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDda cACDac Ac C  Ccb   beCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C cDDD  cBeBCa  ce CE       E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBaebeeccaEaeAD a c  aaB aAA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 1 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 6 4 29

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



11. SINIF KDS 3

291,067 10,54
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  808
ERALP SOLAK 120 61 28 31 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 42 384 % 10,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACcDdaBADcBe  a C    a  cD  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDaE A dBAba   Ab acd DDA  CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız BBCcADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  cCBDCceD EaE eAD     caa b Ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 0 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 21 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 5 10



11. SINIF KDS 3

241,944 29,91
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  541
EYÜP TAHA GÜR 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 55 55 182 1090 % 29,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCddBADDDdda          cb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDAEeB CDBE  E ac       C CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C Ac cEC BABCaaCbADCED      cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız dBcCcecE cEee     E A aBe     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 4 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



11. SINIF KDS 3

263,163 19,98
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  627
HAVİN YILDIZ 120 52 31 37 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 27 110 728 % 19,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBADDeCaCc CA  d   Deb  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 2 14 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDA  BACD          BDDcB dCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  ccbDDE dBAB a dbADCED Ee e cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  ceCceedcaEa  D    CcEEcCaAAa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 10 6 48

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 8 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 1 0 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



11. SINIF KDS 3

269,723 17,56
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  721
HÜSEYİN ÇAKMAK 120 55 34 31 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 91 640 % 17,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDECBADed   a C      BEDAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız C DbaAE aA bB  A da Be DADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BC cDDDEC CeBCa Cce EDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caeBaCceDccC ceAbAaD EcaaBAaAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 1 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 3 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 4 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

GAZLAR 3 1 2 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 1 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



11. SINIF KDS 3

272,556 16,38
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  725
KADİR YILDIZBAŞ 120 58 42 20 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 16 82 597 % 16,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBDEaBADcaC bad aA baeBEDeCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDEDAECBAbbeEbAbcabdBDaAcCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BecADDbEC CAdCaEC e EDED E BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız aD  D ee a aEDeAD a   caa c Ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 8 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 13 3 62

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 5 10



11. SINIF KDS 3

250,801 25,52
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  11
KÜBRA YILMAZ 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 41 41 151 930 % 25,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBDECBdDDBCe     A  e   DAdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız Ce deA dBA          BeDDA    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız deCcbbDDcCDeAB CE AA EcE D   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız   Ccb  a EcCEa AD a  EA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 10 4 48

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 3 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 0 20



11. SINIF KDS 3

253,169 24,45
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  9699
MEHMET FURKAN ÖNCÜL 120 52 46 22 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 38 143 891 % 24,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCECBeaDDCeabaCbBDaeCcDebaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DE A  dAC  ECeb a  C      BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız CccDDDECBBAddCEdAAD c   CBe  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBDCceaaEcacCADdabcCcdaBeebAbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 0 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 6 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 3 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 8 20



11. SINIF KDS 3

264,910 19,13
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  710
MÜCAHİT COŞKUN 120 54 37 29 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 22 102 697 % 19,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDdCBADeeC  acC    a  EDeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDa eAEdBA aBEaAEeacBaDDc CCae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BC cD DECDC B C CbA EDED E  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız dceBDC ec daE  AD a b caaBbdAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 2 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 5 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 13 1 62

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 0 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 7 20



11. SINIF KDS 3

222,318 41,38
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  408
MUHAMMET AKSU 120 41 47 32 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 88 88 264 1508 % 41,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbaeeECBAaDeC  CE c d adeEcebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDbcA aaA bBE Ac d cdeD eCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız cBC b DD C CeBCa Cc  EDEDeEe B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız ccecceedccEC   b  a a       Ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 0 3 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 1 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 5 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 10 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 2 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



11. SINIF KDS 3

241,063 30,32
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  735
ORKUN KAVAK 120 45 36 39 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 56 56 184 1105 % 30,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBaddBADeDddC  C    d  DAbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DbaAE aAC B  A da  b  DABCBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C cDDDEC BeBCa Cce CE        D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBaebeeccaEaeAD a c  aaB aAA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 1 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 3 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 4 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



11. SINIF KDS 3

296,991 9,19
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  823
OZAN AZMAN 120 63 27 30 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 32 335 % 9,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABcCdaBADcDeBa  CA ba  bDAbd E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAEdBACDBE Ab ab bB DAdCBCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 0 7 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C ADDDEC BABCCECAA  E DEC B ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBD ce   cE eAD   Ea aaB  Ab  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 4 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 16 0 76

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20



11. SINIF KDS 3

247,268 27,50
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  172
ÖZGE BORAN 120 48 38 34 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 50 50 163 1002 % 27,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBDECBdDDBCe e e Aece   DACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEDA dBA     A    ceDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız dBCcccDDcCDeAB aEbAAeccE  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız E Ccb c e cCEabAD a aE bEcAddd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 1 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 0 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 7 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



11. SINIF KDS 3

202,576 56,15
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  832
ÖZLEM YAŞAR 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 115 115 367 2046 % 56,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDE BcaeBCd   C     e  D  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDdDA be   B     C BeeDAebCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız        bc Dd B a eAd Ea  c e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız dceBa b  a  E e        d     C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 0 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 7 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



11. SINIF KDS 3

256,258 22,97
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  1098
ŞAHAN ZEYNE 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 34 34 135 837 % 22,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDECdADDBCe acC A    BE d d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CD Ee  d A           BDeb  CdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız dB AADDDaC a B C CbA EDED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caCBb c e  CEabAD   a cE   aAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 0 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 2 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



11. SINIF KDS 3

201,379 57,14
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  35
SEFA PİR 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 119 119 373 2082 % 57,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECdAaDDdc   b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız            a A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C bbaDcC B B C CbADCED      ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız eBaece cacE  bc aeEdc      A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 1 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 1 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 8 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 0 33

GAZLAR 3 0 3 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 2 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



11. SINIF KDS 3

281,016 13,42
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  332
SUDE P KTAŞ 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 10 57 489 % 13,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBD CBADDaC    CeA     EDACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 2 14 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CD EDA  BA          BBDDcD CdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız dBCccbDDECDCAB aECbAbEcEDcEe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caCc  c e cCEabAD a aEcE dAaAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 0 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 7 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



11. SINIF KDS 3

227,115 38,34
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  444
TUANAS Rİ 120 39 33 48 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 79 79 244 1397 % 38,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBeCEbc aeDCB  e    e e cAbb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız a eA d ACea  A  a   eDD  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız CcAbDDcC BAa aE AAD E  cC e Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  B Cc  E aE CAcAaeECc      A E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 2 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 5 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 2 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 0 67

GAZLAR 3 1 2 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 1 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



11. SINIF KDS 3

275,820 15,04
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  104
YUSUF ATASOY 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 12 70 548 % 15,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız  BcCdaBADcDC ad C  bad bD  d E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDA b ACDBECAEeab bB aA CBCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 0 11 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C ADDDEC BABC ECA   E D   B ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız C D ce a cEDeAD a EacaaBC  be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 3 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 4 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 0 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



11. SINIF KDS 3

237,819 32,30
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11A  -  900
YUSUF BORA 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 61 61 201 1177 % 32,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCddB DeeCBa B be  ea  ce   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DaD  CBAbeB         dD c  dCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C Acbc  c ABCC  AA  EDDEC BAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBDececbaDEeeAD a  Cc d   A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 2 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 0 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 3 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 14 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



11. SINIF KDS 3

247,290 27,47
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  965
AHMET TALHA ELMAS 120 47 35 38 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 49 162 1001 % 27,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBAbeDCaabcC   e   cAbdeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız cEDAdeBACe          aDDAeCaCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  A  DDECcB   C  cA a      B  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBeCceDEcDE bADAa ECcdcde d  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 5 2 24

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 0 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 7 0



11. SINIF KDS 3

232,674 35,15
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  772
ARDA TULUM 120 43 40 37 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 71 71 221 1281 % 35,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BeCBeEadADedC  aaCe   a  EDAeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeabDd   A    bA    BcDDbDCCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Bbc DDDdCDaA  C  A  bbE  c  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız EaCBbC BbddC  bAD a   cEEdAade

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 1 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 6 5 29

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



11. SINIF KDS 3

189,426 67,45
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  632
BATIHAN TURSEL 120 21 16 83 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 131 131 440 2458 % 67,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B   bDD  DaAeCa CAA E c c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  cCB Cc  dd EDeAb D  Ec EdACee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 5 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



11. SINIF KDS 3

248,273 26,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  353
BEYZA NUR BEYLER 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 46 159 980 % 26,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CBDEaBADDBC  acC     d  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız Ce EaA deA b E    a B DDA bCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Ba c DDEC   Bd EebdbEb   ECB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız ccCBcece aECE aADAD  bcE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 6 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 3 0 100

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 0 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



11. SINIF KDS 3

249,672 26,10
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  661
DEFNE BURUP 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 43 43 154 951 % 26,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDECBAabaC  CbC  B aCBEDAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDeEDA   A     A    acDDA CeBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  a   bD E D Ad  E Ae EDc c C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız aaeBaecBbddCd eA    aEcEd Aeed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 0 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 5 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

GAZLAR 3 1 0 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



11. SINIF KDS 3

240,355 30,68
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  947
ECE YILDIZ 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 57 188 1118 % 30,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCaeBADDDd a  C   ddCbDAeEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 0 5 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  ED   B CD      a   BeDcBCdCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız a   DDEC  AB a C AD    E   A b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız bcab e dcaEaeA  D  ecE   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 0 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 8 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



11. SINIF KDS 3

187,624 68,72
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  220
EGE ENSAR İBİL 120 26 37 57 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 135 135 452 2504 % 68,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCECBAaeaaabc C   aC  cAbd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız ec DDDE  e cdC aAAc E aECB  Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız aebeceDdcDEbecb a ce E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 7 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 0 3 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 0 10



11. SINIF KDS 3

258,918 21,76
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  904
ELİFNUR SAÇMALI 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 31 123 793 % 21,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBeEC ADeD BaE C   BC  DAb eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EeA ddA D  a  AC   B DcBCdCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  A  DbE dB   C  AA    bECBBAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız C bC e   D        EC    b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 0 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 1 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 2 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



11. SINIF KDS 3

242,328 29,64
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  679
EMİRHAN SEVİNÇ 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 54 54 178 1080 % 29,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBbEdBADDeCBCce dBD aCDDACde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 9 2 19 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız    A   A     c      BeDA C CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız     DDaC BAe aE   D E    Be  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız eBDbaBb   c  A  aDbCe    aA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 2 1 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 0 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 3 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 1 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



11. SINIF KDS 3

265,307 19,02
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  502
ENES EKEN 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 21 101 693 % 19,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABebEC A D   bbc dBDe  DDAbE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız aaDd  cACeaa       d     CBCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 2 8 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız CccDD  C BABC ECAAD E DE  BAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 6 0 4 6,00 % 60

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  BDbDea dDE CA  D EC EE  aA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 16 0 76

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 0 67

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 1 30



11. SINIF KDS 3

328,255 4,88
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  42
FURKAN AVCI 120 75 29 16 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 10 178 % 4,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDECBADeddC bbCcbB BCBEDAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDEDAEeBA CBECAbdCABBDDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B b  DDECD ABC ECAAbEbd D e B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız cDC D ccabECEaCAD a DEAEadAadb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 1 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 7 2 70

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 4 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



11. SINIF KDS 3

248,086 26,98
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  574
GÖKALP ŞEN 120 50 45 25 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 47 47 160 983 % 26,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDEbBAD eCaedECcAcccbB DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CebEDcEbBA   E A    adcDceCCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aBec  DDbdD  eCC CAAAEcEDcbCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız cD Beace dECEce DAab  e b  ddd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 0 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 3 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 14 4 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 1 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 5 0



11. SINIF KDS 3

263,207 19,92
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  713
HALİL YILDIRIM 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 26 26 109 726 % 19,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCB ECBADead D            A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDEDAE BA dBE cd        DCCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BbcADDDaCDaAeCaECAA bDEccbCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız E CBDeeebdEeED Ab D c cEEa bd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 3 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 8 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 0 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



11. SINIF KDS 3

220,349 42,65
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  289
HASAN ERSEN 120 38 38 44 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 95 95 274 1554 % 42,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız AcBbEaBADDeCe b d   d   cebE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 1 14 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  ED E BACD          dDDABC CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız eecb Dad B  ddaCbA aE D   B Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız ecDabBbdacE e DAaecCc a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 4 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 6 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 2 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 2 0



11. SINIF KDS 3

265,932 18,74
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  822
HATİCE KOÇ 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 99 683 % 18,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 2 8 19,50 % 65

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B  BDECBADD dCDC C  B  CBEDAeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız Ce EeAE  A          BBeDcDCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız   a   DDECDCAB a C AA b   E  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız c b e  e  c EaeAD D   c    C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 0 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 2 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 3 0 100

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



11. SINIF KDS 3

232,783 35,04
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  702
İLLA ŞAFAK 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 70 70 220 1277 % 35,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBADbDCa b C       DAb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EeAa e C           ccDAB BCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    bD E  aAd  EeAeD c c C B ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CB ecB daadaeA    dCcEd deeAaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 2 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 6 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 3 0

GAZLAR 3 1 0 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



11. SINIF KDS 3

209,201 50,96
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  914
IRMAK CEMO 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 103 103 330 1857 % 50,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBBCEbB a Dd    C       cAeE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAd dAde          Bba B BCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız a   D E       bCAeD   c      b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız bBea e cc Ea AD D   cE   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 3 4 14

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 3 0 100

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



11. SINIF KDS 3

227,210 38,23
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  176
KAĞAN KAZAN 120 43 47 30 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 78 78 243 1393 % 38,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCeDECBADDaCCcacCebBaa  ccAeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeaEDAddB  bB aAEda  BDa DCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  ee  DD      cdCdaAA E EDaE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız cDeabeceadECEeecb aee      dd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 4 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 6 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 9 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 0 3 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 1 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 3 0



11. SINIF KDS 3

309,206 6,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  390
MURATCAN YANIK 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 20 251 % 6,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CBDdCB DDaCC  c   BD   EDA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız Ce aDAECBA   a      e  DA CCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BCccDDDECDaABCCECAAAEDEDDEbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 7 0 3 7,00 % 70

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız dDbBDC e  ECE CAD D b  EE  aA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 2 0 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 19 2 90

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 0 67

GAZLAR 3 3 0 100

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



11. SINIF KDS 3

194,343 63,01
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  629
ONUR KAYA 120 23 17 80 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 126 126 407 2296 % 63,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    bDD   BAB C CAdDaE c     cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CB CcB d cEDeAD a dCc EdeCeAaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 5 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



11. SINIF KDS 3

252,526 24,73
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  733
ÖZAY AYDIN 120 52 46 22 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 39 145 901 % 24,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDECBADeaC    C AB aeBEDAeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDaEedECBAadBEaAb a eBbDcDC aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aBee DD   DbAB C Cbd Ebc cc  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız dcCBaCbeDacCEbeAcAa c dEddeCd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 5 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 8 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 1 2 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 1 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 6 20



11. SINIF KDS 3

263,693 19,70
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  726
SALİH EMRE CANAY 120 54 38 28 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 106 718 % 19,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBADDD  b dCA  de cDAebBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDA CB CeB     C  debDcBCaCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız e   DDbdaB eCC CAADbEDc CBBAEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız aBe ce dcDEceADAabECe b dddeb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 3 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 14 4 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 1 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 7 0



11. SINIF KDS 3

221,944 41,60
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  440
SAMET BOZ 120 41 47 32 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 90 90 267 1516 % 41,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBadCBeDDDCeacaCe      ceCdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDAECBAdeaEaAc a  dBbDAedBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız ecAD  c aB   C CbcD c  cb e  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız CBbCaeDacecbeAb  D  e d d ce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 1 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 5 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 7 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 3 0

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 5 0



11. SINIF KDS 3

245,784 28,13
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  468
ŞEYMA KARAMAN 120 44 24 52 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 52 52 169 1025 % 28,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDa BADD dC a C    ddBEDA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDED   B         a BBeDcDCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Ba   DDECD AB a C AA b   E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız dabcab e   eEaeA  D   c    C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 0 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 2 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 7 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



11. SINIF KDS 3

204,005 55,05
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11B  -  705
UMUT BAYRAK 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 112 112 358 2006 % 55,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDECB aa   D    ABD    c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız  e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BeecbDD  D ABCa C A EbE c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız acacDebBbd  EDeb  D   c E A ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 3 0 60

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 1 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 4 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 3 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20



11. SINIF KDS 3

218,990 43,66
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  769
BARAN ÖZEŞME 120 37 35 48 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 96 96 279 1591 % 43,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeECdAaeBC    C    ddBEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDD  A a A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız BBC A Dbade  cdac AA  DE aEb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caCaeece E C beAD a DccdbcAd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 0 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 3 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 7 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 6 20



11. SINIF KDS 3

340,526 3,98
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  709
CENNET ERDOĞAN 120 74 9 37 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 7 145 % 3,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız  ACB  CB De  C  a   Be C    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 17 1 12 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDD DAEd A  B     C BBDDA CC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 27 0 3 27,00 % 90

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BC ADDDECDCABCCECAAAED DDECBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 0 4 6,00 % 60

Kimya 10 9 0 1 9,00 % 90

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  DCB  DB EE EDCADADDadcEEdcCAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 1 1 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 0 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 20 0 95

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 6 0 60

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 3 0 100

GAZLAR 3 3 0 100

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 3 0 75

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



11. SINIF KDS 3

256,247 23,00
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  257
DENİZ SEVİMLİ 120 51 37 32 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 35 136 838 % 23,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeECdADD C    C    ddBEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEDAceeA    b   a BBD   bC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B AADDD  D  B  EdAAbdbE DECBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caCceecdbEcaaDeADAa ebcEa dCce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 4 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 2 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 7 20



11. SINIF KDS 3

221,297 41,99
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  833
DİDE GÜÇLÜ 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 92 92 269 1530 % 41,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCbadAaDDdaa  C   adC DAbEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız dAADDD b B BdCECAAD E Dc eBbEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız ecbCcdcEceEDeAD a cecEEded d b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 5 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 6 20



11. SINIF KDS 3

263,906 19,62
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  57
ELFİN BERRA AĞÇAY 120 49 19 52 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 105 715 % 19,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 2 18 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CBDECBcD   C   C         e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 1 16 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız    EDAE BA  B     a   DDA CC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Babb DaE D AB CECAAbE   cE eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız cDC   aec Eeceac  D DEAEEB  AC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 0 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 1 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 3 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 3 0

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 1 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 0 80



11. SINIF KDS 3

188,990 67,86
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  746
ELFİN YILMAZ 120 20 10 90 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 132 132 445 2473 % 67,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 1 16 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız   BCECBADDDCd   C       DA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C A D    B B    c            b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız e   c   caE   D a   c     e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 2 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 0 33

GAZLAR 3 1 1 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 2 0



11. SINIF KDS 3

248,477 26,76
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  336
HARUN RECEP YAZICI 120 52 51 17 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 45 45 157 975 % 26,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDEaBADeBbCDCaCeABDaCBEDAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDEDAECBAcdBECebdabcBDDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız acbdbDc b c      dbe  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız cDbceCbBedbedbedDADceEcddcedcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 7 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 3 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 6 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 3 0

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 3 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 9 10



11. SINIF KDS 3

220,615 42,45
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  64
HASAN ARDA ŞEREMİT 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 94 94 273 1547 % 42,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBBC  B aDb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 2 14 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAc eACDBECA           C CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız dAADcDc  B     dAA aE   C    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız    aDe aca Debc a E bE  Cb A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 0 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 5 3 24

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 1 33

GAZLAR 3 0 3 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



11. SINIF KDS 3

224,536 39,82
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  141
HAYATSU ÖZBAKIŞ 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 84 84 253 1451 % 39,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeECdAaeBC    C    ddBEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B AADDD  D  B  EdAAb bE DECB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız caCc e db ceaDeAD a  bcEEBd ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 0 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 3 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 2 1 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



11. SINIF KDS 3

207,883 52,03
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  617
İREM DEDE 120 37 52 31 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 107 107 337 1896 % 52,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEC  aDe aa     ad  DDee   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız bbDA dBACea b       eaDAeCdCee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  e ca E cd edCECbeDaE   CBebEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız aBcCcea EDEDecccDccaedEcCebeeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 3 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 1 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 8 9 38

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 2 1 67

GAZLAR 3 1 2 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 4 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 7 30



11. SINIF KDS 3

201,327 57,27
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  704
TAHA YASİN ÇAKMAK 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 120 120 376 2087 % 57,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACeeECBAaD C  a C        c  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDcac   eA  eabAcA  B c  DCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  c     D   d   C CAc Ec       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  DC   ce         Aa c c d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 4 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 4 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 2 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 1 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 1 0 25

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 3 0



11. SINIF KDS 3

274,682 15,50
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  703
UĞURCAN AKI 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 13 72 565 % 15,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBADDeCeac C       D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDA aBACDBcbA  a    eDABC CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  AADD    B B  EdAAD E  c  B Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız e  Cce Ec  beAD   EC EE eC AD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 3 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 3 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

GAZLAR 3 2 0 67

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 1 50



11. SINIF KDS 3

234,909 33,84
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11C  -  364
URAS CENGİZ 120 45 45 30 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 65 65 211 1233 % 33,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEadcDDcaBb eaA   d   eC  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEaAd BAbeBEbAd C   ae A CcCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız   eDDDd B  e bECAAD   c bBe Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız e bCcecaaDEceeDAa dCcEEBeedAe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 0 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 2 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 6 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 1 2 33

GAZLAR 3 1 2 33

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 2 1 50

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



11. SINIF KDS 3

186,862 69,32
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  144
AHMET MELIH GÖKTEKİN 120 28 47 45 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 137 137 457 2526 % 69,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dcBCdbadcDcCdac CA ea  ac  aac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız aEeAbdBAeDBECccdb eCBDbABCabBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  e    c  BA  C  Adcd    d  dbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız acDbae cEa                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 3 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 5 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 7 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

186,326 69,73
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  812
ALİ ALKAN 120 22 22 76 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 138 138 460 2541 % 69,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDECBADaddC aaCe B e   eAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız beDaedcd   CaaCAc d B e   bCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 5 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 4 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

187,130 69,05
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  762
ALPEREN ARKAZ 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 136 136 455 2516 % 69,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BdCeeECd aD Cd abe   DedB a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CecdeecdB eaBEbAEAaA  b  DCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B    c b    d     e  cE b C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 4 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 4 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 3 4 14

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

0,000 95,55
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  820
ARDACAN ÇAKMAK 120 16 38 66 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 153 153 658 3482 % 95,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBadCabecadBeceadceBaCe bebda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız cEeA dadd  E daeCADCBDbcea beD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 3 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

249,421 26,15
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  583
BENGÜSU GÜLER 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 44 44 155 953 % 26,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBaECBADeadaCbcCABDBddDDAbEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAcCBACDaECAEcdAbCBbDcBCdCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız      DECaB B e  bAeaE b ace  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 5 0 100

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 4 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 9 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

228,537 37,51
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  773
ÇAĞRI ÖZTÜRK 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 77 77 237 1367 % 37,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BAbBDECB Dedb  C C A  d dbDA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDabe ddBAbC ECAbAC BeDDA  CBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız ee  AeDa    AB     A E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız     a  a                      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 2 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 1 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

248,064 27,00
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  1205
DENİZ HANA SLJİVO 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 48 161 984 % 27,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BdCaDECBADDde DCcCcdB BC EDA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız deDEDdcCBA CBEeAEAC BBDaADCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız ee  AeD   e  B a       E   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 1 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 7 1 70

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 4 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

225,089 39,46
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  785
DUYG U *RAÇ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 82 82 250 1438 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEaBAaccCdaacCdB  bC DAb BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDd CBAde EeAEACAbCBba BCBac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız   AbD           AA  d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 1 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 3 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 7 2 70

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 1 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

189,822 67,21
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  744
ECR İ BAY RM 120 22 17 81 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 129 129 436 2449 % 67,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeECBAaDBCe a Ce   ab EDdeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız    Eee    bC Ea   C Bab  DC cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 2 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

209,798 50,66
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  732
ELÇİN BAKIR 120 32 28 60 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 102 102 328 1846 % 50,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBAaDDdeaaeCAaeeddbDbbEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız aEeA be b BEacE C  deeDABCBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız eA   D e      a     E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız a                             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 2 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 3 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 1 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

178,682 75,08
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  436
EMİR ERDOĞAN 120 22 34 64 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 144 144 498 2736 % 75,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDECBbac C a bd    e  ceeeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dD aDd   AbbBdeAcbC * Db  CCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  e    ae          A  Ec    d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız   da   c    b             e  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 6 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 3 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



11. SINIF KDS 3

303,959 7,77
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  727
EZELSU ÇİLOĞLU 120 63 14 43 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 26 283 % 7,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDECBADDaC DCECeABDBdBEDACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız d DEeAEdeAD ecC aAC BBDDADCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Bb ADDDdCD AB CECAAAEb cD  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 5 0 100

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 3 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 14 2 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

208,904 51,18
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  815
FATİH SARAÇ 120 29 17 74 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 104 104 332 1865 % 51,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCEaBAaDeCdaaeC BDa CDDAbE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız   e   cACDBEb Edd    a  BCBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız    b     D                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

201,935 56,64
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  738
FEYZA VARDAR 120 26 15 79 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2064.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 117 117 371 2064 % 56,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDE BADeed  CcCeAa  C EDA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız d aEe   e  dB  cE C  eeDA CC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız                        E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız   a                           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 1 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 2 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 0 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

269,228 17,65
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  85
HİLAL AYYILDIZ 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 92 643 % 17,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABebECBADaeCaCceCABDBCCDDACEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAEdeACeBEaAb aAD BDDAeCBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  A  D d    e a CAdD   c eBB ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 5 0 100

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 5 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

197,418 60,48
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  799
HİRA NUR KUYULU 120 24 14 82 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 122 122 391 2204 % 60,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDdCBADDaCd a      a   DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dD  e   c  baEeAd CA B   DCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B b                   d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 2 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 4 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 1 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

223,464 40,53
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  838
KAAN KASA 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 86 86 258 1477 % 40,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeEaBADDBCCD  C  BDad  D bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEDA   beCaEbAcAacB DDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  B  b  c         b    e   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 3 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

158,318 86,99
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  302
KEREM MANDACIOĞLU 120 10 16 94 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 151 151 592 3170 % 86,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız AcBCdd       ad     a e DAbb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız    c   Ab Bc A  a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız      D              d   b    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız    C                          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 2 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 2 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 0 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

259,403 21,49
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  814
KÜBRA CEMO 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 29 120 783 % 21,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CBDE BADDdC DCcCeAe BCBEDACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız deDbDA  eA CBcacEAC  BDDADCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız ee  AeD     AB a CAA EbE   bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 1 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 5 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

217,642 44,65
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  504
MELİSA GÖVCE 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 98 98 281 1627 % 44,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEdBAaeDdaCbBbA  ddd DAbEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız abeAddBACDaECAbACbbdeDDABbcbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız   AbDa  eeAB  a AA  d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 3 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

187,871 68,61
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  185
MUSTAFA PEKGÖZ 120 28 44 48 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 134 134 451 2500 % 68,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bdBCECBcDD CaCae bccBbeDDAbdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeA  eAdeaE AcbCcbbeDabaeBaBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız            e b     b D  d c Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız    ab   d   d   a      cC  e E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 3 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 6 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 6 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 0 1 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



11. SINIF KDS 3

166,806 82,22
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  806
NİYAZ*AARAS İPEKAÇEG 120 14 20 86 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 147 147 548 2996 % 82,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbaBe C  a db         a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dD EeA de   BE Ac aA  b   Cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  e    ae          A  Ec       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız aD                            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 0 0 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 2 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 2 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 2 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

253,334 24,40
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  809
OZA  GEL İR 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 37 142 889 % 24,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız AcBCEaBADDDCdCb db  BC bDeb BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 3 9 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDA CBAde  CA AC    cDABCBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız   c DD    ABCaEdAA     Eb B Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 2 1 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 0 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 4 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

234,556 34,00
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  450
RUMEYSA SELMAN 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 67 67 213 1239 % 34,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACeDEdBADDadd CaCBA DdddbDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDabeAddBAbCaECAbAC BeDDADbbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız ee  AbDa    AB    AA  Dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 3 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 5 2 24

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

189,674 67,29
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  131
SERHAN YURTSEVER 120 21 13 86 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 130 130 437 2452 % 67,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCEaBAaDeCdaaeC  D  C DAbE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  EDA   b   EbA  d eC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 0 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 1 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

204,440 54,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  777
SUDE BALCI 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 111 111 355 1989 % 54,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBeaaBAaeBd    C   DeaBED  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız bDDEeAa cA CBEaAEca BebDAebCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 3 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

226,730 38,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  748
SUDE KILIÇ 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 80 80 246 1409 % 38,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCECBADDDCaaacCA  B   DAbdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız  aDdEaBACDaEbccbCA bBbDdBCBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız                     c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız e b  B  aD            d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 0 60

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 6 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 3 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



11. SINIF KDS 3

234,616 33,97
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  803
TUGAY SÜMBÜL 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 66 66 212 1238 % 33,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDEaBADDBdeDacCacdDadcEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDaEeAdCBAcbeEaAcAaAeBbbADCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Bb cDaDEa  e  aECAe  ed e CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 6 6 29

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

234,220 34,25
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  542
UMUT ALTINKÖK 120 44 41 35 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 68 214 1248 % 34,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız caBCEaBADeDCaacadbBDaabDDAbEdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız abDAEdBACDBECAEdCAcbebaAcdBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız b cDcDEa Be  aECbAeed eEdBccEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 7 3 70

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 11 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

238,290 31,81
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11D  -  80
YILMAZ KAĞAN BAYRAM 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 60 60 198 1159 % 31,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEa ADeDdcC  CA  dd  DAbE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız abe ddBACDaECAbAC bCeDDABbBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız   AbDa  eeAB    AA  E   C   Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 3 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

215,473 46,19
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  878
AKİF BAŞKAN 120 37 40 43 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 99 99 292 1683 % 46,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BeCBDEdBADDdeCcabdaAeaaCB DbeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeeEaAEd AcaaEaAEdCdBBDbcDCCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  aed DaDd D      aAd ccd aECBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 5 8 24

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

222,435 41,33
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  544
AKIN ATAKUL 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 87 87 263 1506 % 41,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBBCEdBADDDdeCbaaAeDadCcabeEBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEe b  ACeccbAEACAcaBbDABCBCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız ed  aD   a  dC aA D d aE BB  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 3 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 6 6 29

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

229,287 37,05
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  327
ALPEREN YILDIRIM 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 76 76 234 1350 % 37,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBcCEaBADcDCBCEaCABDeCCDcAbb E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAEb AbDaaCAbACceaaDDAaddCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız     D           A            c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 1 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

190,250 66,74
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  794
ARDA SARI 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 128 128 434 2432 % 66,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACceEaBADadCe Cad A  c a Deed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CD be E d  Ccc A  C Bdb bDCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BC                    d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız    da                         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 1 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

205,767 53,43
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  819
AYŞENUR UÇAR 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 108 108 345 1947 % 53,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BdCBDbCB DacCC daCa   adBEDe E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız e   eAEa e C E A  a Bc D  CCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BCb b             A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 3 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 1 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 0 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

225,098 39,43
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  719
AZRANUR KARAYİĞİT 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 81 81 249 1437 % 39,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBbEbBAaDDCeCa CABb CCcDACEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DaeAEdBACDBbaccbC  eBbD eCabB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız  A c    B    C Cc       e    b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 1 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 6 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 3 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

196,052 61,53
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  1203
BAHAR ÇEŞMECİOĞLU 120 28 32 60 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 124 124 399 2242 % 61,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CBDE BAa ade Cbac BDedB DeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız Ca EeA e ADa c AcdCbeabD cdCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BC   Dc             be  acdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  a                            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 5 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 6 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

204,985 54,17
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  788
BERAATTİN ARSLAN 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 110 110 354 1974 % 54,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCEdBADDDedabaCAeaaCC   eEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız D DA  eACD b bc CAca b  BC CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız       c             E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 0 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 5 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 0 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

183,158 72,20
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  745
EDANUR KAPISIZ 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 141 141 480 2631 % 72,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBaEeBAaDDdcaa CA bcCebcACbec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız   c  dBA  acbAcbCbeCe DdcC C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 1 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 7 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

271,754 16,66
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  836
EFECAN KISACA 120 56 34 30 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 17 84 607 % 16,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBedaBADDdCCDCcdeABbeCBEDbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CebEDAEdBAcbeECAcAacBBDDcDCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız cebcbDeDEbDeABCCaCAAAEcEbDECBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 3 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 15 6 71

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

177,653 75,93
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  767
EGEMEN ÖZÇOBAN 120 23 39 58 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 145 145 505 2767 % 75,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBBCbCBeDDDaebcadAaDdaCaDeadBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız cEedcecAdDacCeEAabbacDceBCcbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  a          d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 7 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 1 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

184,713 70,99
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  688
EMİRHAN DEMİRCİ 120 28 49 43 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 139 139 469 2587 % 70,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeEeBADac e badeA  c BEcAe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dDbbDAce AbaBEaAb aA Be  eCaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız acdbc  bddb cc e  AA   c  Ed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız aDeB  e  dc    e  a    d   d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 5 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 4 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 3 7 14

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 2 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 2 0



11. SINIF KDS 3

203,024 55,79
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  1099
EREN YAZICI 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 114 114 364 2033 % 55,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız ceCBDEdBADDdeCcabCaAeaaCBdcACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeeEaAEd AcaaEaAEdCdBBDbcDCddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız           D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 0 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

202,024 56,59
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  826
ESRA LAFIBOL 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 116 116 370 2062 % 56,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCcbBAaDeCdabcCA b dCcDAebdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAEdeACDacaAc C  CebaAeCBbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız     bD   B    cdcd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 1 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 4 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 4 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

184,267 71,41
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  28
KEMALHAN URHAN 120 25 38 57 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 140 140 473 2602 % 71,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız cACBDEaBAaecdCcabdaAe adc eAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız beDEe b  Ac ccbAcbaA  D   CCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  ae   *D      dC a d ccd aE BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 4 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 7 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 8 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

187,891 68,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  737
MEDİNE BORA 120 26 36 58 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 133 133 450 2499 % 68,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CcDE BAa ade Cbac BDedB DeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız Ca EeA e Aca c AcdCbeabD cdCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  cCd  Dc    Ac       be  acdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 6 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 8 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

245,020 28,49
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  524
NİSAN YAĞMUR ÖZKUL 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 53 53 172 1038 % 28,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDECBADDabCDCbCBABDcaBEDeCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDEeAdb AcbcECAbACcBBeaAeCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  aed  aD  D      aAd ccd aE B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız EcdB                 a da   dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 7 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 2 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 4 10



11. SINIF KDS 3

166,412 82,41
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  1803
RAHMAN YILDIRIM 120 24 59 37 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 148 148 550 3003 % 82,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBBCEbBcaDeCadbeCbecBeCDbAecBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız abbcddaeecBdaccddeeaaDDbcdeaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    bb cC dd beE AA            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  Bb aaDd  cc ee cc            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 0 6 0

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 9 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 3 4 14

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 2 0

GAZLAR 3 0 3 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

203,262 55,65
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  817
SEDANUR ÇİL 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 113 113 362 2028 % 55,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbaBaEdBAa BCCDaaC d  a BEb b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEe E  A C  dAcda BceDADbCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  BCb  b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 3 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 2 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 4 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 0 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

236,210 33,21
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  60
ŞEVVAL BİLECEN 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 64 64 207 1210 % 33,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BAbBDECBADDaCCDCbCeAdbaCc DAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDbeAEdeAe e bAEAdABBDDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız       D           bd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız  a                            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 4 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

191,783 65,40
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  720
ŞEVVAL ÖZPOLAT 120 25 26 69 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 127 127 422 2383 % 65,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDECBAaDdCdeCbC A beC  beb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dD b  a ce dabacbba Bee   CC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız BBC  c D               E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 3 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 8 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 0 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

198,043 59,88
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  592
SILA NUR YAŞAR 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 121 121 389 2182 % 59,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBbE dAaeeCBa  Cb baeCccAeE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAE  ACeBcaAcAa  Ceeb BCBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız Ce  b            A a   cde   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 0 4 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 4 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 5 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

247,239 27,52
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  707
SUDE SALMA 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 51 51 164 1003 % 27,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBCECBADDDbaCaBCABDcdCDDbbbBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAdbdACDcECAbACccaBeaABCcCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız ed  aD   B    a AdD d aE BB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız  d d    E             a     D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 2 0 100

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 6 5 29

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 1 2 10

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



11. SINIF KDS 3

259,918 21,30
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  604
ŞULE GUNEYLİ 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 28 28 117 776 % 21,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACcDEaBADDBCCDCECaABDeCBEcACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız bDDEeAEb AabaECAbACcBBDDADdCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  e    DDE    B    A   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 2 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

213,265 48,08
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  717
SULTAN ÖZTÜRK 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 101 101 312 1752 % 48,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEddADDbdBCbaCAdaBbdDcceEcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DcDdEddACeBEaAcACAbdaDacBaBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız b   D           b            c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız          c                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 4 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

222,197 41,47
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  0
YAĞMUR BEREN BAİN 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 89 89 265 1511 % 41,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BAaBDdCBADDcC  bcCe      EDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CDDEDAEdeA dB a  AC  BbaADCbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız cB     D          cd c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 0 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 3 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

144,624 93,14
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  752
YAĞMUR ÖZTÜRK 120 10 36 74 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 152 152 650 3394 % 93,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BdeBcadd aed   bb aA  ed  DAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız aaD eA d A   Ee    d  e   dCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız   d   e b  ac  a a  b e a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 1 2 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 3 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 7 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

182,494 72,80
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11E  -  1180
ZEYNEP KAZAN 120 21 24 75 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 142 142 485 2653 % 72,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDaed aDcCe CaCaA acC  DAe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız b a eA d   aBaCAEAd  Ba  Dba B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız                       cd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 3 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 2 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 2 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

274,328 15,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  546
ASLI YOLTAY 120 52 13 55 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 14 74 571 % 15,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCECBADeDCcbbcCABDBCCDDACEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAE  ACD aaA da    DDA C C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    cDDa aB B CECAA    D C BbE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 5 0 100

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 4 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 1 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

251,650 25,16
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  198
BENNU ÇANKAYA 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 40 40 149 917 % 25,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBDEdBADDeCeDCaC  BDd B DAe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEeAE BA bacCAbACcBBDDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız   C              CAA Eb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 5 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 1 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

232,893 34,99
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  756
BERFİN KARA 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 69 69 219 1275 % 34,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız bBBbbbBAeDDCBaceCcBDd e DACdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAE  ACeaECAEACc dBDDABCBbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız Cc  e      c    AADb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 3 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 3 2 14

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

213,967 47,23
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  648
BEYZA ORMAN 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 100 100 305 1721 % 47,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBDECBADDdCCabcCe   eaBEab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEDAEdBebaBcaAEAac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aB   D D    AaaCE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 4 2 19

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

218,692 43,83
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  1576
BİRET TU* AL 120 38 40 42 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 97 97 280 1597 % 43,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCdddADeDdabbdCddDeCdaDeabB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEedd dAbeBEaAbdabbCaD AeCaCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız e bcDD  BB BaCECAADd  b C B Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 5 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 4 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

281,260 13,20
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  168
BUSENUR NÜSET 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 9 55 481 % 13,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBBCECBADDDCBCbeCABDeCCDDAeEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAdCBACeaECAcACccbBDDABCBCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 2 20 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C  c         CECAA        c ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

221,316 41,96
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  1162
DİDEM ŞAHİN 120 39 40 41 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 91 91 268 1529 % 41,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDdddADeaddaCbCdddDeCB Deab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız beDEedd dAbCBEaAbdabeaDDADCCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız cBe  cDD  Db BaCECAA Eb ab C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 5 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 5 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

280,469 13,80
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  0
DOĞUKAN ATAĞ 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 11 62 503 % 13,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDEeBADDcCeDCbCacBDBdBEDbaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dDDEDAEbBAcbeECAbACbBeDDADCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aBC cDDD  b ABaCECAAbEb  c C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 4 1 80

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 5 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

289,579 10,84
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  782
DURU SORUCU 120 55 3 62 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 44 395 % 10,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 1 5 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız  BBCECBAD DC CEc A DBCCDDACEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAE  ACD aaA  C   BDDA  BCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 0 17 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız     DDE   ABCCEC AD   D     E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 4 0 80

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 2 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 10 0 48

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

273,783 15,94
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  263
EFE MUHAMMED EDİN 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 15 77 581 % 15,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBDECBADDBCCDabCaABDeCBEDAeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeDEeAdCBAabaECAcACcBBDDADCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız   C  c         CECAA Eb  D   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 3 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

256,621 22,72
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  810
ELA HENDEK 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 33 132 828 % 22,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBeECdADDaCCbaadcAdDe BEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dDDEeAE  AbbeECAbcCb BDDAeCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aBdb cDDa D  BaCECAA Eb  D C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 2 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

249,897 25,99
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  750
ELİF SİMGE ARAL 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 42 42 153 947 % 25,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBbEeBADDDCcCb C  bBdeDDdaEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAE BAdDeECAbACbebeDDABCcCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    DD    B BaCE Ae      C B  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 1 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 3 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

208,124 51,70
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  423
EMİR AKSU 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 105 105 334 1884 % 51,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbbBDECBADDedCDacCeABDdCedDAec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dDDEeAaeBAeeBaaAEdaAeaDDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız   CbAea       be              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 3 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

201,756 56,83
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  474
ESİN * 120 29 28 63 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 118 118 372 2071 % 56,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BcCBDECBAaedCeba Cd  b b EbA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız be acd   A  BECAaAabBeDDA bCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aB   D D    AaaC   e     c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 1 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 4 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 3 4 14

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

223,970 40,37
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  797
ESMA DURU DEMİREL 120 40 40 40 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 85 85 256 1471 % 40,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeECBAaDadCDabdacdDaaBbDebE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız beDdeAECBdabdcbAEdCAaBaaAcCCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Bab ceDc D  BCCECAA EbE D  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 2 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 2 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

164,797 83,26
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  338
EYÜP ÖZTÜRK 120 20 46 54 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 149 149 555 3034 % 83,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCEeBbDecdBabeCdBbebCabAeded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DaecbedeCeedaddbddbdBbDdabaCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız b  D D  aB       e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 5 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 0 10 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 1 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

239,201 31,42
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  714
FULYA KILIÇ 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 58 58 193 1145 % 31,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbbBDEaBADDBCCbC C AcDed EDA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız deDEDAdCBdedBECAbbCcBBDDADCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  a                Ac Ebd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 2 4 10

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

236,449 33,04
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  526
HALİL ARDA ÜSTEL 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 63 63 206 1204 % 33,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BbCBeECBAaDaCdDabCeAcbdCBdbeed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeeEeAECBAbCaEbcbbCAcdeDADdCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız  Ba  cDD  D  B CECAA EbE D  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 2 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

170,661 80,30
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  776
KADİR SELİM BAYRAM 120 20 38 62 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 146 146 535 2926 % 80,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BdaeedCBA  Bde aaCdcebeCd cAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız beDaedEd AbCBbaAE CABee   eCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız    c  e   D  c     e         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız   e                           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 0 5 0

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 1 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 6 3 60

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 1 3 5

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

238,380 31,72
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  1183
KARDELEN MUTU 120 38 11 71 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 59 59 196 1156 % 31,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBceEaBADDDC e c AdDBC       E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 15 1 14 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDAE  ACD  aA  C    D A CB B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız    cDDE    BaCEC Ac   D     E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 4 1 80

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 0 0 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 6 0 100

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 7 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

220,801 42,26
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  800
MEHMET GÜNAYDIN 120 39 41 40 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 93 93 271 1540 % 42,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBeaECBAaDedBabadcdcaaCDDebcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız cdeAECBdCedcbAEdCAabBaDbaCaCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız ab cDDc  B BCCECAAD E D  d  Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 0 5 0

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 3 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 2 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

259,394 21,51
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  813
MİKAİL KAVALCI 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 30 121 784 % 21,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDaCdADDaCCbaadcAdDe BEDAbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dDDEeAEbaADbe CAbAC BBDDADCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aBadccDDa D  BaCECAAeEb  D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 4 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 10 3 48

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

231,298 35,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  496
MUHAMMET EMİR ARSLAN 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 73 73 228 1308 % 35,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCECcADeD  acBCABD adbb  EBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEDA dcA ee eAE CAedebDcBCaCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 0 22 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız C  DD        CEC A           D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 2 0 100

ŞİİR 5 3 0 60

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 1 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 4 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 5 0 24

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

255,958 23,13
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  831
NİSANUR BİÇİCİ 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 36 36 137 843 % 23,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEdcADDeCaaacdAdDeCCbDAbEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAE  AdDeECAbcCbbbBDDdBCcCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız eb cDDa  B BaCECAAD   D C B Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 2 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

232,239 35,48
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  789
RÜMEYSA YANIK 120 43 39 38 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 72 72 224 1293 % 35,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCEbBADeDCeCccCedDaCCbDACbcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız aEDdbbcAbcBEaAbcdbbaBDDdBCBaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız e  ccDa ae BaCECAAcdb D C c Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 4 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 7 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 3 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 9 7 43

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

237,231 32,74
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  779
SAMİ YUSUF İLİŞ 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 62 62 204 1193 % 32,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız ABBCcaBADDDCBaaedAcbdbCbbeed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız eEeAECBACeaEbcbbCAbC eDAcdeCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız eb cDDc  B BCCECAAD E D     Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 4 2 67

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 12 1 57

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

224,702 39,71
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  1575
SUDE MADEN 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 83 83 252 1447 % 39,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBDEdcADDaCC Cae    e BEDA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız bcaaDd b A aBEaAccddBebDdDCCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aca dcbDa Dd BaCECAA Ebb D C c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 0 1 0

ŞİİR 5 0 2 0

MAKALE 1 0 0 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 3 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 3 6 30

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 3 20

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 10 6 48

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

194,645 62,71
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  673
SUDENAZ KARTAL 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 125 125 403 2285 % 62,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız cBaCEbBbaceCcCccCABDaCCDD db E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız    A d AC aE A  a   c    CdCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 3 2 60

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 0 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 2 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

181,584 73,55
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  740
TUNCA BERAT MERTCAN 120 24 38 58 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 143 143 490 2680 % 73,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABBCECBADDDCBCEBCABDBCCDDACEBE

Cevaplarınız dBBCECBADeDeeaceacaDdbeaecbccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DEDAECBACDBECAEACADCBDDABCBCBD

Cevaplarınız DEeAaeBAdDBEaAEdaAeeaaDcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAADDDECBBABCCECAADCEDDECBBAED

Cevaplarınız Cbdea cb                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDBDEEDEDCADADDECAEEBCCAADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0

HİKÂYE 2 0 2 0

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 0 2 0

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 3 3 50

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 5 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 3 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

164,074 83,73
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  963
YUNUS EMRE TEMEL 120 18 39 63 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 150 150 560 3051 % 83,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BdCacEeBADeBdCa bCedBbebedbAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız CeaaebcCdebde  daAddaBbDdDbCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 1 4 20

MAKALE 1 0 1 0

SOHBET VE FIKRA 2 1 1 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 1 5 17

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 1 7 10

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

205,202 53,87
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  792
ZEYNEP TOKA 120 25 6 89 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 109 109 349 1963 % 53,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız B CBDd BA D  C C C A DaCBEDAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız     eA   A  B  A  a      DCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50

CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

HİKÂYE 2 1 0 50

ŞİİR 5 2 2 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 1 0 50

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 2 1 33

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



11. SINIF KDS 3

287,767 11,42
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  471
ZÜMRA YAREN SARIBAŞ 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 8 46 416 % 11,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 155 155 677 3644

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BACBDECBADDBCCDCECBABDBCBEDACE

Cevaplarınız BACBeECBADDBCCDCbCaABbdCBcDA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDDEDAECBADCBECAEACABBDDADCCBB

Cevaplarınız dDDEDAE BA beECAbAC BBDDADCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBCAADDDECDCABCCECAAAEDEDDECBB

Cevaplarınız aB dccDDa    BaCECAA Eb    CBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBDCDBDEECEDCADADDDEAEEBACAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100

CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

HİKÂYE 2 1 1 50

ŞİİR 5 2 3 40

MAKALE 1 1 0 100

SOHBET VE FIKRA 2 2 0 100

SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 6 5 1 83

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 10 5 3 50

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0

ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 21 11 2 52

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 3 0 0 0

GAZLAR 3 0 0 0

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 4 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0
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