
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

1 356 CEMRE EREN 12D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 5 1 4,75 1 4 0,00 99 18 94,50 422,835 564

2 48 EMNMRT 12D 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 2 6,50 5 1 4,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 87 18 82,50 387,870 1102

3 66 İNCİ NUR IŞIK 12G 34 5 32,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 6 2 5,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 85 14 81,50 384,003 1153

4 1165 BALKAN YILMAZ 12F 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 23 2 22,50 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 85 16 81,00 381,928 1183

5 903 YUSUF CAKMAK 12 25 6 23,50 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 2 20,50 8 1 7,75 7 0 7,00 5 2 4,50 3 1 2,75 83 15 79,25 378,850 1218

6 94 ZEYNEP SARIKAZAL 12 34 6 32,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 7 19,25 2 0 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 83 26 76,50 369,205 1368

7 0 FATMA MERT 12G 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 3 18,25 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 79 11 76,25 367,958 1397

8 383 MEHMET KASIM 12F 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 1 14,75 4 2 3,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 79 13 75,75 366,243 1427

9 166 HALİL YAMAN 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 17 2 16,50 4 0 4,00 6 0 6,00 3 2 2,50 2 2 1,50 79 16 75,00 365,098 1442

10 36500 YAĞMUR KOÇ 12H 36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 3 17,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 79 16 75,00 364,018 1459

11 0 ZEHRA YILDIZ 12G 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 79 19 74,25 362,028 1501

12 178 ARDA BATIN EĞİLMEZ 12C 35 3 34,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 7 1 6,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 77 14 73,50 359,768 1544

13 119 KADİR KAĞAN KAYABAŞ12D 30 6 28,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 0 14,00 8 1 7,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 75 12 72,00 355,995 1601

14 422 Z AYBÜKE METO 12C 33 6 31,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 7 16,25 4 0 4,00 5 2 4,50 5 0 5,00 1 2 0,50 78 24 72,00 355,745 1605

15 452 ÖMER ARDA MURAT 12C 32 5 30,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 2 18,50 5 1 4,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 76 19 71,25 353,358 1655

16 5 SUDE NAZ ÖZCAN 12I 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 0 19,00 3 0 3,00 1 4 0,00 74 11 71,25 353,038 1662

17 280 HÜSEYİN ENES 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 76 22 70,50 351,095 1695

18 0 M EMİN ÇORAKLI 12E 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 6 15,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 74 17 69,75 348,558 1745

19 239 GONCA GÜCLÜ 12C 38 2 37,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 15 0 15,00 1 0 1,00 2 2 1,50 71 5 69,75 347,830 1762

20 0 MUSTAFA GÖKSOY 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 3 0 3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 75 23 69,25 347,148 1769

21 171 YUNUS EMRE PAZAN 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 74 22 68,50 345,615 1808

22 0 TOLGA SÜER 12 19 3 18,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 17 2 16,50 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 0 5,00 70 11 67,25 343,343 1854

23 0 IRMAK ALP      R 12 36 4 35,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 17 2 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 72 17 67,75 342,185 1876

24 296 CAN ÇETİN 12D 30 7 28,25 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 23 5 21,75 5 1 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 72 19 67,25 341,543 1892

25 41 BESRA YILDIZ 12E 35 2 34,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 2 0 2,00 69 7 67,25 340,690 1911

26 41 EMRE YUNUS BEKDAŞ 12D 32 4 31,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 5 0 5,00 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 70 13 66,75 339,805 1935

27 445 EBRU ŞEYBAN 12C 29 6 27,50 19 1 18,75 6 0 6,00 5 0 5,00 5 1 4,75 4 2 3,50 68 10 65,50 336,765 2018

28 293 NEJAT İŞLER 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 15 6 13,50 3 1 2,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 71 26 64,50 333,275 2093

29 576 MUHAMMED TOKTAŞ 12D 30 10 27,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 70 23 64,25 332,740 2118

                                                1 / 7



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

30 0 EKİN BAKIR 12 35 5 33,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 2 10,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 68 14 64,50 332,633 2120

31 244 NAZ 12D 30 5 28,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 15 4 14,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 4 1,00 3 1 2,75 68 15 64,25 332,568 2124

32 281 YAĞMURR 12D 32 6 30,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 5 15,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 70 23 64,25 332,310 2134

33 360 AHMET ARDA SAKIN 12B 29 7 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 69 21 63,75 331,153 2177

34 274 MELİKE KOÇKAN 12D 35 4 34,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 12 0 12,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 66 10 63,50 329,650 2204

35 61 İKLİM İMREN GÜNDÜZ 12T 35 2 34,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 4 1 3,75 66 10 63,50 329,285 2215

36 242 SERMET EVİRGEN 12H 38 1 37,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 0 2,00 65 6 63,50 329,043 2224

37 0 BERAT YURTSEVEN 12 33 5 31,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 68 22 62,50 326,823 2279

38 287 ALİ BARAN SEMET 12D 31 8 29,00 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 16 11 13,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 71 38 61,50 324,280 2351

39 0 ASLI BÜYÜKKAYAER 12E 32 7 30,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 18 0 18,00 64 10 61,50 323,798 2368

40 199 NİSA KURT 12C 34 4 33,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 4 2 3,50 3 1 2,75 1 1 0,75 64 13 60,75 321,455 2429

41 202 BİLAL ARSLANTAŞ 12C 32 3 31,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 13 2 12,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 65 18 60,50 320,828 2445

42 105 MİRAY GÜNEŞ 12A 34 3 33,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 63 12 60,00 319,248 2504

43 108 SILA GÜNEŞ 12 34 6 32,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 1 4 0,00 66 25 59,75 318,490 2524

44 51 YILDI *Y YAZMAN 12D 28 7 26,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 20 3 19,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 64 18 59,50 318,428 2526

45 765 ENES KANOĞLU 11G 38 1 37,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 61 6 59,50 316,853 2561

46 375 BERRA AYİŞİN 12D 34 4 33,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 12 4 11,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 62 12 59,00 316,010 2591

47 381 SEVİM EFE 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 13 4 12,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 65 25 58,75 315,540 2611

48 417 SÜMEYYE POLAT 12C 30 7 28,25 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 64 22 58,50 315,208 2623

49 905 CEM SÖYLEMEZ 12H 35 5 33,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 1 10,75 61 10 58,50 314,283 2647

50 0 EMİRHAN İNAN 12 32 6 30,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 62 15 58,25 314,150 2655

51 414 SERCAN KÜTÜK 12F 31 4 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 1 2 0,50 61 11 58,25 314,035 2664

52 278 BENSU TUNA 12F 32 2 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 12 3 11,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 61 13 57,75 312,480 2715

53 113 MERT KARTDAĞ 12B 24 13 20,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 2 17,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 63 24 57,00 311,683 2742

54 0 YANKI UZUN 12E 33 7 31,25 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 61 14 57,50 311,588 2749

55 0 ALARA ARSUN ŞERİN   30 2 29,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 11 3 10,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 59 7 57,25 311,180 2761

56 15 SEDANUR ARABACI 12B 30 6 28,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 13 5 11,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 61 16 57,00 310,665 2772

57 350 MURATHAN ÇEVİK 12D 30 6 28,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 8 14,00 1 4 0,00 4 2 3,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 65 32 57,00 310,655 2773

58 12 CEREN NAS 12F 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 61 16 57,00 310,448 2777
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

59 1556 MERYEM GÖKCE 12A 29 4 28,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 7 10,25 4 0 4,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 62 21 56,75 309,975 2793

60 453 IŞIL AVCI 12H 34 2 33,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 9 1 8,75 58 5 56,75 309,030 2822

61 298 GAMZE KARAKAN 12E 31 4 30,00 4 0 4,00 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 15 0 15,00 1 1 0,75 59 10 56,50 308,760 2828

62 0 NİL BAYSALGİL 12G 33 7 31,25 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 11 2 10,50 1 1 0,75 1 0 1,00 60 14 56,50 308,608 2829

63 950 EMİRHAN BAYRAM 12B 31 9 28,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 8 13,00 1 1 0,75 2 4 1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 65 35 56,25 308,288 2845

64 98 AZRA NUR ERİŞEN 12H 32 8 30,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 16 3 15,25 1 0 1,00 60 15 56,25 308,015 2855

65 66 KÜBRA KAYA 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 60 16 56,00 306,660 2897

66 421 EMRE YILMAZ 12H 32 6 30,50 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 7 4 6,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 60 17 55,75 306,530 2900

67 0 ZEHRA KAYA 12I 32 6 30,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 59 13 55,75 306,480 2903

68 7 ECE TOPHAN 12C 29 5 27,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 12 3 11,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 59 14 55,50 306,343 2909

69 871 BEYZA NUR TAN 12F 34 5 32,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 60 17 55,75 306,168 2917

70 472 ELİFSU ARSLAN 11G 31 5 29,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 1 0 1,00 58 10 55,50 305,823 2931

71 259 NACİ ALP ÇETİN 12F 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 60 18 55,50 305,748 2936

72 441 ÖZNUR ARSLAN 12C 28 6 26,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 17 0 17,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 60 19 55,25 305,490 2944

73 0 RABİA NUR EVCAN 12E 32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 10 3 9,25 58 11 55,25 304,890 2975

74 0 AYSİMA ÇELİK 12E 28 9 25,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 6 12,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 60 21 54,75 304,018 3000

75 432 SELEN DENER 12H 34 4 33,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 2 0,50 3 1 2,75 59 16 55,00 303,940 3004

76 283 AYSİMA KARAKUŞ 12D 29 7 27,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 61 26 54,50 303,218 3037

77 0 TUNA DOĞRUSÖZ 12I 37 3 36,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 56 6 54,50 301,988 3073

78 5 SUDENUR ÇEVİK 12A 29 8 27,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 12 5 10,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 4 1,00 60 24 54,00 301,900 3079

79 373 UMUT EGE KUMANLI 12D 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 62 32 54,00 301,763 3083

80 346 YAPRAK 12 26 6 24,50 5 0 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 10 4 9,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 58 17 53,75 301,340 3098

81 0 HASAN HÜSEYİN GÜRBÜZ12E 33 6 31,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 59 20 54,00 300,965 3110

82 0 YİĞİTEFE KOÇOĞLU 12E 34 4 33,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 58 17 53,75 300,045 3145

83 455 KEREM KAVAK 12D 30 9 27,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 8 9,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 2 0,50 62 35 53,25 299,378 3167

84 100 ARDA ÇALIŞKAN 12C 30 6 28,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 7 10,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 60 27 53,25 299,300 3169

85 357 AHMET YİĞİT ONUR 12H 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 11 4 10,00 3 4 2,00 2 0 2,00 58 20 53,00 298,905 3185

86 337 ATAHAN MESTANLAR 12C 33 5 31,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 60 27 53,25 298,838 3187

87 909 YAĞMUR ŞENYER 12D 27 4 26,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 57 16 53,00 298,780 3189
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

88 86 ELİF ÇİFTÇİ 12H 37 1 36,75 2 0 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 54 4 53,00 297,323 3246

89 1152 HİLAL YAMANDAĞ 12H 29 8 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 56 14 52,50 297,110 3255

90 223 UĞUR YONAT 12C 27 1 26,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 55 11 52,25 296,528 3276

91 0 NİL NEHİR TEKİN 12F 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 6 7,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 58 23 52,25 296,368 3287

92 232 AYSU AKÇAY 12I 31 5 29,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 55 11 52,25 295,988 3306

93 0 EMİR ERGÜN 12G 31 3 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 4 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 55 11 52,25 295,963 3310

94 0 EVRİM CEREN ÖNCEL 12G 31 3 30,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 13 1 12,75 54 7 52,25 295,863 3318

95 0 ERENCAN TÜRKMEN 12 26 10 23,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 58 26 51,50 294,565 3363

96 377 BURAK BÜYÜKYİĞEN 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 6 2,50 3 3 2,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 57 21 51,75 294,380 3372

97 0 NİSA GÜMÜŞAY 12I 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 3 0 3,00 1 0 1,00 56 20 51,00 292,573 3440

98 54 İREM ATABEY 12H 33 4 32,00 4 0 4,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 12 51,00 291,890 3460

99 277 MEHMET SÜNE 12G 31 5 29,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 55 17 50,75 291,468 3480

100 587 ELİF NUR KÜPELİOĞLU 12F 30 7 28,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 0 10,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 54 15 50,25 290,123 3543

101 818 BARKIN AKINCI 11G 28 8 26,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 55 20 50,00 289,840 3552

102 879 BÜŞRA GÖNENÇ 12I 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 57 30 49,50 287,565 3637

103 151 ECE TUNCER 12I 31 9 28,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 5 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 54 19 49,25 287,118 3649

104 396 ELİF ECREM BÜLBÜL 12H 32 5 30,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 51 9 48,75 285,268 3707

105 716 SUDE DEMİRBAŞ 11G 28 10 25,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 1 2 0,50 3 4 2,00 1 1 0,75 54 23 48,25 284,510 3730

106 115 BEYZA GÖKTEKİN 12F 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 18 48,50 284,243 3742

107 0 YAĞIZ KAAN ÇELİKEL 12I 31 7 29,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 3 2 2,50 1 1 0,75 53 19 48,25 284,043 3753

108 0 ZÜHRENAZ GEZİCİ 12E 29 2 28,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 50 9 47,75 282,500 3810

109 276 İREM KARABİNA 12F 32 7 30,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 1 2,75 2 1 1,75 52 18 47,50 281,698 3840

110 0 BUSENUR ERGÜL 12I 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 54 26 47,50 281,620 3843

111 0 FATİH EMRE ÖZDİL 12E 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 51 14 47,50 281,485 3850

112 966 MELTEM BÜLBÜL 12E 35 4 34,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 7 0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 53 22 47,50 281,090 3862

113 128 HELİN DOĞAN   27 8 25,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 51 18 46,50 279,330 3922

114 247 EYLÜL ALTIN 12F 27 5 25,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 48 7 46,25 278,448 3963

115 0 BUĞRA SENEKÇİ 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 51 19 46,25 278,115 3976

116 55 ELİF NAZ TATLI 12G 32 6 30,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 49 12 46,00 276,995 4023
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

117 0 YAPRAK ALGÜL 12G 29 8 27,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 2 7,50 49 13 45,75 276,655 4039

118 0 GÜL KAYA 12G 29 2 28,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 48 9 45,75 276,450 4043

119 201 ELİF ACUN 12G 31 7 29,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 2 8,50 1 0 1,00 49 15 45,25 274,893 4107

120 186 SU CİVELEK 12G 35 4 34,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 48 11 45,25 274,225 4127

121 329 SERHAT KARAHAN 12E 20 5 18,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 14 2 13,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 48 15 44,25 273,318 4162

122 0 KEREMCAN UZUN 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 8 3 7,25 1 2 0,50 1 0 1,00 50 22 44,50 273,168 4171

123 282 ROJİN BULUT 12B 33 7 31,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 6 0 6,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 52 30 44,50 272,418 4196

124 235 KADİR YİGİT 12G 28 10 25,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 50 24 44,00 271,655 4221

125 156 ŞERİF ELMAS 12F 28 5 26,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 5 0,75 1 0 1,00 48 16 44,00 271,473 4227

126 13 BEDİRHAN BAKACAK 12I 29 7 27,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 1 8 -1,00 3 3 2,25 1 1 0,75 2 0 2,00 49 22 43,50 269,938 4278

127 0 ELİF K 12G 27 8 25,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 48 19 43,25 269,375 4306

128 980 ELİFNAZ KOÇAK 12F 31 5 29,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 47 15 43,25 268,778 4324

129 16 MERT YORULMAZ 12H 25 12 22,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 48 22 42,50 267,640 4378

130 495 MERTCAN YÜRÜK 11G 29 9 26,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 22 42,50 266,883 4405

131 483 DOĞA GENÇTUN 11G 24 8 22,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 1 1 0,75 2 5 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 49 27 42,25 266,815 4410

132 39 SILA YAYLI 12E 28 8 26,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 47 19 42,25 266,245 4432

133 577 IŞIL KIRAN 12F 31 5 29,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 46 15 42,25 265,738 4450

134 758 SÜLEYMAN SAKLI 11G 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 50 33 41,75 264,978 4478

135 890 SAMET DEMİRAT 12F 32 6 30,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 6 -0,50 46 19 41,25 262,610 4561

136 109 İSMAİL YAMAN 12I 27 10 24,50 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 45 17 40,75 261,930 4579

137 0 ÖNDER AVCI 12G 23 9 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 18 39,50 258,733 4679

138 1557 CEREN YAYLI 12G 30 9 27,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 21 38,75 255,478 4792

139 783 SERRA KIROĞLU 11G 27 9 24,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 22 38,50 255,053 4803

140 311 KAAN GÜNDOĞAN 12E 21 13 17,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 10 7 8,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 46 32 38,00 254,513 4813

141 952 MURAT KILINÇ 12G 25 9 22,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 0 1,00 4 2 3,50 1 1 0,75 45 28 38,00 253,973 4833

142 0 BARAN TAHİR MÜLKÜT 12G 26 7 24,25 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 42 17 37,75 252,883 4859

143 464 CEREN ÖZDAL 11G 23 4 22,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 39 9 36,75 250,165 4949

144 764 NAZ KAPANCI 11G 28 12 25,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 44 29 36,75 249,805 4960

145 99941 SUDE NAZ KETECİ 11G 29 8 27,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 21 36,75 249,495 4972
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

146 1101 ELİF ANASAL 11G 24 6 22,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 40 15 36,25 248,630 4999

147 0 **E 11G 25 13 21,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 11 -0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 45 41 34,75 244,218 5129

148 0 NESLİHAN ÜSTÜNDAĞ 12G 24 8 22,00 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 37 10 34,50 243,330 5156

149 919 ŞAHSENEM ÇELİK 12E 25 7 23,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 3 3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 39 18 34,50 243,218 5159

150 0 HALİM EFE KARAKOÇ 12G 23 12 20,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 5 2,75 2 0 2,00 39 23 33,25 239,895 5245

151 154 NİLSU DEMİROĞLU 12F 23 7 21,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 37 18 32,50 237,448 5315

152 775 BÜŞRA KARADEMİR 11G 25 6 23,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 38 22 32,50 237,155 5328

153 979 MİKAİL BAŞIGÜZEL 12E 24 13 20,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 11 1,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 43 43 32,25 236,758 5337

154 572 EFE KENAR 12B 24 12 21,00 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 6 2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 1 4 0,00 42 40 32,00 236,120 5364

155 84 MELİKE ŞENEL 12F 22 16 18,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 8 4,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 41 37 31,75 235,575 5381

156 854 BADE YL ZS 11G 18 16 14,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 7 5 5,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 38 31 30,25 231,705 5479

157 608 BERK BARIŞ AKIN 11F 24 16 20,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 3 3,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 39 41 28,75 226,475 5610

158 384 YUSUF EREN ÜNAL 12E 13 1 12,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 14 6 12,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 31 11 28,25 225,638 5629

159 18 İPEK BİLGİÇ 12G 26 12 23,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 7 1,25 0 1 -0,25 34 31 26,25 218,285 5780

160 837 YİĞİT ARAS 11G 20 4 19,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 24 7 22,25 209,185 5928

161 908 ŞÜKRAN BAŞARAN 12H 17 14 13,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 29 27 22,25 207,440 5970

162 0 UĞUR BERAT ŞEN 11G 19 6 17,50 4 2 3,50 23 8 21,00 205,420 5997

163 0 EMİR ÖZDEMİR 12B 14 1 13,75 4 3 3,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 20 5 18,75 198,825 6088

164 0 DAMLA KARAKUŞ 12 15 12 12,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 13 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 27 34 18,50 196,380 6127

165 801 ELMİRA TARHAN 11G 16 19 11,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 1 11 -1,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 28 48 16,00 188,878 6221

166 0 12 8 18 3,50 8 18 3,50 152,115 6486

167 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SİLİVRİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 167 434 534 6648

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 6,63 26,51 3,27 0,87 3,05 1,37 2,18 0,82 2,91 0,99 2,66 4,19 0,31 4,12 0,00 0,00 0,00 11,51 3,12 10,73 2,21 0,42 2,10 2,12 1,31 1,80 1,85 0,88 1,63 1,03 1,09 0,76 58,6317,80 54,18 300,350

Okul Ortalaması 29,04 6,49 27,41 3,29 0,84 3,08 1,46 2,20 0,91 2,98 1,11 2,70 4,39 0,21 4,34 0,00 0,00 0,00 10,12 3,56 9,23 1,29 0,58 1,14 1,78 1,50 1,40 1,59 0,90 1,36 0,57 1,05 0,31 56,5118,44 51,88 294,410

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  11F 11G 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 12T

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11F 11G 12 12A 12B 12C 12D



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

0,000 98,59
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 167 422 516 6554 % 98,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

311,180 41,53
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

    -  0
ALARA ARSUN ŞERİN 120 59 7 54 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 55 72 105 2761 % 41,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız C     DA bdDDDDCDDDBBCCAECDDBE AEECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız C  EbCE DcCDEC DCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız eBEC e B   E  D    D BdE C B    E  D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E       A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

279,330 59,00
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

    -  128
HELİN DOĞAN 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 113 178 223 3922 % 59,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BdbEDCC aAAcEDC DcE  DBBCCAbCDc EcDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aA AD   E bCaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED   dC    D  E   D B          c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdE d     A cd  a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

226,475 84,39
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11F  -  608
BERK BARIŞ AKIN 120 39 41 40 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 157 332 405 5610 % 84,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BaCEDCCDDAbEdDbebccdecBaCCAECcDBEdDaBCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız dcecbDdacedCd    D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E      a         c             B      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdEeecCcEbADbeDeee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

244,218 77,15
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  0
**E 120 45 41 34 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 147 289 351 5129 % 77,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEce EdD aDCbecBBdCAECDDeEebEdeDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız edDEAeEabdCDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 11 17 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c E   Ceaaab      d  ebd b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C cedCa baA  Cabde C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 0 4 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 4 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

231,705 82,42
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  854
BADE YL ZS 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 156 324 396 5479 % 82,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CB CCEab acD beCeDceeCdeaC a EA EdaDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eA E aaeaaCeEC   DBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E    B bBa  e b     a  CD  A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C E e E  bA  C     a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

289,840 53,43
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  818
BARKIN AKINCI 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 101 151 193 3552 % 53,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCe Dd  aDCeeAdEDDBBCCAECDDBE eCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADaaeEd CCeEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B b       Ba   bDB      CA       a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E dECA e   A     C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

237,155 80,14
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  775
BÜŞRA KARADEMİR 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 152 306 374 5328 % 80,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız e CEDCC DA  cDCDDAdE  BaCCAECDeBd   BCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız abeADce bedCCDaBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız    e                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  aCdd b C  cAa      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 12 4 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

250,165 74,44
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  464
CEREN ÖZDAL 120 39 9 72 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 143 272 329 4949 % 74,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eC EDCC DA EEDCDcAEEDcBBCCAECa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E  A  dCceACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız    e                c C    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız                C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 9 2 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

266,815 66,34
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  483
DOĞA GENÇTUN 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 131 221 270 4410 % 66,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aeCCCEDA EdD bDbDbDBBCCAECDDBEddEE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEACEebeCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E C C   a    bD b  e d         D b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCaaedE   A  C cb  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 13 2 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

248,630 75,20
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  1101
ELİF ANASAL 120 40 15 65 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 146 276 336 4999 % 75,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBCCeEDA  dD aDC cDB CCA  DDeEA EE  CBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  AD  C eDdCDECeDCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız     a    d               C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCb  dd   A  e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 14 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

305,823 44,09
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  472
ELİFSU ARSLAN 120 58 10 52 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 70 93 130 2931 % 44,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCaED   ED DDCeDDBBCCAECDDBEdAEEaDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CA EA E   bDEaADCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c E    B d E    Da   BEECCDBBA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E       A         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

188,878 93,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  801
ELMİRA TARHAN 120 28 48 44 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 165 384 469 6221 % 93,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız dBCd bDA  bD bbCbDcBBC AcbDcBcdbdECebdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dc a ecebe DEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız bcd b dabEcbda                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bac e a  DA db  bdEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 9 11 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 0 5 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

316,853 38,52
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  765
ENES KANOĞLU 120 61 6 53 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 45 59 88 2561 % 38,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAcEED DDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEbCECD CDEadcCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E       B          B E CD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   a       A        C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 0 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

266,883 66,26
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  495
MERTCAN YÜRÜK 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 130 220 269 4405 % 66,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCbbDCC DA adDCDaAdEDDBBCCAEbDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbbADadCceACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED  d  e    ad         B   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  a   d      A      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

249,805 74,61
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  764
NAZ KAPANCI 120 44 29 47 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 144 273 331 4960 % 74,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCaEDAcadDcaDCDDDBBCCbECDDBEdcEbeDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAebdadaDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız        ec       b      d C         e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız b Ed      A   e Cc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

255,053 72,25
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  783
SERRA KIROĞLU 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 139 256 312 4803 % 72,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız  CbbDCC bA  dDCceAdEabBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADa e CAaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız  e ec        B    b        C cc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  a   de     A      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

284,510 56,11
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  716
SUDE DEMİRBAŞ 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 105 162 205 3730 % 56,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCbEDCC aAA dDCDbddEDDBBaCAECDDBEdDCBdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA AD d EeACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec        bD B    b B  d EC   c    eD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbbEad C   c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 2 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

249,495 74,79
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  99941
SUDE NAZ KETECİ 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 145 275 333 4972 % 74,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aeCCCEDA acD aDCDDDBBCCeECDDBEAAdEeDCBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız bA aA cdc aD C DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız e E C  B  c              d a     a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   b           c C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 2 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

264,978 67,36
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  758
SÜLEYMAN SAKLI 120 50 33 37 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 134 226 276 4478 % 67,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCabdecdDCcDAEEbDBBCCAdCDDBEcDaBCed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAcaBeEacCCbEaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED  bc d     Ba   DDB   EdCCb     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız dcbbaCe             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

205,420 90,21
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  0
UĞUR BERAT ŞEN 120 23 8 89 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 162 368 451 5997 % 90,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCbCB EBEdeDaD eD BEEC  BBA c DeD D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

209,185 89,17
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

11G  -  837
YİĞİT ARAS 120 24 7 89 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 160 362 444 5928 % 89,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDdB EC CC DeBEd eDDBD BEECCA D c DeD D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız      a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 9 0 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

152,115 97,56
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0

120 8 18 94 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 166 417 508 6486 % 97,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCdEbabDcbbEEDeaadaEecccba              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 6 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

326,823 34,28
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
BERAT YURTSEVEN 120 68 22 30 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 49 70 2279 % 34,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAacD aDCDDcBBCCAECDDBEAcEE DCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCEaaeCDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBE C     BE DDCa    B dCCDa e   DeD  ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız Ce C d    A  C eCd C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 3 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

196,380 92,16
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
DAMLA KARAKUŞ 120 27 34 59 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 164 378 463 6127 % 92,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  ceb b  AE D  DCe bd C  beD BE AdEbDaBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız     A  b e   C DCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 13 15 -1,25 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 14 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız    ae C b ad e b  e d aE b cd  a     D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   be C a  c aC  C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 9 6 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 4 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,633 31,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
EKİN BAKIR 120 68 14 38 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 39 60 2120 % 31,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDcbdEEDbDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E CADaBCEC aCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBd C    D BEa  DDB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CdC     aEbDA dCe C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

314,150 39,94
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
EMİRHAN İNAN 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 50 66 96 2655 % 39,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCbEDCCeDe E DCDDAEEDDBBCCAEbDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa  E AaC EBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa  E CC  D  E   aD     E C  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdE    d  A a De  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

294,565 50,59
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
ERENCAN TÜRKMEN 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 95 134 175 3363 % 50,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cC  DCCbDAAdaDCDecEEDDeBC AECcceE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız ae AD   EeACCDaBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBa bC CaD  EC  DDB  cEECC  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCc   ad eA  b d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 1 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

342,185 28,22
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
IRMAK ALP      R 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 30 48 1876 % 28,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeDAAEEDCDDbEEDDBBCCAECDDBEAeCBdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız  dCADaeCECdbCDbBADbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec B ECCC DD BEeEA  BD   ECC  D    CaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E  Ebc e   A   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

318,490 37,97
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  108
SILA GÜNEŞ 120 66 25 29 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 57 85 2524 % 37,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız dBCCCEDAAEdDDaDCDDDBBCCAECDDBEdcEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız acDEAe d  CcECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECe  eEEBEdbDa       E        E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCEaAdEEEDAc bccC da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

343,343 27,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  0
TOLGA SÜER 120 70 11 39 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 29 47 1854 % 27,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDC  be E DCDDcEED B C A CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaBCECeC D eADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED eE     DDCBEC ADDBD   dCCA D     eCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECA CEEbADE DACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 7 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

301,340 46,60
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  346
YAPRAK 120 58 17 45 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 80 110 147 3098 % 46,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aC EDCCcDA E DCDDAEEDD BeCAECc BEdcC   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaB    CCDE  DCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız dc e  CC C       bDDB   EECC  e  Ec D D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE  a  c  bDA  CD  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 1 2 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

378,850 18,32
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  903
YUSUF CAKMAK 120 83 15 22 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 7 16 1218 % 18,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDA EdD  DCDDDBBCCAECcDBEddbE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACE   aDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC C dEBECeDCDE D  E CCDB A aEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEcEDAaBCDA dE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 12 3 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

369,205 20,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12  -  94
ZEYNEP SARIKAZAL 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 9 19 1368 % 20,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCbDeAEcDCDDAEEDcBBCCAECDDBEdDCBCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbaADD eEeAaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız dcB dECCCCDDCBEC ADDBDCBEdaCeaDB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCEaABecEDAabCDeCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 8 2 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

309,975 42,01
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12A  -  1556
MERYEM GÖKCE 120 62 21 37 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 59 77 110 2793 % 42,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCCDaAAEcDCDD     BBCCAECDDBEdDC  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADac EedCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBdECCC eDaaEe AbDB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEC E   CddDA bde   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 14 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

319,248 37,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12A  -  105
MİRAY GÜNEŞ 120 63 12 45 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 55 83 2504 % 37,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  BCCCEDAAE DD DCDDDBBCCAdCDDBEdAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEbe d aCDECADCDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC        bD                B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCE  dE EDAD eD C E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

301,900 46,31
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12A  -  5
SUDENUR ÇEVİK 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 78 106 143 3079 % 46,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCdDCCDDAbEaDCDDcEED BBCCeEC DcE DCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA A a b aeC   BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız cDaB dCC   DC EC  DDcD  E  b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCEa  CEEaA EaacCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 2 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

331,153 32,75
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  360
AHMET ARDA SAKIN 120 69 21 30 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 33 44 65 2177 % 32,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDe E DDaDCD DBBaCeECDDdE dEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECbeCDECcDeDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC da BE  D   AD B ECCDBe    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CE bdEE bA aCb   dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

294,380 50,72
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  377
BURAK BÜYÜKYİĞEN 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 96 135 176 3372 % 50,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCaEDCecDd EcDCDDcEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADadC dcCCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDac d    D  e   bb        C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CcCdEd  C E A  a   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 1 3 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

236,120 80,69
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  572
EFE KENAR 120 42 40 38 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 154 313 384 5364 % 80,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCbEDd acD eDCDDDBBCCeaCcDcc AE eeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız ebDc dbaDad ca DCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız  dE b  B  B   e    e   d C c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECdCbdEaADae dCedd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 3 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

198,825 91,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  0
EMİR ÖZDEMİR 120 20 5 95 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 163 373 458 6088 % 91,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDB d CC C D BE   DDBD B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEedECb C   A      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

308,288 42,79
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  950
EMİRHAN BAYRAM 120 65 35 20 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 63 83 118 2845 % 42,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCbDAdabDDaDCDDDBaCCAECDDBEAAEdCeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız acDEeCEaadCDEaeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DeECbCCB dBE eea  A  BE CCDBac   a D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEebd   eA  CcAedEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

365,098 21,69
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  166
HALİL YAMAN 120 79 16 25 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 12 23 1442 % 21,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeaAA dDCDedEEDDBB CAbCDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaADacCECACCDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B EC   eD BE  ADDB  BEdCCA D  ED D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCEC  edEDA bC  Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 7 1 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

311,683 41,25
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  113
MERT KARTDAĞ 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 53 69 102 2742 % 41,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız dCCEDCCb AA dDCcbAEcDDBBCCeECDcBE cadCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aA Ac   EedCCD BbDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB  CC   D BE   eDBD BEECCAdDB  DC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbbC    e EDA  C  Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 8 1 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

272,418 63,12
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  282
ROJİN BULUT 120 52 30 38 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 123 203 250 4196 % 63,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAcEcDcDDCDeDBBCCAbCDDBEdAEECDeBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız accabdEec e  adDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız        B              EECCD      De C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCECeCbcbeAb ea  d a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

310,665 41,70
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  15
SEDANUR ARABACI 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 56 74 107 2772 % 41,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCdDCCD A ccDCDDAEEDDBBCCAECcDBEcDC  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA cD d  e CCD  ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcaBcdCC    CBE   bDB   EECC  D    e C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE C    C   A     Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

345,615 27,20
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12B  -  171
YUNUS EMRE PAZAN 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 28 46 1808 % 27,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCaEDAcEaDcaDCDbDBBCCAECDDeEdAEaCDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEACECa CcEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEC   B dBE DDa   D BEdCCDBdA   D D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE  C dEDAc e  Ce C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 1 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

359,768 23,23
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  178
ARDA BATIN EĞİLMEZ 120 77 14 29 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 15 27 1544 % 23,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAEbDD EA EECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADa  cd  CDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECCC BE BECeD a    BEd CDB  BBEDCDeD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  C  A Eb DA  Cad  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 2 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

299,300 47,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  100
ARDA ÇALIŞKAN 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 84 117 154 3169 % 47,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız  CCEDCC bA EcDCeDAEE DeBaCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız abeADacCbe CCDaBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDdB d aC  e dE   b B  BEECCAa    D a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  EbCEC  Cd  A  dbc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

298,838 47,94
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  337
ATAHAN MESTANLAR 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 86 119 157 3187 % 47,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EdD DDCDDDBBCCAECDDBEdAEdacCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEAeddb CDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caE       BE eDaD      dC DBd    b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız b bbdCEdbDA  C ebdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 2 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 1 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

320,828 36,78
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  202
BİLAL ARSLANTAŞ 120 65 18 37 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 54 79 2445 % 36,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EcD bDCDDDBBC AECDD EA cECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEbe eaaCD a DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E    B  B   DCD e  BEdCCDB       D DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CE  dEcd c  CbA  aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 1 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

336,765 30,35
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  445
EBRU ŞEYBAN 120 68 10 42 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 34 54 2018 % 30,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız    C cDAAEcDD DCDDcBBCCAECDDBEdAdEaDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCCC EEBECDDC  AD       BBABBEDCD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CC C CEEED aBCDACdEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

306,343 43,76
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  7
ECE TOPHAN 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 90 127 2909 % 43,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDd  c   DCDDDBBCCAECDDBEAc ECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACaba C  a DC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D EbC e   B  DDC      EcCCDB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   ECdC bEDA  C  C E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

347,830 26,50
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  239
GONCA GÜCLÜ 120 71 5 44 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 26 43 1762 % 26,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEcDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEA a   CDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 0 24 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC   E BECDD D  D    CC         D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  Cb Ad              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

306,660 43,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  66
KÜBRA KAYA 120 60 16 44 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 65 86 122 2897 % 43,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCeDDAAEaDCDDAEEDDBBCCAECcDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız acCAD   cdbaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDdc dC    D  E  A  B         D    CD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E      d  bA a    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

321,455 36,54
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  199
NİSA KURT 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 53 77 2429 % 36,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCC  AcEdDCDDAEEDDBBCCAECDDBEcDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız ae AD d E ACaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED BbEC C DD  E     B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCcb  C bDA Ee    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 0 67

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

353,358 24,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  452
ÖMER ARDA MURAT 120 76 19 25 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 20 35 1655 % 24,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BC EDCCeaA EdDdDeAEEDDBBCCAECDDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbeADD CEddCCDEBAbCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB ECCC DD Ba  ADDB  BEECC  DB ED aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE dE b CadbA a    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 0 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

305,490 44,28
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  441
ÖZNUR ARSLAN 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 72 95 132 2944 % 44,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız dBCCCED cEdDD DCDcDBBC AdCcDBE  EECDCBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dA   C b  a ECdDCDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECCC BEEBE DDCD      E C B    EeCD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCb  d b DA  C  edad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

315,208 39,46
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  417
SÜMEYYE POLAT 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 63 93 2623 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCEDCC  Ab dDCcDcEEDDBBCCAECDDBEdDCdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADb eEabCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB  be C   BE     B   EECC d      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbbdEC  Cc aA adD C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

296,528 49,28
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  223
UĞUR YONAT 120 55 11 54 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 90 128 167 3276 % 49,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 1 12 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeDAAEEDCDDAEED BB CAECD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız                BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDeBEECC   D BEC eDDB       eBD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbdaa  Cc  A a DACd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 9 0 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

355,745 24,14
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12C  -  422
Z AYBÜKE METO 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 18 31 1605 % 24,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCbDA EdDCDDAEEaDBBCCAECDDcEdDCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EcecDa CECdaCDaBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDdBddCCCCeDaBab ADDB  BEECC  D   D DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbeCECA C EDADa Db  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

324,280 35,36
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  287
ALİ BARAN SEMET 120 71 38 11 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 38 51 73 2351 % 35,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCac AAEdDCeDAEEDDBBeCAECcDBEdDCBeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADaceEbdaCbEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 11 3 13,25 % 44

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız cDeecEbC CeDCBEC eDDB eBEdCCeab BEbaa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdbC BCcEaA EeDdbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 3 50

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 2 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 3 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

303,218 45,68
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  283
AYSİMA KARAKUŞ 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 76 102 139 3037 % 45,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCC  AAEdDCDedbEeDBBCCAECDDBEd CB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACcD   a baCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec Bd Ce bDDCBb   DDBDb    CA c     D  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbdE  ce EaA E  c e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

316,010 38,97
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  375
BERRA AYİŞİN 120 62 12 46 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 46 60 89 2591 % 38,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAcEdD DDCDDDBB CAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 0 9 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  AD   E D CD C DCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaEea  B  BE eD D A     CCDB     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E   E beA  C  e c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

341,543 28,46
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  296
CAN ÇETİN 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 24 31 49 1892 % 28,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCC EDdAEcDeaDCDDcdBCCAb DDBE AEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADE      aD CdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaEC bCBdEBECDDeD ADCBEdCCDBBAB EbC  D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  C  d   EaAa C  b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

422,835 8,48
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  356
CEMRE EREN 120 99 18 3 94 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 4 564 % 8,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDcAAEEDCDDAEEDDBBCCAECeDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aACAa cCEaAaaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBEeEADDBDCBEECCABDBBEDCDaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbeCECb CEEDAaadDd e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

387,870 16,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  48
EMNMRT 120 87 18 15 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 4 12 1102 % 16,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CdCCCED  ddDbbDCDDDBBCCAECDDBEdcEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEbCEd  CDEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC BdEBECDDCb ADCBEECCDBBAdBEbCDCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE AdE EDAD Ccc  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

339,805 29,11
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  41
EMRE YUNUS BEKDAŞ 120 70 13 37 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 26 33 52 1935 % 29,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDC b  AE DCDDAEEDDBBCCAbCDDBEADCdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA     e  eCCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec B ECC   DaBE   DDBD BEdCCe D   D DCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbC ECd    DA   e  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 8 1 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

351,095 25,50
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  280
HÜSEYİN ENES 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 23 39 1695 % 25,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCED AEdDDaDCcDccBCCAECDcBE AEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dADEAeEda CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCC BdEBE eDCD cD BEECCDBB cBEc D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  Ccb dE EaA c    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 9 0 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

355,995 24,08
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  119
KADİR KAĞAN KAYABAŞ 120 75 12 33 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 17 30 1601 % 24,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCbCEDAAE Db DCDDcBBeCAcC DBE cEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACE aeCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D EC   B EBE DD    DC    CDB  BB DaDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  Cd  CE  De  CD  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

299,378 47,64
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  455
KEREM KAVAK 120 62 35 23 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 83 115 152 3167 % 47,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCcDe acaDaDCDDDBBCCAECaDBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız acDaeCaeD CDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBE a    d d aD D A b EEaCDBde aEceD b D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCbCe E EaA  dD e  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 2 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

329,650 33,15
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  274
MELİKE KOÇKAN 120 66 10 44 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 34 46 67 2204 % 33,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCCeDA EcDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA cD    ee CDEcADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B  CC  DD  E   D B    E C  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbC E   Cd DA EC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 0 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,740 31,86
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  576
MUHAMMED TOKTAŞ 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 29 38 59 2118 % 31,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCbDAAaEDeaDCDeDBBCCAECeDBEdcEdCDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEbebaa CDEbdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC   d B CDDCa  D  EECCD    B DCDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE dCEcdDA  C    c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 0 67

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

310,655 41,71
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  350
MURATHAN ÇEVİK 120 65 32 23 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 57 75 108 2773 % 41,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CB CCbDA EdD  DCeDDBBCCAECDDBEdcEECDeBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADa eEdacCDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D EbC Ce dBECeDCD   eBEdCCDBae B baa b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEb dEc DA  C  e dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 2 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 3 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

347,148 26,61
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  0
MUSTAFA GÖKSOY 120 75 23 22 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 27 44 1769 % 26,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDA  dDbDDCDDDaBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAedaaaaDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caECCCCB EBEC D D A  BEE CDB  B ED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCbbcdEdEDAc e Ad a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,568 31,95
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  244
NAZ 120 68 15 37 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 40 61 2124 % 31,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BC EDCCcD  EdDCDDA EDcBBCCAECDDeEdDCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E CAD   E ACC EBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBB  eC  DDCBaC A DB   EECa  a  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  EC  C  ebcDAaE DcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 3 50

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

333,275 31,48
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  293
NEJAT İŞLER 120 71 26 23 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 28 35 56 2093 % 31,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCbEDCCb    dDCDDAEEbDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADDceEaACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Eca d  CC  D B   bDDBDCBEdCCbBD  Ea   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız eEeCEbdcCb DA d Dc d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 2 17

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 9 1 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

315,540 39,27
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  381
SEVİM EFE 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 47 61 90 2611 % 39,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCaEDecaEDDDDCDDDBBCCAbCDDBEAAEECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CbDEAbEeacaDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCC e  BECDDCDce        B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCb  CEdEDA  be  ebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

301,763 46,37
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  373
UMUT EGE KUMANLI 120 62 32 26 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 79 107 144 3083 % 46,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCcDCCcad  caCDDcEEDDBBCCAECaDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbacDD CaecCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDB  d a   D     ADDB   EEaCedc aEbeD D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbbdECd d EaA  aDe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 0 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

298,780 47,97
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  909
YAĞMUR ŞENYER 120 57 16 47 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 87 120 158 3189 % 47,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCEDCCDDAAEcDCeDAEEDDBBCCbECDD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADacCcbdCCDEBbDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B dC CCDD BE    D e BE  C  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE d  b     A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 11 1 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 1 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,310 32,10
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  281
YAĞMURR 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 32 41 62 2134 % 32,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCdCEDA EdDDDDCDDcBBCCbEC DBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADa CE aBCbEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DeEaCC   aBEeDDCD bD  EECCDB     c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEaAdcbEDADcC  b a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

318,428 38,00
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12D  -  51
YILDI *Y YAZMAN 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 44 58 86 2526 % 38,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  aCCCEDcd  De DCDDDBBCdA CcDBEeAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  AD  e a  CDE dDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEbCC B dBEaDDCD AD  EECCDB     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCE   EddaA       Ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

323,798 35,62
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
ASLI BÜYÜKKAYAER 120 64 10 46 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 39 52 74 2368 % 35,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAbEEDbDDCDDDBBCd ECceBEAAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADE eECa CDEa DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 0 12 18,00 % 60

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 0 22 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEC C   EBECDD     CBEECCD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

304,018 45,13
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
AYSİMA ÇELİK 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 74 99 136 3000 % 45,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCC aAcEdDCDDA EbDeBCCA CDccEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaBeEdbCCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec edE e  DDaBE   DDBD c ECCA  B  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E d            b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 2 2 33

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 1 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

340,690 28,75
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  41
BESRA YILDIZ 120 69 7 44 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 25 32 50 1911 % 28,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDC bDA EcDCDDAEEDDBBCCAECDDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAeD CECcaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBc eCC DD     AD B  BE CC B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız         C   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 0 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

278,115 59,81
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
BUĞRA SENEKÇİ 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 115 182 227 3976 % 59,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBCCCEDe EaDe eCDDDBBCCAECDDeEeAEECcCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADbAecCbcCDEeADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECb  B  c            c C       b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız           A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

281,485 57,91
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
FATİH EMRE ÖZDİL 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 111 174 218 3850 % 57,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA ddD bbCDDDeBCCAECDDBEAAEECDCaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCc D CDEb DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E e d   d          B E   Bcd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

308,760 42,54
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  298
GAMZE KARAKAN 120 59 10 51 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 61 81 116 2828 % 42,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCeEDA EEDDDeCDDcBBCCA CDDBEAA ECD  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADE bEbaeCD b DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 0 25 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECC  B  BE DDCD     E CC B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız          eA         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 1 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

300,965 46,78
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
HASAN HÜSEYİN GÜRBÜZ 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 81 111 148 3110 % 46,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDddEcDCD AdEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADbaCEddCaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED Bb eC C  aBd  Aa e   EECC       e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız               b   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 4 2 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

254,513 72,40
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  311
KAAN GÜNDOĞAN 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 140 259 315 4813 % 72,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cbCbDCCbae  aDbDD EEDDBBCdA CDeeEeeC  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADa eEdeaCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDdB  ea  DDaBE  e  B   Ed C d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CdbbbC  e   A b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 13 5 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

273,168 62,74
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
KEREMCAN UZUN 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 122 199 246 4171 % 62,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCbDCe bAAEdDCeeAddDDBBCCAabDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAcaBCECdaaD a DCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa  cC    D       DB    dCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  c d C      A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 1 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

348,558 26,25
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
M EMİN ÇORAKLI 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 24 40 1745 % 26,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAbcDD DCDD BBCCAEbDDBEeAEECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCECaBCDEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCe dcEBaCaDCD A CBEE C   e  EDC  D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E  d    c  Cbe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 2 67

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

281,090 58,09
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  966
MELTEM BÜLBÜL 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 112 176 220 3862 % 58,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CdCCCEDc EEDeDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAbcea CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c d a Cc d      a        C   e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEddeE a    e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

SAYILAR 6 0 2 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

236,758 80,28
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  979
MİKAİL BAŞIGÜZEL 120 43 43 34 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 153 310 379 5337 % 80,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aadCCbDA EcD eDCbDDBaCbcECDDBE AdEeDeBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eAca CECa C  CdDCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 11 15 1,25 % 4

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caa a Ce ceb D     ea     DB cB     ae a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız be Cbdd  aA cCae B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

SAYILAR 6 0 5 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

304,890 44,75
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
RABİA NUR EVCAN 120 58 11 51 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 73 96 133 2975 % 44,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCbEDC DDAcEcDCDDAEEDDBBCCAECDDeEdDCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaeCECAC DEBAD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB  aC   D      Db  C  dCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 2 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

243,218 77,60
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  919
ŞAHSENEM ÇELİK 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 149 293 355 5159 % 77,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BC bDCeeaA  cDCDD dEDDBBCC cCDDBE DCB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız  e  Db bae CCD BADC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız  D B   a d   B     D     d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  c  E b  d  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

273,318 62,61
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  329
SERHAT KARAHAN 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 121 197 244 4162 % 62,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA  bD b C     d AE D    cEECbCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dADE aaeaaaD CdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdE b  B   E  D D   CBEECCDB         D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C E       A         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 10 2 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 9 0 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

266,245 66,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  39
SILA YAYLI 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 132 222 271 4432 % 66,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCC EDA cbD aDCDDDBBCCA CDDeEdbdECbCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAa eaadDECdbCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdE b  e   E         B   C B       D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C a                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 2 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

311,588 41,35
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
YANKI UZUN 120 61 14 45 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 54 70 103 2749 % 41,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBCCCEDAcEcDbaDCDDDBBCCAEbDDBEAAcECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEA deD CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEe   e  Ba DDCa     EECCDB     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 3 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

300,045 47,31
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
YİĞİTEFE KOÇOĞLU 120 58 17 45 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 82 112 149 3145 % 47,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC DA EdDCDDAEEDDBBCCAEbDDeEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADacCECdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaeb    C DadE   DD     d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız    d    e   A c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 3 33

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

225,638 84,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  384
YUSUF EREN ÜNAL 120 31 11 78 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 158 334 408 5629 % 84,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbED    A E D     E               CBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E  A  aa                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB   b e D dE  eDDB CBEdCCA     D D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  a   a              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 6 0 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 8 1 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

282,500 57,31
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12E  -  0
ZÜHRENAZ GEZİCİ 120 50 9 61 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 108 170 213 3810 % 57,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  BCCCEDA b D DDCD  BBCCAECD  EdAEECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAbECaaCD aADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaE          e  b  D    CC B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 1 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 1 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

381,928 17,79
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  1165
BALKAN YILMAZ 120 85 16 19 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 6 14 1183 % 17,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeDAAEcDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDcCbCdaCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB ECC aDDCBEC ADDB C EECCeBDBBEDeDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  d      e  bA d cA e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

312,480 40,84
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  278
BENSU TUNA 120 61 13 46 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 52 68 100 2715 % 40,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDC D AeEaDCDDAEEDDBBCCA C  BE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAbADa CE daaD B DCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDd  ECC  DDCBE           CCcd   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E dEC  Cd  A  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 0 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

284,243 56,29
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  115
BEYZA GÖKTEKİN 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 106 166 209 3742 % 56,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCC DAAbdDCDDAEEDDBBCCAECDeBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAD BeECdaeDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız de     e            B    d C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  dCe d  e       c C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

306,168 43,88
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  871
BEYZA NUR TAN 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 69 92 129 2917 % 43,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAcEEDD DCDDDdBCCeEbDDBEAAEcCDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACbCDaCDcadDbDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdE CC B      D a  D  EE  DB      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız b E       A  e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

310,448 41,77
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  12
CEREN NAS 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 58 76 109 2777 % 41,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCabDA   DeDDCDDDBBadAECDDeEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCECaBCDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D Ee    dEBE eD D     EECCD  cB    D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   d      a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

290,123 53,29
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  587
ELİF NUR KÜPELİOĞLU 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 100 150 192 3543 % 53,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBCCCEDA EcDD DCDDDBBaCAECaDBEdc ECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCEe  a ECADCa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E C     BE D  D      E C   A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız b d       A  e  bB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

268,778 65,04
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  980
ELİFNAZ KOÇAK 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 128 215 263 4324 % 65,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeDA  cDbDDA EDDBBCeAECDDBE DCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeA bcCcdACaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız aDa    a                 E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  d  E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

278,448 59,61
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  247
EYLÜL ALTIN 120 48 7 65 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 114 181 226 3963 % 59,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCdEDCC aA   DCDDA EDDBBCC ECDD  dDCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaAD  C C CCDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED   E       aE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E  E       A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

281,698 57,76
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  276
İREM KARABİNA 120 52 18 50 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 109 172 215 3840 % 57,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDeA EcDCcDAdEDDBBCCAECDcBEeDeBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAbADa  aeeCCD BdDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Eca    C          bDB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE d C  C  eA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 2 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

265,738 66,94
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  577
IŞIL KIRAN 120 46 15 59 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 133 224 274 4450 % 66,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCeDDA EcDCDaAEEDDBBeCAECcDBE DC  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E dA a   e bCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED     C          a    dcE C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  d         eA  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 3 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

366,243 21,47
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  383
MEHMET KASIM 120 79 13 28 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 11 22 1427 % 21,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAdEdDDDDCDDDBBCCAECDDBEbAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECacCDEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E C     BECeD D A   EECCDB     DecCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCbb dE  aA  CDA    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

235,575 80,94
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  84
MELİKE ŞENEL 120 41 37 42 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 155 315 386 5381 % 80,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDe ddDeaDdcDceaCdAE eDBEeAEEeeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADaACddaeCDEabDCDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DB b  acc  Ed e  aA  B    Dd       e cde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   dC                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

305,748 44,16
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  259
NACİ ALP ÇETİN 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2936.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 71 94 131 2936 % 44,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA caDeDDCDDDBaCCbECDDBEAdEECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEeCEeacaDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaE      aBE  D D  D    CCDB     beD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E       A   c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

296,368 49,44
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  0
NİL NEHİR TEKİN 120 58 23 39 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 91 129 168 3287 % 49,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cb EDCCDDAAEdDCeDcEEDDBBCCAEC DBEecaBCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCECAdCDEaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa Ec e   D BE  eD B   dd C     Eb D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız    d        c   D Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 2 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

237,448 79,95
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  154
NİLSU DEMİROĞLU 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 151 303 370 5315 % 79,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  BCCCbDd ccDc DC DD BCCAEb cBEA EECD  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dA   Cdd Ba  C DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D   C         bCa    d     e     a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   dC     bA         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 3 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

262,610 68,61
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  890
SAMET DEMİRAT 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 135 233 283 4561 % 68,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CaCCCEDe EdD DDCDDDBBCCAECcDeEAAEECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEACcaacaDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c  bCe   c   e  b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 2 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

314,035 40,07
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  414
SERCAN KÜTÜK 120 61 11 48 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 51 67 98 2664 % 40,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız dBCCCED  E DD  CDbDBBCCAECDDBEeAEECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADaAeEC caDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaEC   B  B  DDC    CBEE C B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız        d  A  e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

271,473 63,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12F  -  156
ŞERİF ELMAS 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 125 208 256 4227 % 63,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCC Dd  dDC DAEE  BBCCeECDaBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaADacebCACCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED a                        A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CaedEbb     A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

252,883 73,09
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
BARAN TAHİR MÜLKÜT 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 142 266 323 4859 % 73,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız B  EDC  ae  cDCDDAEEDDBBCdAaaDD EADCBeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaaecedCCDc ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E    d             D       Ce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız            cA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

255,478 72,08
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  1557
CEREN YAYLI 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 138 255 311 4792 % 72,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCbDc EcDDaDbDDceBabAECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  bD  abeDdd  C DaDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c E    d  B     D    c E C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E       A  e     e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 2 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

274,893 61,78
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  201
ELİF ACUN 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 119 193 240 4107 % 61,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDbCDD  EdDCDDAEEDDBBdCAbCDeBEcDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aA Ac   cbd CbE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED   EC   eD BE          E C d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 0 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

269,375 64,77
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
ELİF K 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 127 213 261 4306 % 64,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız B   DCCDDd bdDCDDc EDDBBCCbECcDBEdDCBdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EcCADc bEeeCaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB  Cd    C E           C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  c      b   A      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

276,995 60,51
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  55
ELİF NAZ TATLI 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 116 184 231 4023 % 60,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDa bEdDCD cEEDDBBCCAECDeBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA AD  bEd aCDaBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E     CC                 d  Ad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız             A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

295,963 49,79
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
EMİR ERGÜN 120 55 11 54 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 93 132 171 3310 % 49,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız C CCCEDA EcD  DCDDDBdCCAECDD Ed EECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECaaCD C DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D     dBa B  e         EC   d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CEa d    A         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

295,863 49,91
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
EVRİM CEREN ÖNCEL 120 54 7 59 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 94 133 172 3318 % 49,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız baCCCEDA E D DDCDDDBB CA CDDBEdAEEC CBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAeb a C E  D DBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D Ea   B EBE  D D  D  EECC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 1 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

367,958 21,01
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
FATMA MERT 120 79 11 30 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 10 20 1397 % 21,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCbEDCCDaAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDabECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBdEECC  DDCBEC bD B  BEdCC  D BED D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız            DA      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

276,450 60,82
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
GÜL KAYA 120 48 9 63 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 118 187 234 4043 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız b CCCED  E D  DbDDDBBCCAECDDBEAA  CD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  Aa  CEea CD CADCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c E        E c  D  D  EdCC B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız           c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 0 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

239,895 78,90
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
HALİM EFE KARAKOÇ 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 150 296 360 5245 % 78,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCbDCe  d  dDCceAEED BBCCeEbDcBEcDeBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbeAD cCE dad  BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E  c   a  c C       B   d  C d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E  E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

384,003 17,34
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  66
İNCİ NUR IŞIK 120 85 14 21 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 5 13 1153 % 17,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCC EDAAEcDDaDCDDDBBCCAECDDBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECDBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECC CBEEB aeDC EAD BEECCeB A BEDCaeD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   abAdE      CD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 7 1 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

218,285 86,94
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  18
İPEK BİLGİÇ 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 159 349 428 5780 % 86,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCdEDCCD A EEDCcDbEEcDBdCCbabDDBEdDecaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbaA adebbdCC  aeb D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız dc db a       c   DD     b C  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 4 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

271,655 63,49
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  235
KADİR YİGİT 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 124 206 254 4221 % 63,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCbbDCCDa  EdDCDDAEEDcBBCCAbCDDeEceCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCdCeaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ebea d              Bc   d CA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız da dEC      A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 0 3 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

291,468 52,35
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  277
MEHMET SÜNE 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 99 142 184 3480 % 52,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BebEDC  aA  dDCDDAEcDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAD cCECdCCDceADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E  B                     EC A D  bea    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  aCdEb  e   A     b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

253,973 72,70
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  952
MURAT KILINÇ 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 141 261 318 4833 % 72,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEad  dD   bDDDBBCCAEbDDBEd dECeCeBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAcEACceacebECcDdeBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caE    a E      b  D     C ca      D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEeeC   eA         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 0 3 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

243,330 77,56
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
NESLİHAN ÜSTÜNDAĞ 120 37 10 73 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 148 292 354 5156 % 77,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  c  CED  c   aDCDDDBBCdeECDDBEAcdECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız             ECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D   b  B   E  D          C  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

308,608 42,55
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
NİL BAYSALGİL 120 60 14 46 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 62 82 117 2829 % 42,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCCbaAAEEDCDDAEEDDBBCCAECceBEdDCdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAD deEdAbCDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız  D a   C   D BE  ADDBD c   C  c  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız         C           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

258,733 70,38
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
ÖNDER AVCI 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 137 246 299 4679 % 70,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBC eEe   d   DaeDDBBCCAECDDBc AdEaDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEACEb aCDEabDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız   d        a       D   E C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E  CE  bA     e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

274,225 62,08
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  186
SU CİVELEK 120 48 11 61 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 120 195 242 4127 % 62,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDA EcDCDDcEEDDBBCCAECDeBEADCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCA baCEC aC  BAD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcaB                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız    d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 2 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

276,655 60,76
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
YAPRAK ALGÜL 120 49 13 58 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 117 185 232 4039 % 60,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aaCCCE A  dDeDDCDcDBBdCAECDDBEdAEECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  AD eCECa CDEC aCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c EC e B   E    D      E CD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

362,028 22,58
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12G  -  0
ZEHRA YILDIZ 120 79 19 22 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 14 25 1501 % 22,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDdAEEDDDDCDDDBBCCAECccBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCEeDBCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC B dBEaeDd   D BEE CDBBA   c D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız e cC eE  DA  C eCdb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 6 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

298,905 47,91
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  357
AHMET YİĞİT ONUR 120 58 20 42 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 85 118 156 3185 % 47,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCeeDb EdDCeDAEEe BBCCAEbDDeEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDaCEa C   BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec  bECC    aBE     a  BEECC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CaCdEbe C   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

308,015 42,95
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  98
AZRA NUR ERİŞEN 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 64 84 119 2855 % 42,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDebEEDeDDCDDDeBCCAECDcBEdAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADE  Eea CDc bDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEC e B d E eD D AD BE  C BBA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız           A         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

314,283 39,82
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  905
CEM SÖYLEMEZ 120 61 10 49 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 49 65 95 2647 % 39,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAbEdDDDDCDDDBBCdAECDaBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEACECaaaDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DeEC          D D  D   E CDBB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

297,323 48,83
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  86
ELİF ÇİFTÇİ 120 54 4 62 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 88 126 165 3246 % 48,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCD  AEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız  A  D  CcdACCDEBADC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız dD B          E   D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız             A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 6 3 0 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

285,268 55,76
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  396
ELİF ECREM BÜLBÜL 120 51 9 60 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 104 161 204 3707 % 55,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDcAbEdDCD A EDDBBCCAEC cBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız   bA      A CDEaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec           e    DDBD  EECC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız             A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 2 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 8 0 80

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

306,530 43,62
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  421
EMRE YILMAZ 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 66 87 124 2900 % 43,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCC ad EdDCDDAEEDDBBeCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCc ACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B   e     a   bDD    Ed C  b     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E dEb  e   A  C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 4 1 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

297,110 48,96
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  1152
HİLAL YAMANDAĞ 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 89 127 166 3255 % 48,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDA dcD  DCDDcBaaCAECDDBEdAEECDCcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız bADEACECa CDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBEC            b    BEECC B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E      Dc         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

291,890 52,05
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  54
İREM ATABEY 120 54 12 54 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 98 139 181 3460 % 52,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCC Dd EdD aDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAebbDaCD CADdDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECC  e             B E C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız           A   c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 2 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

309,030 42,45
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  453
IŞIL AVCI 120 58 5 57 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 60 80 114 2822 % 42,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EEDDaDCDDDBB CA C DBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECe CD C DeDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E      dB     D  D  EE C B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 1 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 0 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 0 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

267,640 65,85
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  16
MERT YORULMAZ 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 129 218 266 4378 % 65,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCaEDCa ad cEDCDDc EDDBBCCAaCDeBEdDeBCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDcCEbb CD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E  Bb        c     bB  Bb    dc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız      C     DA  b  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

303,940 45,19
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  432
SELEN DENER 120 59 16 45 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 75 100 137 3004 % 45,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAbEdDCDDdEEDDBBCCAECDDBE DCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAbADb  EdAaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E  B cb    D  E   DD   ccd C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  Ee   dBC  aA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 2 1 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 3 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

329,043 33,45
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  242
SERMET EVİRGEN 120 65 6 49 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 36 48 69 2224 % 33,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEED DDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAdEC cCDEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaE    B EBE                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   ECddE   A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

207,440 89,80
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  908
ŞÜKRAN BAŞARAN 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 161 364 447 5970 % 89,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCbDC  aA acDbDbdEEbDBdCCAdCDceEe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aeeAcceedbeCCDEddDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED     a                         ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 9 6 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

364,018 21,95
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12H  -  36500
YAĞMUR KOÇ 120 79 16 25 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 13 24 1459 % 21,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAAEEDDDDCD DdBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEdDeCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCC B dBE DDaD AD  EECC B     DeD e D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   bC d d DA  C ce b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 6 5 1 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 7 0 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

295,988 49,73
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  232
AYSU AKÇAY 120 55 11 54 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 92 131 170 3306 % 49,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCEDCCDDAbE DCDD EE DBBCCeEC DcEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E  ADD    AC DEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDe   e   e CBc     B   EECC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  b   C     aA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 3 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

269,938 64,35
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  13
BEDİRHAN BAKACAK 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 126 211 259 4278 % 64,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCecDd E D aDCDeDBBCCAEC DBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEb Ee cCDEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız   E           c  cc bd  a a d   dDC Cc c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E  d    A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 4 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

281,620 57,81
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  0
BUSENUR ERGÜL 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 110 173 216 3843 % 57,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCbDAAEcDDDDCcDDBaCCAECDDBEdcEEeDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADaAeEdbdaDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caE    B   a  D D     Ed C  d      e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız b ca dE   A  C     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 3 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

287,565 54,71
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  879
BÜŞRA GÖNENÇ 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 102 156 199 3637 % 54,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCC ad EEDCDDAEEDDBaCCAECDDdEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aACADaBCEdAbaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B                  Cabd Cbebc       C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  Ebddbe dcdDA adD be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 0 33

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 3 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

287,118 54,89
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  151
ECE TUNCER 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 103 157 200 3649 % 54,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bcCCCEDAAEcDbDDCDDDBBCCbbCcDBEAcEECcCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEA Eda aDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caECb  B  B  cD D     Ed C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E       A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

261,930 68,88
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  109
İSMAİL YAMAN 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 136 236 287 4579 % 68,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDdAEcD  eCc DBeCCAECccBEAAbECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAeEda CD CdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E                      C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   b  aa   A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

292,573 51,74
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  0
NİSA GÜMÜŞAY 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 97 138 179 3440 % 51,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDC cDAcEEDbDDAEEDDBBCCAbbcDeEcDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADaaeEedCCD BeDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB   a   D  E  AeDB    d C B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E C C      A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 3 2 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

353,038 25,00
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  5
SUDE NAZ ÖZCAN 120 74 11 35 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 21 36 1662 % 25,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCD AAEEDCDDcEEaDBBCCAdCcDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa CECACaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 0 11 19,00 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 0 21 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED B ECC  D CBE   DDBD BEECC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız         C  DA daD ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 5 0 83

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 9 0 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

301,988 46,22
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  0
TUNA DOĞRUSÖZ 120 56 6 58 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 77 105 142 3073 % 46,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDcAEEDCDDAEEDDBBCCAbCDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aA ADa CEC CCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  b C    C   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

284,043 56,45
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  0
YAĞIZ KAAN ÇELİKEL 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 107 167 210 3753 % 56,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC aA baDCeDcEEDDBBCCAECDcBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız cbCADDcCceAaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa    e           D       aA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCd C  e   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

306,480 43,67
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12I  -  0
ZEHRA KAYA 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 67 88 125 2903 % 43,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCbDAeE DeD CDeDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAD A ECad DECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaEC C B   E D ab     Ed CDB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C         A         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 2 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

329,285 33,32
%

İSTANBUL / SİLİVRİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

12T  -  61
İKLİM İMREN GÜNDÜZ 120 66 10 44 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 35 47 68 2215 % 33,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 167 434 534 6648

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCD   EEDCDaAEEDcBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAD  CbedCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec B Ee    D  EC bD B CBEd C  c  EDCD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 6 2 2 33

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

